
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KADINHANI Söğütözü İlkokulu 4. SINIF KDS - 3 9 73 460 35170

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,58 8 6 8,18 6 4 6,17 7 3 6,57 4 1 3,69 4 1 3,65 38 21 37,84 351,300

Okul Ortalaması 8 6 8,44 9 6 8,89 6 4 5,67 6 4 5,78 2 3 1,89 4 1 3,89 35 25 34,56 330,540

KATILIMLAR

1 26 HAVVA NUR SARI 4A 13 2 13,00 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 58 2 58,00 486,680 1 1 3 22 1023
% 2,91

2 141 EMİNE KOÇAK 4A 12 3 12,00 12 3 12,00 9 1 9,00 8 2 8,00 4 1 4,00 5 0 5,00 50 10 50,00 433,400 2 2 18 155 7800
% 22

3 143 MEHMET EFE KÜÇÜKTAŞ4A 9 6 9,00 13 2 13,00 7 3 7,00 7 3 7,00 1 4 1,00 4 0 4,00 41 18 41,00 373,460 3 3 36 264 15274
% 43

4 140 NİSA NUR AKA 4A 12 3 12,00 10 5 10,00 5 5 5,00 7 3 7,00 2 3 2,00 4 1 4,00 40 20 40,00 366,800 4 4 38 277 16077
% 46

5 142 UFUK TARIK KÜ*TKTAŞ4A 7 8 7,00 10 5 10,00 5 5 5,00 6 4 6,00 1 4 1,00 3 2 3,00 32 28 32,00 313,520 5 5 49 351 22198
% 63

6 42 TALHA GÜR 4A 9 5 9,00 5 10 5,00 2 8 2,00 5 5 5,00 2 3 2,00 5 0 5,00 28 31 28,00 286,880 6 6 57 381 25055
% 71

7 30 MÜCAHİT SARI 4A 6 8 6,00 7 7 7,00 3 7 3,00 2 8 2,00 0 4 0,00 4 1 4,00 22 35 22,00 246,920 7 7 64 414 29136
% 83

8 27 ONUR AKBAŞ 4A 6 9 6,00 5 10 5,00 5 5 5,00 1 9 1,00 1 4 1,00 3 2 3,00 21 39 21,00 240,260 8 8 66 420 29793
% 85

9 135 ŞEFİKA AKBAŞ 4A 2 13 2,00 3 12 3,00 5 5 5,00 6 4 6,00 1 4 1,00 2 2 2,00 19 40 19,00 226,940 9 9 68 432 31018
% 88
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SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 3

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KOÇAK 141 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,400 351,300 2 2 18 155 7800

Puanı Hesaplanan: 9 73 460 35143

Katılımlar: 9 9 73 460 35170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 8,44 8,44 9,58

Matematik 15 12 3 12,00 80 8,89 8,89 8,18

Fen 10 9 1 9,00 90 5,67 5,67 6,17

Sosyal Bilgiler 10 8 2 8,00 80 5,78 5,78 6,57

İngilizce 5 4 1 4,00 80 1,89 1,89 3,69

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,89 3,65

Toplam: 60 50 10 50,00 83 34,56 34,56 37,64

Türkçe cDBDCDBaABAdBDC

Cevap Anh. B ADBDCDBCABAABDC

Matematik BCDdDddBADDBBCC

Cevap Anh. B BCDADACBADDBBCC

Fen Bilimleri DCDCBAACAa

Cevap Anh. B DCDCBAACAB

Sosyal Bilgiler CDBCbBCbAD

Cevap Anh. B CDBCDBCAAD

İngilizce AAaAB

Cevap Anh. B AABAB

Din Kültürü BCADC

Cevap Anh. B BCADC

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 2 2 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden hareketle çıkarımlar yapar 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.(Neden - Sonuç) 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar 1 0 1 0
Kelimeleri anlamına uygun kullanır 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemler çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
İki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 1 0 1 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve  işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal sayının çarpımını tahmin eder ve 
 işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 1 0 100
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
En çok altı basamaklı doğal sayıları sembol kullanarak sıralar. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 9 1 90

Fen 10 9 1 90

Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 2 2 0 100
Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 2 2 0 100
Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere  örnekler verir. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemi 2 2 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Nationolatiy 1 1 0 100
Classroom Rules 1 1 0 100
My Day 1 0 1 0
Free Time 2 2 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

İslamı tanıyalım 3 3 0 100
Günlük hayattaki dini ifadeler 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 3

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA NUR SARI 26 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
486,680 351,300 1 1 3 22 1023

Puanı Hesaplanan: 9 73 460 35143

Katılımlar: 9 9 73 460 35170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 8,44 8,44 9,58

Matematik 15 15 0 15,00 100 8,89 8,89 8,18

Fen 10 10 0 10,00 100 5,67 5,67 6,17

Sosyal Bilgiler 10 10 0 10,00 100 5,78 5,78 6,57

İngilizce 5 5 0 5,00 100 1,89 1,89 3,69

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,89 3,65

Toplam: 60 58 2 58,00 97 34,56 34,56 37,64

Türkçe ADBDCDBbbBAABDC

Cevap Anh. B ADBDCDBCABAABDC

Matematik BCDADACBADDBBCC

Cevap Anh. B BCDADACBADDBBCC

Fen Bilimleri DCDCBAACAB

Cevap Anh. B DCDCBAACAB

Sosyal Bilgiler CDBCDBCAAD

Cevap Anh. B CDBCDBCAAD

İngilizce AABAB

Cevap Anh. B AABAB

Din Kültürü BCADC

Cevap Anh. B BCADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 2 2 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Görsellerden hareketle çıkarımlar yapar 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.(Neden - Sonuç) 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar 1 1 0 100
Kelimeleri anlamına uygun kullanır 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100

Matematik 15 15 0 100

Matematik 15 15 0 100

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemler çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 1 0 100
İki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 1 1 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve  işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal sayının çarpımını tahmin eder ve 
 işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 1 0 100
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
En çok altı basamaklı doğal sayıları sembol kullanarak sıralar. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 10 0 100

Fen 10 10 0 100

Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 2 2 0 100
Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 2 2 0 100
Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100

Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere  örnekler verir. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemi 2 2 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 1 0 100
Yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

Nationolatiy 1 1 0 100
Classroom Rules 1 1 0 100
My Day 1 1 0 100
Free Time 2 2 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

İslamı tanıyalım 3 3 0 100
Günlük hayattaki dini ifadeler 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 3

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE KÜÇÜKTAŞ 143 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
373,460 351,300 3 3 36 264 15274

Puanı Hesaplanan: 9 73 460 35143

Katılımlar: 9 9 73 460 35170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 9,00 60 8,44 8,44 9,58

Matematik 15 13 2 13,00 87 8,89 8,89 8,18

Fen 10 7 3 7,00 70 5,67 5,67 6,17

Sosyal Bilgiler 10 7 3 7,00 70 5,78 5,78 6,57

İngilizce 5 1 4 1,00 20 1,89 1,89 3,69

Din K.ve A.B. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,89 3,65

Toplam: 60 41 18 41,00 68 34,56 34,56 37,64

Türkçe bCBAbBACcbCDBab

Cevap Anh. A DCBAABACBDCDBDA

Matematik aCBBDDABCAbADCB

Cevap Anh. A CCBBDDABCADADCB

Fen Bilimleri CaCAABAaCb

Cevap Anh. A CBCAABADCD

Sosyal Bilgiler DBAACaaBbC

Cevap Anh. A DBAACDCBDC

İngilizce aAdbc

Cevap Anh. A BABAA

Din Kültürü C ACB

Cevap Anh. A CDACB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 6 60

Türkçe 15 9 6 60

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamına uygun kullanır 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.(Neden - Sonuç) 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Görsellerden hareketle çıkarımlar yapar 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 2 2 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
En çok altı basamaklı doğal sayıları sembol kullanarak sıralar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Doğal sayının çarpımını tahmin eder ve 
 işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 1 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve  işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 1 0 100
İki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 1 1 0 100
Artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemler çözer. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 2 1 1 50
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 1 0 100
Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemi 2 2 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır 1 1 0 100
Yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere  örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 5 1 4 20

İngilizce 5 1 4 20

Free Time 2 1 1 50
My Day 1 0 1 0
Classroom Rules 1 0 1 0
Nationolatiy 1 0 1 0

Din Kültürü 5 4 0 80

Din K.ve A.B. 5 4 0 80

Günlük hayattaki dini ifadeler 2 2 0 100
İslamı tanıyalım 3 2 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 3

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCAHİT SARI 30 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,920 351,300 7 7 64 414 29136

Puanı Hesaplanan: 9 73 460 35143

Katılımlar: 9 9 73 460 35170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 6,00 40 8,44 8,44 9,58

Matematik 15 7 7 7,00 47 8,89 8,89 8,18

Fen 10 3 7 3,00 30 5,67 5,67 6,17

Sosyal Bilgiler 10 2 8 2,00 20 5,78 5,78 6,57

İngilizce 5 0 4 0,00 0 1,89 1,89 3,69

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 3,89 3,89 3,65

Toplam: 60 22 35 22,00 37 34,56 34,56 37,64

Türkçe ADBD bcCcBdddba

Cevap Anh. B ADBDCDBCABAABDC

Matematik aCDAbbaBbDcdBC 

Cevap Anh. B BCDADACBADDBBCC

Fen Bilimleri aCDdcbdabB

Cevap Anh. B DCDCBAACAB

Sosyal Bilgiler CaabbdCbda

Cevap Anh. B CDBCDBCAAD

İngilizce cccb 

Cevap Anh. B AABAB

Din Kültürü aCADC

Cevap Anh. B BCADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 8 40

Türkçe 15 6 8 40

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 2 1 0 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden hareketle çıkarımlar yapar 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.(Neden - Sonuç) 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar 1 0 1 0
Kelimeleri anlamına uygun kullanır 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0

Matematik 15 7 7 47

Matematik 15 7 7 47

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemler çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 1 0 1 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve  işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal sayının çarpımını tahmin eder ve 
 işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 1 0 100
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
En çok altı basamaklı doğal sayıları sembol kullanarak sıralar. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 2 0 2 0
Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 2 1 1 50
Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Sosyal Bilgiler 10 2 8 20

Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere  örnekler verir. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemi 2 0 2 0
Geleneksel çocuk oyunlarını günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

İngilizce 5 0 4 0

İngilizce 5 0 4 0

Nationolatiy 1 0 1 0
Classroom Rules 1 0 1 0
My Day 1 0 1 0
Free Time 2 0 1 0

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

İslamı tanıyalım 3 2 1 67
Günlük hayattaki dini ifadeler 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 3

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR AKA 140 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
366,800 351,300 4 4 38 277 16077

Puanı Hesaplanan: 9 73 460 35143

Katılımlar: 9 9 73 460 35170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 8,44 8,44 9,58

Matematik 15 10 5 10,00 67 8,89 8,89 8,18

Fen 10 5 5 5,00 50 5,67 5,67 6,17

Sosyal Bilgiler 10 7 3 7,00 70 5,78 5,78 6,57

İngilizce 5 2 3 2,00 40 1,89 1,89 3,69

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 3,89 3,89 3,65

Toplam: 60 40 20 40,00 67 34,56 34,56 37,64

Türkçe DCBAABAbdDCDBDd

Cevap Anh. A DCBAABACBDCDBDA

Matematik dCBBDDAcCdcADCc

Cevap Anh. A CCBBDDABCADADCB

Fen Bilimleri CcaAbBADbb

Cevap Anh. A CBCAABADCD

Sosyal Bilgiler DBAACDdcbC

Cevap Anh. A DBAACDCBDC

İngilizce aAadA

Cevap Anh. A BABAA

Din Kültürü CDACc

Cevap Anh. A CDACB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamına uygun kullanır 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.(Neden - Sonuç) 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Görsellerden hareketle çıkarımlar yapar 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 2 2 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
En çok altı basamaklı doğal sayıları sembol kullanarak sıralar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Doğal sayının çarpımını tahmin eder ve 
 işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 0 1 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve  işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 1 0 100
İki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 1 0 1 0
Artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemler çözer. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 2 1 1 50
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 1 0 100
Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemi 2 1 1 50
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır 1 1 0 100
Yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Geleneksel çocuk oyunlarını günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere  örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

Free Time 2 1 1 50
My Day 1 0 1 0
Classroom Rules 1 0 1 0
Nationolatiy 1 1 0 100

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

Günlük hayattaki dini ifadeler 2 2 0 100
İslamı tanıyalım 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 3

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR AKBAŞ 27 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,260 351,300 8 8 66 420 29793

Puanı Hesaplanan: 9 73 460 35143

Katılımlar: 9 9 73 460 35170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 8,44 8,44 9,58

Matematik 15 5 10 5,00 33 8,89 8,89 8,18

Fen 10 5 5 5,00 50 5,67 5,67 6,17

Sosyal Bilgiler 10 1 9 1,00 10 5,78 5,78 6,57

İngilizce 5 1 4 1,00 20 1,89 1,89 3,69

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 3,89 3,89 3,65

Toplam: 60 21 39 21,00 35 34,56 34,56 37,64

Türkçe DCdAcBcbBcabBac

Cevap Anh. A DCBAABACBDCDBDA

Matematik dCBdcDbBddbAaac

Cevap Anh. A CCBBDDABCADADCB

Fen Bilimleri CcCdABdDba

Cevap Anh. A CBCAABADCD

Sosyal Bilgiler bcdbCabcba

Cevap Anh. A DBAACDCBDC

İngilizce dddAd

Cevap Anh. A BABAA

Din Kültürü CcACd

Cevap Anh. A CDACB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamına uygun kullanır 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.(Neden - Sonuç) 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Görsellerden hareketle çıkarımlar yapar 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 2 0 2 0
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0
En çok altı basamaklı doğal sayıları sembol kullanarak sıralar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
Doğal sayının çarpımını tahmin eder ve 
 işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 1 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve  işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 1 0 1 0
Artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemler çözer. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 2 1 1 50
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 0 1 0
Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10

Sosyal Bilgiler 10 1 9 10

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemi 2 0 2 0
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır 1 1 0 100
Yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere  örnekler verir. 1 0 1 0

İngilizce 5 1 4 20

İngilizce 5 1 4 20

Free Time 2 0 2 0
My Day 1 0 1 0
Classroom Rules 1 1 0 100
Nationolatiy 1 0 1 0

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Günlük hayattaki dini ifadeler 2 2 0 100
İslamı tanıyalım 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 3

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEFİKA AKBAŞ 135 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
226,940 351,300 9 9 68 432 31018

Puanı Hesaplanan: 9 73 460 35143

Katılımlar: 9 9 73 460 35170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 2,00 13 8,44 8,44 9,58

Matematik 15 3 12 3,00 20 8,89 8,89 8,18

Fen 10 5 5 5,00 50 5,67 5,67 6,17

Sosyal Bilgiler 10 6 4 6,00 60 5,78 5,78 6,57

İngilizce 5 1 4 1,00 20 1,89 1,89 3,69

Din K.ve A.B. 5 2 2 2,00 40 3,89 3,89 3,65

Toplam: 60 19 40 19,00 32 34,56 34,56 37,64

Türkçe bbcaCadbbabddbC

Cevap Anh. B ADBDCDBCABAABDC

Matematik dCcAcddababddCd

Cevap Anh. B BCDADACBADDBBCC

Fen Bilimleri cCbCaAACdd

Cevap Anh. B DCDCBAACAB

Sosyal Bilgiler CbabaBCAAD

Cevap Anh. B CDBCDBCAAD

İngilizce ddaAa

Cevap Anh. B AABAB

Din Kültürü aaA C

Cevap Anh. B BCADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 2 13 13

Türkçe 15 2 13 13

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden hareketle çıkarımlar yapar 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.(Neden - Sonuç) 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar 1 0 1 0
Kelimeleri anlamına uygun kullanır 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100

Matematik 15 3 12 20

Matematik 15 3 12 20

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemler çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 1 0 1 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve  işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal sayının çarpımını tahmin eder ve 
 işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 0 1 0
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
En çok altı basamaklı doğal sayıları sembol kullanarak sıralar. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 2 1 1 50
Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 2 0 2 0
Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere  örnekler verir. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemi 2 1 1 50
Geleneksel çocuk oyunlarını günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

İngilizce 5 1 4 20

İngilizce 5 1 4 20

Nationolatiy 1 0 1 0
Classroom Rules 1 0 1 0
My Day 1 0 1 0
Free Time 2 1 1 50

Din Kültürü 5 2 2 40

Din K.ve A.B. 5 2 2 40

İslamı tanıyalım 3 1 1 33
Günlük hayattaki dini ifadeler 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 3

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA GÜR 42 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,880 351,300 6 6 57 381 25055

Puanı Hesaplanan: 9 73 460 35143

Katılımlar: 9 9 73 460 35170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 5 9,00 60 8,44 8,44 9,58

Matematik 15 5 10 5,00 33 8,89 8,89 8,18

Fen 10 2 8 2,00 20 5,67 5,67 6,17

Sosyal Bilgiler 10 5 5 5,00 50 5,78 5,78 6,57

İngilizce 5 2 3 2,00 40 1,89 1,89 3,69

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,89 3,65

Toplam: 60 28 31 28,00 47 34,56 34,56 37,64

Türkçe bCBAdBACBbC Bac

Cevap Anh. A DCBAABACBDCDBDA

Matematik adBdcDABdAccaad

Cevap Anh. A CCBBDDABCADADCB

Fen Bilimleri CcbdbaAcbb

Cevap Anh. A CBCAABADCD

Sosyal Bilgiler DcAbCcdBbC

Cevap Anh. A DBAACDCBDC

İngilizce cABbd

Cevap Anh. A BABAA

Din Kültürü CDACB

Cevap Anh. A CDACB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 9 5 60

Türkçe 15 9 5 60

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamına uygun kullanır 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.(Neden - Sonuç) 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Görsellerden hareketle çıkarımlar yapar 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 2 1 0 50
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0

Matematik 15 5 10 33

Matematik 15 5 10 33

En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 0 1 0
En çok altı basamaklı doğal sayıları sembol kullanarak sıralar. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
Doğal sayının çarpımını tahmin eder ve 
 işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 1 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve  işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 1 1 0 100
Artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemler çözer. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 8 20

Fen 10 2 8 20

Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 2 0 2 0
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 1 0 100
Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemi 2 1 1 50
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır 1 1 0 100
Yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Geleneksel çocuk oyunlarını günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere  örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

Free Time 2 1 1 50
My Day 1 1 0 100
Classroom Rules 1 0 1 0
Nationolatiy 1 0 1 0

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Günlük hayattaki dini ifadeler 2 2 0 100
İslamı tanıyalım 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 3

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK TARIK KÜ*TKTAŞ 142 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
313,520 351,300 5 5 49 351 22198

Puanı Hesaplanan: 9 73 460 35143

Katılımlar: 9 9 73 460 35170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 8,44 8,44 9,58

Matematik 15 10 5 10,00 67 8,89 8,89 8,18

Fen 10 5 5 5,00 50 5,67 5,67 6,17

Sosyal Bilgiler 10 6 4 6,00 60 5,78 5,78 6,57

İngilizce 5 1 4 1,00 20 1,89 1,89 3,69

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 3,89 3,89 3,65

Toplam: 60 32 28 32,00 53 34,56 34,56 37,64

Türkçe AadcCDdCcBddBbC

Cevap Anh. B ADBDCDBCABAABDC

Matematik dCDAcdaBADDBBbC

Cevap Anh. B BCDADACBADDBBCC

Fen Bilimleri DbbCBdbCAc

Cevap Anh. B DCDCBAACAB

Sosyal Bilgiler abdbDBCAAD

Cevap Anh. B CDBCDBCAAD

İngilizce bbdAa

Cevap Anh. B AABAB

Din Kültürü BddDC

Cevap Anh. B BCADC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 2 1 1 50
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Görsellerden hareketle çıkarımlar yapar 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.(Neden - Sonuç) 1 0 1 0
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar 1 0 1 0
Kelimeleri anlamına uygun kullanır 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemler çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar. 1 0 1 0
İki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar. 1 0 1 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve  işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal sayının çarpımını tahmin eder ve 
 işlem sonucu ile karşılaştırır. 1 1 0 100
4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
En çok altı basamaklı doğal sayıları sembol kullanarak sıralar. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 2 2 0 100
Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder. 2 1 1 50
Mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere  örnekler verir. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarından hareketle Millî Mücadele’nin önemi 2 1 1 50
Geleneksel çocuk oyunlarını günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır. 1 0 1 0
Yer şekilleri ve nüfus özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Günlük yaşamında kullandığı mekânların krokisini çizer. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

İngilizce 5 1 4 20

İngilizce 5 1 4 20

Nationolatiy 1 0 1 0
Classroom Rules 1 0 1 0
My Day 1 0 1 0
Free Time 2 1 1 50

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

İslamı tanıyalım 3 2 1 67
Günlük hayattaki dini ifadeler 2 1 1 50
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