
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KADINHANI Söğütözü Ortaokulu 23603 6. SINIF 3. DENEME 14 142 142 1650

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal BilgilerDin Kültürü İngilizce Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,70 6 4 4,20 6 4 4,25 5 4 3,63 4 8 1,55 6 8 3,22 33 36 20,55 301,690

Okul Ortalaması 5 7 2,55 6 3 4,62 6 3 4,81 3 4 1,29 3 7 0,12 5 6 2,98 27 30 16,37 287,500

KATILIMLAR

1 13 KEZBANNİDAADIGÜZEL4A 10 5 8,33 10 0 10,00 9 1 8,67 4 6 2,00 7 7 4,67 6 9 3,00 46 28 36,67 346,967 1 1 40 40 296
% 18

2 16 MEHMET KILIÇ 4A 8 5 6,33 8 1 7,67 9 1 8,67 5 3 4,00 5 6 3,00 8 7 5,67 43 23 35,34 342,700 2 2 45 45 329
% 20

3 11 HATİCE KUŞCU 4A 7 8 4,33 8 2 7,33 9 0 9,00 5 2 4,33 4 4 2,67 4 6 2,00 37 22 29,66 314,567 3 3 62 62 553
% 34

4 16 MELİKE SUDE TAŞCI 4A 6 2 5,33 8 1 7,67 8 1 7,67 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 29 4 27,67 312,667 4 4 64 64 578
% 35

5 26 MÜCAHİT EMRE GÜR 4A 6 6 4,00 7 3 6,00 6 4 4,67 3 1 2,67 1 5 -0,67 9 6 7,00 32 25 23,67 312,433 5 5 65 65 579
% 35

6 18 NAGİHAN TÜRKMEN 4A 6 9 3,00 7 3 6,00 8 2 7,33 4 4 2,67 1 10 -2,33 7 6 5,00 33 34 21,67 292,333 6 6 85 85 822
% 50

7 20 RÜMEYSA AKA 4A 4 6 2,00 6 3 5,00 6 3 5,00 1 7 -1,33 4 8 1,33 5 8 2,33 26 35 14,33 286,167 7 7 87 87 897
% 54

8 25 YUNUS RIZA YILMAZ 4A 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 13 -2,33 8 7 5,67 24 51 7,01 278,800 8 8 97 97 991
% 60

9 0 S    İNN 4A 4 6 2,00 5 1 4,67 6 2 5,33 3 2 2,33 2 9 -1,00 3 3 2,00 23 23 15,33 276,167 9 9 105 105 1035
% 63

10 14 MEDİNE TAŞCI 4A 3 8 0,33 4 3 3,00 6 1 5,67 2 3 1,00 1 10 -2,33 6 7 3,67 22 32 11,34 267,500 10 10 113 113 1170
% 71

11 24 YAĞMUR NUR POLAT 4A 1 3 0,00 4 4 2,67 2 2 1,33 1 1 0,67 0 4 -1,33 2 0 2,00 10 14 5,34 257,567 11 11 118 118 1322
% 80

12 10 HAMZA ARDA KOÇAK 4A 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 5 10 1,67 18 57 -1,00 253,200 12 12 122 122 1384
% 84

13 1 A     SEF 4A 1 8 -1,67 2 5 0,33 3 5 1,33 1 6 -1,00 1 6 -1,00 3 6 1,00 11 36 -1,01 242,933 13 13 129 129 1503
% 91

14 0 ŞERİFEKO ÇYİĞİT 4A 3 10 -0,33 4 3 3,00 4 4 2,67 2 5 0,33 2 10 -1,33 2 10 -1,33 17 42 3,01 240,967 14 14 130 130 1523
% 92
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SINAV SONUÇ BELGESİ 23603 6. SINIF 3. DENEME

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
A     SEF 1 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
242,933 301,690 13 13 129 129 1503

Puanı Hesaplanan: 14 142 142 1646

Katılımlar: 14 14 142 142 1650

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 8 -1,67 -11 2,55 2,55 3,70

Sosyal Bil. 10 2 5 0,33 3 4,62 4,62 4,20

Din K.ve A.B. 10 3 5 1,33 13 4,81 4,81 4,25

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 1,29 1,29 3,63

Matematik 15 1 6 -1,00 -7 0,12 0,12 1,55

Fen 15 3 6 1,00 7 2,98 2,98 3,22

Toplam: 75 11 36 -1,00 -1 16,36 16,36 20,14

Türkçe Bd cbda   dca  

Cevap Anh. B BBDDACCABABABDC

Sosyal Bilgiler Aa  dcDcb 

Cevap Anh. B ABBBCBDDAC

Din Kültürü Caccda  CD

Cevap Anh. B CDABBDBACD

İngilizce bdD ba ab 

Cevap Anh. B AADCDBBCDB

Matematik da  b c  B  ab 

Cevap Anh. B CBACADDDBBABCDC

Fen Bilimleri cBadB  a D  b a

Cevap Anh. B DBBABABBDDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 1 8 7

Türkçe 15 1 8 7

T.6.4.6  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
T.6.4.10 Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.6.3.8 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 0 0
T.6.3.23 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.6.3.17 Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
T.6.3.20 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.6.3.12 Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
T.6.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
T.6.3.35 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
T.6.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.6.3.6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 2 5 20

Sosyal Bil. 10 2 5 20

SB.6.3.4 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
SB.6.2.1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
SB.6.2.5 Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 0 0
SB.6.2.3 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 0 0 0
SB.6.3.1 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3 1 2 33
SB.6.2.4 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
SB.6.2.3  Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 0 1 0
SB.6.1.4 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 0 0

Din Kültürü 10 3 5 30

Din K.ve A.B. 10 3 5 30

6.2.3 Namazın kılınışına örnekler verir. 6 1 4 17
6.2.1 İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
6.2.2 Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
6.1.1 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
6.1.2 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 1 6 10

İngilizce 10 1 6 10

Describing what people are doing now (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Describing the weather,Expressing emotions 2 0 1 0
Describing what people do regularly,Telling the time and dates 1 1 0 100
Describing what people do regularly,Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing the weather 3 0 3 0
Describing places (Making comparisons) 2 0 1 0

Matematik 15 1 6 7

Matematik 15 1 6 7

6.1.5.3  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
6.1.5.2  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.,6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
6.1.5.6 İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. ,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 1 0
6.1.5.1 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 0 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.1 0 0 0
6.1.4.2 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 0 0
6.1.2.1 İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.,6.1.3.1 Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.1 0 1 0
6.1.1.1  Doğal Sayılarla İşlemler/ Terimler veya kavramlar: doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü ifade,6.1.1.3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik1 0 1 0
6.1.2.2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 15 3 6 20

Fen 15 3 6 20

F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 3 0 1 0
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 3 2 0 67
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 0 0
F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 2 0 1 0
F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 0 0
F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 23603 6. SINIF 3. DENEME

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA ARDA KOÇAK 10 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
253,200 301,690 12 12 122 122 1384

Puanı Hesaplanan: 14 142 142 1646

Katılımlar: 14 14 142 142 1650

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 2,55 2,55 3,70

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 4,62 4,62 4,20

Din K.ve A.B. 10 2 8 -0,67 -7 4,81 4,81 4,25

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,29 1,29 3,63

Matematik 15 4 11 0,33 2 0,12 0,12 1,55

Fen 15 5 10 1,67 11 2,98 2,98 3,22

Toplam: 75 18 57 -1,00 -1 16,36 16,36 20,14

Türkçe CDaccbadCadbbda

Cevap Anh. A CDBABABACCADDBB

Sosyal Bilgiler CAacBadacb

Cevap Anh. A CADDBCBBBA

Din Kültürü cacBbdBcbb

Cevap Anh. A DCABDBBADC

İngilizce dbdcabCabd

Cevap Anh. A BDCBBDCDAA

Matematik bcCBbBdcbbdbbBd

Cevap Anh. A CDCBABBDDDACABC

Fen Bilimleri bCDAbaDaBbcbaac

Cevap Anh. A DCDACDDBBABABBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

T.6.3.6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.6.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.6.3.35 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
T.6.4.10 Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.6.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.6.3.8 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.6.3.12 Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
T.6.3.20 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.6.3.17 Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.6.3.23 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.6.4.6  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.6.1.4 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
SB.6.2.3  Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 1 0 100
SB.6.2.4 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
SB.6.3.1 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3 1 2 33
SB.6.2.3 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 0 1 0
SB.6.2.5 Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
SB.6.2.1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
SB.6.3.4 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Din Kültürü 10 2 8 20

Din K.ve A.B. 10 2 8 20

6.1.2 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
6.1.1 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
6.2.2 Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
6.2.3 Namazın kılınışına örnekler verir. 6 2 4 33
6.2.1 İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 1 9 10

İngilizce 10 1 9 10

Describing the weather,Expressing emotions 2 0 2 0
Describing the weather 3 0 3 0
Describing places (Making comparisons) 2 0 2 0
Describing what people do regularly,Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing what people do regularly,Telling the time and dates 1 0 1 0
Describing what people are doing now (Making simple inquiries) 1 0 1 0

Matematik 15 4 11 27

Matematik 15 4 11 27

6.1.2.2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
6.1.1.1  Doğal Sayılarla İşlemler/ Terimler veya kavramlar: doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü ifade,6.1.1.3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik1 0 1 0
6.1.2.1 İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.,6.1.3.1 Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.1 1 0 100
6.1.4.2 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.1 0 1 0
6.1.5.1 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 1 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. ,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 1 0
6.1.5.6 İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.,6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
6.1.5.2  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
6.1.5.3  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 5 10 33

Fen 15 5 10 33

F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 2 2 0 100
F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 3 1 2 33
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 23603 6. SINIF 3. DENEME

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KUŞCU 11 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
314,567 301,690 3 3 62 62 553

Puanı Hesaplanan: 14 142 142 1646

Katılımlar: 14 14 142 142 1650

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 2,55 2,55 3,70

Sosyal Bil. 10 8 2 7,33 73 4,62 4,62 4,20

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 4,81 4,81 4,25

İngilizce 10 5 2 4,33 43 1,29 1,29 3,63

Matematik 15 4 4 2,67 18 0,12 0,12 1,55

Fen 15 4 6 2,00 13 2,98 2,98 3,22

Toplam: 75 37 22 29,67 40 16,36 16,36 20,14

Türkçe CcBABbdAbCAbada

Cevap Anh. A CDBABABACCADDBB

Sosyal Bilgiler CAbDBbBBBA

Cevap Anh. A CADDBCBBBA

Din Kültürü DCAB BBADC

Cevap Anh. A DCABDBBADC

İngilizce B d  DCDAb

Cevap Anh. A BDCBBDCDAA

Matematik ac B B cD  C d 

Cevap Anh. A CDCBABBDDDACABC

Fen Bilimleri DCab  DBac d c 

Cevap Anh. A DCDACDDBBABABBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

T.6.3.6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.6.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.6.3.35 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.6.4.10 Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.6.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.6.3.8 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.6.3.12 Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
T.6.3.20 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.6.3.17 Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.6.3.23 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.6.4.6  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Sosyal Bil. 10 8 2 80

SB.6.1.4 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
SB.6.2.3  Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 1 0 100
SB.6.2.4 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
SB.6.3.1 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3 2 1 67
SB.6.2.3 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 1 0 100
SB.6.2.5 Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
SB.6.2.1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
SB.6.3.4 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 0 90

Din K.ve A.B. 10 9 0 90

6.1.2 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
6.1.1 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
6.2.2 Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
6.2.3 Namazın kılınışına örnekler verir. 6 5 0 83
6.2.1 İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 2 50

İngilizce 10 5 2 50

Describing the weather,Expressing emotions 2 2 0 100
Describing the weather 3 1 1 33
Describing places (Making comparisons) 2 0 0 0
Describing what people do regularly,Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing what people do regularly,Telling the time and dates 1 1 0 100
Describing what people are doing now (Making simple inquiries) 1 0 1 0

Matematik 15 4 4 27

Matematik 15 4 4 27

6.1.2.2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
6.1.1.1  Doğal Sayılarla İşlemler/ Terimler veya kavramlar: doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü ifade,6.1.1.3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik1 0 1 0
6.1.2.1 İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.,6.1.3.1 Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.1 0 0 0
6.1.4.2 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.1 0 0 0
6.1.5.1 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 0 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. ,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 1 0 100
6.1.5.6 İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.,6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
6.1.5.2  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
6.1.5.3  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 15 4 6 27

Fen 15 4 6 27

F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 2 0 2 0
F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 0 0
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 3 1 0 33
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 0 0
F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 23603 6. SINIF 3. DENEME

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
KEZBANNİDAADIGÜZEL 13 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
346,967 301,690 1 1 40 40 296

Puanı Hesaplanan: 14 142 142 1646

Katılımlar: 14 14 142 142 1650

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 2,55 2,55 3,70

Sosyal Bil. 10 10 0 10,00 100 4,62 4,62 4,20

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,81 4,81 4,25

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,29 1,29 3,63

Matematik 15 7 7 4,67 31 0,12 0,12 1,55

Fen 15 6 9 3,00 20 2,98 2,98 3,22

Toplam: 75 46 28 36,67 49 16,36 16,36 20,14

Türkçe bDBABdBcCdADcBB

Cevap Anh. A CDBABABACCADDBB

Sosyal Bilgiler CADDBCBBBA

Cevap Anh. A CADDBCBBBA

Din Kültürü DbABDBBADC

Cevap Anh. A DCABDBBADC

İngilizce aaCadDCcAb

Cevap Anh. A BDCBBDCDAA

Matematik CbCBcBaaDDcddB 

Cevap Anh. A CDCBABBDDDACABC

Fen Bilimleri DCDAdcccBbadBdb

Cevap Anh. A DCDACDDBBABABBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

T.6.3.6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.6.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.6.3.35 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.6.4.10 Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
T.6.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.6.3.8 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.6.3.12 Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
T.6.3.20 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.6.3.17 Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.6.3.23 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
T.6.4.6  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100

Sosyal Bil. 10 10 0 100

SB.6.1.4 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
SB.6.2.3  Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 1 0 100
SB.6.2.4 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
SB.6.3.1 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3 3 0 100
SB.6.2.3 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 1 0 100
SB.6.2.5 Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
SB.6.2.1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
SB.6.3.4 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

6.1.2 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
6.1.1 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
6.2.2 Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
6.2.3 Namazın kılınışına örnekler verir. 6 6 0 100
6.2.1 İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

Describing the weather,Expressing emotions 2 1 1 50
Describing the weather 3 2 1 67
Describing places (Making comparisons) 2 0 2 0
Describing what people do regularly,Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing what people do regularly,Telling the time and dates 1 0 1 0
Describing what people are doing now (Making simple inquiries) 1 0 1 0

Matematik 15 7 7 47

Matematik 15 7 7 47

6.1.2.2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
6.1.1.1  Doğal Sayılarla İşlemler/ Terimler veya kavramlar: doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü ifade,6.1.1.3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik1 0 1 0
6.1.2.1 İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.,6.1.3.1 Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.1 1 0 100
6.1.4.2 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.1 0 1 0
6.1.5.1 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 1 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. ,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 1 0 100
6.1.5.6 İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.,6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
6.1.5.2  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
6.1.5.3  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 15 6 9 40

Fen 15 6 9 40

F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 2 2 0 100
F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 3 0 3 0
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 23603 6. SINIF 3. DENEME

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE TAŞCI 14 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
267,500 301,690 10 10 113 113 1170

Puanı Hesaplanan: 14 142 142 1646

Katılımlar: 14 14 142 142 1650

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 8 0,33 2 2,55 2,55 3,70

Sosyal Bil. 10 4 3 3,00 30 4,62 4,62 4,20

Din K.ve A.B. 10 6 1 5,67 57 4,81 4,81 4,25

İngilizce 10 2 3 1,00 10 1,29 1,29 3,63

Matematik 15 1 10 -2,33 -16 0,12 0,12 1,55

Fen 15 6 7 3,67 24 2,98 2,98 3,22

Toplam: 75 22 32 11,33 15 16,36 16,36 20,14

Türkçe cBc bCb  Acdc a

Cevap Anh. B BBDDACCABABABDC

Sosyal Bilgiler dBB CBa  b

Cevap Anh. B ABBBCBDDAC

Din Kültürü CDA dDBA  

Cevap Anh. B CDABBDBACD

İngilizce b  CDc d  

Cevap Anh. B AADCDBBCDB

Matematik b cC c bdacdd b

Cevap Anh. B CBACADDDBBABCDC

Fen Bilimleri Da Ac dBbDbccCD

Cevap Anh. B DBBABABBDDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 8 20

Türkçe 15 3 8 20

T.6.4.6  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
T.6.4.10 Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.6.3.8 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
T.6.3.23 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
T.6.3.17 Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
T.6.3.20 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.6.3.12 Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
T.6.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.6.3.35 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
T.6.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.6.3.6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 3 40

Sosyal Bil. 10 4 3 40

SB.6.3.4 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
SB.6.2.1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
SB.6.2.5 Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
SB.6.2.3 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 0 0 0
SB.6.3.1 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3 2 1 67
SB.6.2.4 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
SB.6.2.3  Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 0 0 0
SB.6.1.4 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 6 1 60

Din K.ve A.B. 10 6 1 60

6.2.3 Namazın kılınışına örnekler verir. 6 5 0 83
6.2.1 İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
6.2.2 Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
6.1.1 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 0 0
6.1.2 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

İngilizce 10 2 3 20

İngilizce 10 2 3 20

Describing what people are doing now (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Describing the weather,Expressing emotions 2 0 0 0
Describing what people do regularly,Telling the time and dates 1 0 0 0
Describing what people do regularly,Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing the weather 3 1 1 33
Describing places (Making comparisons) 2 0 1 0

Matematik 15 1 10 7

Matematik 15 1 10 7

6.1.5.3  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
6.1.5.2  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.,6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
6.1.5.6 İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. ,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 0 0
6.1.5.1 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 1 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.1 0 1 0
6.1.4.2 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
6.1.2.1 İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.,6.1.3.1 Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.1 0 1 0
6.1.1.1  Doğal Sayılarla İşlemler/ Terimler veya kavramlar: doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü ifade,6.1.1.3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik1 0 0 0
6.1.2.2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 6 7 40

Fen 15 6 7 40

F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 0 0
F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 3 1 1 33
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 3 1 2 33
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 2 0 2 0
F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 23603 6. SINIF 3. DENEME

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KILIÇ 16 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
342,700 301,690 2 2 45 45 329

Puanı Hesaplanan: 14 142 142 1646

Katılımlar: 14 14 142 142 1650

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 5 6,33 42 2,55 2,55 3,70

Sosyal Bil. 10 8 1 7,67 77 4,62 4,62 4,20

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 4,81 4,81 4,25

İngilizce 10 5 3 4,00 40 1,29 1,29 3,63

Matematik 15 5 6 3,00 20 0,12 0,12 1,55

Fen 15 8 7 5,67 38 2,98 2,98 3,22

Toplam: 75 43 23 35,33 47 16,36 16,36 20,14

Türkçe baaABA cC ADcBB

Cevap Anh. A CDBABABACCADDBB

Sosyal Bilgiler C DDdCBBBA

Cevap Anh. A CADDBCBBBA

Din Kültürü cCABDBBADC

Cevap Anh. A DCABDBBADC

İngilizce  Dd cDCDAb

Cevap Anh. A BDCBBDCDAA

Matematik Cc BbBacD   dBa

Cevap Anh. A CDCBABBDDDACABC

Fen Bilimleri DCDACbDacdBdcaD

Cevap Anh. A DCDACDDBBABABBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 5 53

Türkçe 15 8 5 53

T.6.3.6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
T.6.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.6.3.35 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.6.4.10 Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
T.6.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.6.3.8 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
T.6.3.12 Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
T.6.3.20 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.6.3.17 Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.6.3.23 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 1 0 100
T.6.4.6  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 1 80

Sosyal Bil. 10 8 1 80

SB.6.1.4 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
SB.6.2.3  Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 0 0 0
SB.6.2.4 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
SB.6.3.1 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3 2 1 67
SB.6.2.3 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 1 0 100
SB.6.2.5 Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
SB.6.2.1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
SB.6.3.4 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Din Kültürü 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

6.1.2 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
6.1.1 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
6.2.2 Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
6.2.3 Namazın kılınışına örnekler verir. 6 6 0 100
6.2.1 İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 5 3 50

İngilizce 10 5 3 50

Describing the weather,Expressing emotions 2 1 0 50
Describing the weather 3 2 1 67
Describing places (Making comparisons) 2 0 1 0
Describing what people do regularly,Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing what people do regularly,Telling the time and dates 1 1 0 100
Describing what people are doing now (Making simple inquiries) 1 0 1 0

Matematik 15 5 6 33

Matematik 15 5 6 33

6.1.2.2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
6.1.1.1  Doğal Sayılarla İşlemler/ Terimler veya kavramlar: doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü ifade,6.1.1.3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik1 0 1 0
6.1.2.1 İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.,6.1.3.1 Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.1 0 0 0
6.1.4.2 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.1 0 1 0
6.1.5.1 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 1 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. ,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 1 0 100
6.1.5.6 İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.,6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
6.1.5.2  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
6.1.5.3  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 2 2 0 100
F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 3 2 1 67
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 23603 6. SINIF 3. DENEME

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE SUDE TAŞCI 16 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
312,667 301,690 4 4 64 64 578

Puanı Hesaplanan: 14 142 142 1646

Katılımlar: 14 14 142 142 1650

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 2 5,33 36 2,55 2,55 3,70

Sosyal Bil. 10 8 1 7,67 77 4,62 4,62 4,20

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 4,81 4,81 4,25

İngilizce 10 3 0 3,00 30 1,29 1,29 3,63

Matematik 15 2 0 2,00 13 0,12 0,12 1,55

Fen 15 2 0 2,00 13 2,98 2,98 3,22

Toplam: 75 29 4 27,67 37 16,36 16,36 20,14

Türkçe dB   CCAaA A   

Cevap Anh. B BBDDACCABABABDC

Sosyal Bilgiler ABB CBDDcC

Cevap Anh. B ABBBCBDDAC

Din Kültürü CDABdDBAC 

Cevap Anh. B CDABBDBACD

İngilizce  A C     B

Cevap Anh. B AADCDBBCDB

Matematik          B B   

Cevap Anh. B CBACADDDBBABCDC

Fen Bilimleri        B   A   

Cevap Anh. B DBBABABBDDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 2 40

Türkçe 15 6 2 40

T.6.4.6  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
T.6.4.10 Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
T.6.3.8 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 1 0
T.6.3.23 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
T.6.3.17 Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
T.6.3.20 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.6.3.12 Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
T.6.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.6.3.35 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.6.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
T.6.3.6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 8 1 80

Sosyal Bil. 10 8 1 80

SB.6.3.4 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
SB.6.2.1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
SB.6.2.5 Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
SB.6.2.3 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 0 0 0
SB.6.3.1 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3 3 0 100
SB.6.2.4 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 1 0 100
SB.6.2.3  Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 0 1 0
SB.6.1.4 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 8 1 80

Din K.ve A.B. 10 8 1 80

6.2.3 Namazın kılınışına örnekler verir. 6 6 0 100
6.2.1 İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
6.2.2 Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
6.1.1 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
6.1.2 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

İngilizce 10 3 0 30

İngilizce 10 3 0 30

Describing what people are doing now (Making simple inquiries) 1 0 0 0
Describing the weather,Expressing emotions 2 2 0 100
Describing what people do regularly,Telling the time and dates 1 0 0 0
Describing what people do regularly,Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing the weather 3 0 0 0
Describing places (Making comparisons) 2 0 0 0

Matematik 15 2 0 13

Matematik 15 2 0 13

6.1.5.3  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
6.1.5.2  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.,6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
6.1.5.6 İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. ,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 0 0
6.1.5.1 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 0 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.1 0 0 0
6.1.4.2 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
6.1.2.1 İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.,6.1.3.1 Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.1 0 0 0
6.1.1.1  Doğal Sayılarla İşlemler/ Terimler veya kavramlar: doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü ifade,6.1.1.3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik1 0 0 0
6.1.2.2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 15 2 0 13

Fen 15 2 0 13

F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 0 0
F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 0 0
F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 3 0 0 0
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 3 0 0 0
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 0 0
F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 2 1 0 50
F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 0 0
F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 23603 6. SINIF 3. DENEME

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCAHİT EMRE GÜR 26 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
312,433 301,690 5 5 65 65 579

Puanı Hesaplanan: 14 142 142 1646

Katılımlar: 14 14 142 142 1650

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 6 4,00 27 2,55 2,55 3,70

Sosyal Bil. 10 7 3 6,00 60 4,62 4,62 4,20

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 4,81 4,81 4,25

İngilizce 10 3 1 2,67 27 1,29 1,29 3,63

Matematik 15 1 5 -0,67 -4 0,12 0,12 1,55

Fen 15 9 6 7,00 47 2,98 2,98 3,22

Toplam: 75 32 25 23,67 32 16,36 16,36 20,14

Türkçe dd bA bcBA ABcC

Cevap Anh. B BBDDACCABABABDC

Sosyal Bilgiler dBBBbBDbAC

Cevap Anh. B ABBBCBDDAC

Din Kültürü CaAaaDBAaD

Cevap Anh. B CDABBDBACD

İngilizce bA  D    B

Cevap Anh. B AADCDBBCDB

Matematik       a  a dCca

Cevap Anh. B CBACADDDBBABCDC

Fen Bilimleri DBdbBbaBDDCcaCD

Cevap Anh. B DBBABABBDDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 6 40

Türkçe 15 6 6 40

T.6.4.6  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
T.6.4.10 Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
T.6.3.8 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 0 50
T.6.3.23 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.6.3.17 Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
T.6.3.20 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.6.3.12 Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
T.6.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.6.3.35 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.6.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.6.3.6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

SB.6.3.4 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
SB.6.2.1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
SB.6.2.5 Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
SB.6.2.3 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 1 0 100
SB.6.3.1 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3 2 1 67
SB.6.2.4 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
SB.6.2.3  Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 1 0 100
SB.6.1.4 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 6 4 60

Din K.ve A.B. 10 6 4 60

6.2.3 Namazın kılınışına örnekler verir. 6 4 2 67
6.2.1 İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
6.2.2 Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
6.1.1 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
6.1.2 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 3 1 30

İngilizce 10 3 1 30

Describing what people are doing now (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Describing the weather,Expressing emotions 2 2 0 100
Describing what people do regularly,Telling the time and dates 1 0 0 0
Describing what people do regularly,Expressing likes and dislikes 1 0 0 0
Describing the weather 3 1 0 33
Describing places (Making comparisons) 2 0 0 0

Matematik 15 1 5 7

Matematik 15 1 5 7

6.1.5.3  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
6.1.5.2  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.,6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
6.1.5.6 İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. ,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 1 0
6.1.5.1 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 0 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.1 0 0 0
6.1.4.2 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
6.1.2.1 İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.,6.1.3.1 Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.1 1 0 100
6.1.1.1  Doğal Sayılarla İşlemler/ Terimler veya kavramlar: doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü ifade,6.1.1.3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik1 0 1 0
6.1.2.2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 9 6 60

Fen 15 9 6 60

F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 3 0 3 0
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 3 3 0 100
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 2 0 2 0
F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 23603 6. SINIF 3. DENEME

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAGİHAN TÜRKMEN 18 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
292,333 301,690 6 6 85 85 822

Puanı Hesaplanan: 14 142 142 1646

Katılımlar: 14 14 142 142 1650

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 2,55 2,55 3,70

Sosyal Bil. 10 7 3 6,00 60 4,62 4,62 4,20

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 4,81 4,81 4,25

İngilizce 10 4 4 2,67 27 1,29 1,29 3,63

Matematik 15 1 10 -2,33 -16 0,12 0,12 1,55

Fen 15 7 6 5,00 33 2,98 2,98 3,22

Toplam: 75 33 34 21,67 29 16,36 16,36 20,14

Türkçe CDBAaddcCCcbcda

Cevap Anh. A CDBABABACCADDBB

Sosyal Bilgiler CAbDBCBadA

Cevap Anh. A CADDBCBBBA

Din Kültürü DCABcaBADC

Cevap Anh. A DCABDBBADC

İngilizce Ba  aDCcAb

Cevap Anh. A BDCBBDCDAA

Matematik a daca bca C ca

Cevap Anh. A CDCBABBDDDACABC

Fen Bilimleri DCDAabDB  cdBca

Cevap Anh. A DCDACDDBBABABBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

T.6.3.6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
T.6.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.6.3.35 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.6.4.10 Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.6.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.6.3.8 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.6.3.12 Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
T.6.3.20 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.6.3.17 Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.6.3.23 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.6.4.6  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Sosyal Bil. 10 7 3 70

SB.6.1.4 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
SB.6.2.3  Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 1 0 100
SB.6.2.4 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
SB.6.3.1 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3 3 0 100
SB.6.2.3 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 1 0 100
SB.6.2.5 Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
SB.6.2.1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
SB.6.3.4 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Din Kültürü 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

6.1.2 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
6.1.1 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
6.2.2 Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
6.2.3 Namazın kılınışına örnekler verir. 6 5 1 83
6.2.1 İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 4 4 40

İngilizce 10 4 4 40

Describing the weather,Expressing emotions 2 2 0 100
Describing the weather 3 1 1 33
Describing places (Making comparisons) 2 0 1 0
Describing what people do regularly,Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing what people do regularly,Telling the time and dates 1 0 1 0
Describing what people are doing now (Making simple inquiries) 1 0 1 0

Matematik 15 1 10 7

Matematik 15 1 10 7

6.1.2.2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0
6.1.1.1  Doğal Sayılarla İşlemler/ Terimler veya kavramlar: doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü ifade,6.1.1.3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik1 0 0 0
6.1.2.1 İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.,6.1.3.1 Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.1 0 1 0
6.1.4.2 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.1 0 1 0
6.1.5.1 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 0 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. ,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 1 0
6.1.5.6 İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.,6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
6.1.5.2  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
6.1.5.3  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 7 6 47

Fen 15 7 6 47

F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 2 2 0 100
F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 3 1 2 33
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 1 0 100
F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 3 0 1 0
F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 23603 6. SINIF 3. DENEME

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA AKA 20 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
286,167 301,690 7 7 87 87 897

Puanı Hesaplanan: 14 142 142 1646

Katılımlar: 14 14 142 142 1650

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 6 2,00 13 2,55 2,55 3,70

Sosyal Bil. 10 6 3 5,00 50 4,62 4,62 4,20

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 4,81 4,81 4,25

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 1,29 1,29 3,63

Matematik 15 4 8 1,33 9 0,12 0,12 1,55

Fen 15 5 8 2,33 16 2,98 2,98 3,22

Toplam: 75 26 35 14,33 19 16,36 16,36 20,14

Türkçe dB  cb bBA Ac d

Cevap Anh. B BBDDACCABABABDC

Sosyal Bilgiler ABaBCB cAa

Cevap Anh. B ABBBCBDDAC

Din Kültürü C ABBaBddD

Cevap Anh. B CDABBDBACD

İngilizce bccb cBa c

Cevap Anh. B AADCDBBCDB

Matematik aBAa cac B aCca

Cevap Anh. B CBACADDDBBABCDC

Fen Bilimleri b BAadaccDb DCc

Cevap Anh. B DBBABABBDDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 6 27

Türkçe 15 4 6 27

T.6.4.6  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
T.6.4.10 Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
T.6.3.8 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 0 50
T.6.3.23 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
T.6.3.17 Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 1 0
T.6.3.20 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
T.6.3.12 Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
T.6.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.6.3.35 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.6.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.6.3.6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 6 3 60

Sosyal Bil. 10 6 3 60

SB.6.3.4 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
SB.6.2.1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
SB.6.2.5 Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
SB.6.2.3 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 1 0 100
SB.6.3.1 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3 2 0 67
SB.6.2.4 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
SB.6.2.3  Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 1 0 100
SB.6.1.4 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 6 3 60

Din K.ve A.B. 10 6 3 60

6.2.3 Namazın kılınışına örnekler verir. 6 4 1 67
6.2.1 İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
6.2.2 Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
6.1.1 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
6.1.2 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 1 7 10

İngilizce 10 1 7 10

Describing what people are doing now (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Describing the weather,Expressing emotions 2 0 2 0
Describing what people do regularly,Telling the time and dates 1 0 1 0
Describing what people do regularly,Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing the weather 3 0 1 0
Describing places (Making comparisons) 2 1 1 50

Matematik 15 4 8 27

Matematik 15 4 8 27

6.1.5.3  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
6.1.5.2  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 1 0 100
6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.,6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
6.1.5.6 İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. ,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 1 0
6.1.5.1 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 1 50
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 0 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.1 0 0 0
6.1.4.2 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
6.1.2.1 İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.,6.1.3.1 Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.1 1 0 100
6.1.1.1  Doğal Sayılarla İşlemler/ Terimler veya kavramlar: doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü ifade,6.1.1.3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik1 0 1 0
6.1.2.2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 5 8 33

Fen 15 5 8 33

F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 3 1 2 33
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 3 1 2 33
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 2 1 0 50
F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 23603 6. SINIF 3. DENEME

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
S    İNN 0 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
276,167 301,690 9 9 105 105 1035

Puanı Hesaplanan: 14 142 142 1646

Katılımlar: 14 14 142 142 1650

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 6 2,00 13 2,55 2,55 3,70

Sosyal Bil. 10 5 1 4,67 47 4,62 4,62 4,20

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 4,81 4,81 4,25

İngilizce 10 3 2 2,33 23 1,29 1,29 3,63

Matematik 15 2 9 -1,00 -7 0,12 0,12 1,55

Fen 15 3 3 2,00 13 2,98 2,98 3,22

Toplam: 75 23 23 15,33 20 16,36 16,36 20,14

Türkçe bD A ddcCbA b  

Cevap Anh. A CDBABABACCADDBB

Sosyal Bilgiler C  cB  BBA

Cevap Anh. A CADDBCBBBA

Din Kültürü  CABcdBAD 

Cevap Anh. A DCABDBBADC

İngilizce   d  DCaA 

Cevap Anh. A BDCBBDCDAA

Matematik Cbdac ca ad d C

Cevap Anh. A CDCBABBDDDACABC

Fen Bilimleri aC         ddBD

Cevap Anh. A DCDACDDBBABABBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 6 27

Türkçe 15 4 6 27

T.6.3.6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.6.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
T.6.3.35 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.6.4.10 Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
T.6.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.6.3.8 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 2 0
T.6.3.12 Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
T.6.3.20 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.6.3.17 Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.6.3.23 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
T.6.4.6  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 5 1 50

Sosyal Bil. 10 5 1 50

SB.6.1.4 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
SB.6.2.3  Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 0 0 0
SB.6.2.4 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
SB.6.3.1 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3 1 1 33
SB.6.2.3 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 0 0 0
SB.6.2.5 Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
SB.6.2.1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
SB.6.3.4 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Din Kültürü 10 6 2 60

Din K.ve A.B. 10 6 2 60

6.1.2 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
6.1.1 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 1 0 100
6.2.2 Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
6.2.3 Namazın kılınışına örnekler verir. 6 4 1 67
6.2.1 İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 10 3 2 30

İngilizce 10 3 2 30

Describing the weather,Expressing emotions 2 1 0 50
Describing the weather 3 1 1 33
Describing places (Making comparisons) 2 0 0 0
Describing what people do regularly,Expressing likes and dislikes 1 1 0 100
Describing what people do regularly,Telling the time and dates 1 0 1 0
Describing what people are doing now (Making simple inquiries) 1 0 0 0

Matematik 15 2 9 13

Matematik 15 2 9 13

6.1.2.2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100
6.1.1.1  Doğal Sayılarla İşlemler/ Terimler veya kavramlar: doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü ifade,6.1.1.3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik1 0 1 0
6.1.2.1 İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.,6.1.3.1 Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.1 0 1 0
6.1.4.2 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.1 0 1 0
6.1.5.1 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 1 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 1 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. ,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 0 0
6.1.5.6 İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.,6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
6.1.5.2  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
6.1.5.3  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 3 3 20

Fen 15 3 3 20

F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 2 0 0 0
F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 0 0
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 3 0 0 0
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 0 0
F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 3 0 1 0
F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 23603 6. SINIF 3. DENEME

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞERİFEKO ÇYİĞİT 0 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
240,967 301,690 14 14 130 130 1523

Puanı Hesaplanan: 14 142 142 1646

Katılımlar: 14 14 142 142 1650

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 10 -0,33 -2 2,55 2,55 3,70

Sosyal Bil. 10 4 3 3,00 30 4,62 4,62 4,20

Din K.ve A.B. 10 4 4 2,67 27 4,81 4,81 4,25

İngilizce 10 2 5 0,33 3 1,29 1,29 3,63

Matematik 15 2 10 -1,33 -9 0,12 0,12 1,55

Fen 15 2 10 -1,33 -9 2,98 2,98 3,22

Toplam: 75 17 42 3,00 4 16,36 16,36 20,14

Türkçe daD AbCddda acd

Cevap Anh. B BBDDACCABABABDC

Sosyal Bilgiler dBaBbB   C

Cevap Anh. B ABBBCBDDAC

Din Kültürü C AaBbcAa 

Cevap Anh. B CDABBDBACD

İngilizce AA db  dac

Cevap Anh. B AADCDBBCDB

Matematik ac abbaD  dBbca

Cevap Anh. B CBACADDDBBABCDC

Fen Bilimleri adcbc caDbCd d 

Cevap Anh. B DBBABABBDDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 10 20

Türkçe 15 3 10 20

T.6.4.6  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
T.6.4.10 Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.6.3.8 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 1 1 50
T.6.3.23 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
T.6.3.17 Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
T.6.3.20 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
T.6.3.12 Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
T.6.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.6.3.35 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
T.6.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.6.3.6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 4 3 40

Sosyal Bil. 10 4 3 40

SB.6.3.4 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
SB.6.2.1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
SB.6.2.5 Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
SB.6.2.3 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 1 0 100
SB.6.3.1 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3 1 1 33
SB.6.2.4 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 0 0
SB.6.2.3  Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 0 0 0
SB.6.1.4 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100

Din Kültürü 10 4 4 40

Din K.ve A.B. 10 4 4 40

6.2.3 Namazın kılınışına örnekler verir. 6 2 3 33
6.2.1 İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 1 0 100
6.2.2 Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
6.1.1 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
6.1.2 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0

İngilizce 10 2 5 20

İngilizce 10 2 5 20

Describing what people are doing now (Making simple inquiries) 1 1 0 100
Describing the weather,Expressing emotions 2 1 1 50
Describing what people do regularly,Telling the time and dates 1 0 0 0
Describing what people do regularly,Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing the weather 3 0 3 0
Describing places (Making comparisons) 2 0 0 0

Matematik 15 2 10 13

Matematik 15 2 10 13

6.1.5.3  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
6.1.5.2  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.,6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
6.1.5.6 İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. ,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 1 0
6.1.5.1 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 2 1 0 50
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 0 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.1 0 1 0
6.1.4.2 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
6.1.2.1 İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.,6.1.3.1 Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.1 0 1 0
6.1.1.1  Doğal Sayılarla İşlemler/ Terimler veya kavramlar: doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü ifade,6.1.1.3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik1 0 1 0
6.1.2.2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 15 2 10 13

Fen 15 2 10 13

F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 0 1 0
F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 1 0
F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 3 0 2 0
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 3 1 2 33
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 1 0 100
F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 2 0 1 0
F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 0 1 0
F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 23603 6. SINIF 3. DENEME

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR NUR POLAT 24 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
257,567 301,690 11 11 118 118 1322

Puanı Hesaplanan: 14 142 142 1646

Katılımlar: 14 14 142 142 1650

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 1 3 0,00 0 2,55 2,55 3,70

Sosyal Bil. 10 4 4 2,67 27 4,62 4,62 4,20

Din K.ve A.B. 10 2 2 1,33 13 4,81 4,81 4,25

İngilizce 10 1 1 0,67 7 1,29 1,29 3,63

Matematik 15 0 4 -1,33 -9 0,12 0,12 1,55

Fen 15 2 0 2,00 13 2,98 2,98 3,22

Toplam: 75 10 14 5,33 7 16,36 16,36 20,14

Türkçe b B d        a 

Cevap Anh. A CDBABABACCADDBB

Sosyal Bilgiler CAbb  ddBA

Cevap Anh. A CADDBCBBBA

Din Kültürü baA     D 

Cevap Anh. A DCABDBBADC

İngilizce       d A 

Cevap Anh. A BDCBBDCDAA

Matematik      a b   dc  

Cevap Anh. A CDCBABBDDDACABC

Fen Bilimleri  C            D

Cevap Anh. A DCDACDDBBABABBD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 1 3 7

Türkçe 15 1 3 7

T.6.3.6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
T.6.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
T.6.3.35 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
T.6.4.10 Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
T.6.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
T.6.3.8 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 0 0 0
T.6.3.12 Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
T.6.3.20 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
T.6.3.17 Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
T.6.3.23 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 0 0
T.6.4.6  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 4 4 40

Sosyal Bil. 10 4 4 40

SB.6.1.4 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 1 0 100
SB.6.2.3  Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 1 0 100
SB.6.2.4 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
SB.6.3.1 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3 0 1 0
SB.6.2.3 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 0 1 0
SB.6.2.5 Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 0 1 0
SB.6.2.1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
SB.6.3.4 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Din Kültürü 10 2 2 20

Din K.ve A.B. 10 2 2 20

6.1.2 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
6.1.1 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
6.2.2 Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
6.2.3 Namazın kılınışına örnekler verir. 6 1 0 17
6.2.1 İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 0 0

İngilizce 10 1 1 10

İngilizce 10 1 1 10

Describing the weather,Expressing emotions 2 1 0 50
Describing the weather 3 0 0 0
Describing places (Making comparisons) 2 0 0 0
Describing what people do regularly,Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing what people do regularly,Telling the time and dates 1 0 0 0
Describing what people are doing now (Making simple inquiries) 1 0 0 0

Matematik 15 0 4 0

Matematik 15 0 4 0

6.1.2.2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 0 0 0
6.1.1.1  Doğal Sayılarla İşlemler/ Terimler veya kavramlar: doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü ifade,6.1.1.3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik1 0 0 0
6.1.2.1 İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.,6.1.3.1 Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.1 0 0 0
6.1.4.2 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 0 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.1 0 0 0
6.1.5.1 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 0 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. ,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 0 0
6.1.5.6 İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 0 0
6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.,6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
6.1.5.2  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
6.1.5.3  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 15 2 0 13

Fen 15 2 0 13

F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 0 0
F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 2 0 0 0
F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 0 0
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 3 0 0 0
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 0 0
F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 3 0 0 0
F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 0 0 0
F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 23603 6. SINIF 3. DENEME

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS RIZA YILMAZ 25 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
278,800 301,690 8 8 97 97 991

Puanı Hesaplanan: 14 142 142 1646

Katılımlar: 14 14 142 142 1650

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 2,55 2,55 3,70

Sosyal Bil. 10 3 7 0,67 7 4,62 4,62 4,20

Din K.ve A.B. 10 3 7 0,67 7 4,81 4,81 4,25

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,29 1,29 3,63

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 0,12 0,12 1,55

Fen 15 8 7 5,67 38 2,98 2,98 3,22

Toplam: 75 24 51 7,00 9 16,36 16,36 20,14

Türkçe dBDcbCdABcdAcba

Cevap Anh. B BBDDACCABABABDC

Sosyal Bilgiler ABBcdaacca

Cevap Anh. B ABBBCBDDAC

Din Kültürü daABacacaD

Cevap Anh. B CDABBDBACD

İngilizce dAcabaBabc

Cevap Anh. B AADCDBBCDB

Matematik dabacacaBadcabC

Cevap Anh. B CBACADDDBBABCDC

Fen Bilimleri DaBcBABdccaAcCD

Cevap Anh. B DBBABABBDDCADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

T.6.4.6  Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
T.6.4.10 Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
T.6.3.8 İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 2 2 0 100
T.6.3.23 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir. 1 0 1 0
T.6.3.17 Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.6.3.29 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
T.6.3.20 Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
T.6.3.12 Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
T.6.3.30 Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
T.6.3.35 Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
T.6.3.5 Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
T.6.3.6 Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Sosyal Bil. 10 3 7 30

SB.6.3.4 Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
SB.6.2.1 Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
SB.6.2.5 Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar. 1 1 0 100
SB.6.2.3 Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 0 1 0
SB.6.3.1 Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 3 0 3 0
SB.6.2.4 Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder. 1 0 1 0
SB.6.2.3  Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.1 0 1 0
SB.6.1.4 Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır. 1 0 1 0

Din Kültürü 10 3 7 30

Din K.ve A.B. 10 3 7 30

6.2.3 Namazın kılınışına örnekler verir. 6 2 4 33
6.2.1 İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 1 0 1 0
6.2.2 Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
6.1.1 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar. 1 0 1 0
6.1.2 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 10 2 8 20

İngilizce 10 2 8 20

Describing what people are doing now (Making simple inquiries) 1 0 1 0
Describing the weather,Expressing emotions 2 1 1 50
Describing what people do regularly,Telling the time and dates 1 0 1 0
Describing what people do regularly,Expressing likes and dislikes 1 0 1 0
Describing the weather 3 0 3 0
Describing places (Making comparisons) 2 1 1 50

Matematik 15 2 13 13

Matematik 15 2 13 13

6.1.5.3  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
6.1.5.2  Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.,6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
6.1.5.4 İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.,6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
6.1.5.6 İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1 0 1 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. ,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 0 1 0
6.1.5.1 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 2 0 2 0
6.1.4.3 Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.,6.1.4.1 Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.1 1 0 100
6.1.5.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.,6.1.5.5 Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.1 0 1 0
6.1.4.2 Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
6.1.2.1 İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.,6.1.3.1 Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.1 0 1 0
6.1.1.1  Doğal Sayılarla İşlemler/ Terimler veya kavramlar: doğal sayılar, kuvvet (üs), taban, üslü ifade,6.1.1.3 Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik1 0 1 0
6.1.2.2 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 15 8 7 53

Fen 15 8 7 53

F.6.2.3.2. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde inceleyerek bunların görevlerini açıklar. 1 1 0 100
F.6.2.1.1. Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
F.6.2.2.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
F.6.3.2.2. Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir. 3 2 1 67
F.6.3.2.1. Sürati tanımlar ve birimini ifade eder. 3 1 2 33
F.6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır. 1 0 1 0
F.6.3.1.2. Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti deneyerek gözlemler. 1 0 1 0
F.6.3.1.1. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 2 1 1 50
F.6.2.5.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde göstererek görevlerini özetler. 1 1 0 100
F.6.2.4.1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini modeller kullanarak açıklar. 1 1 0 100
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