
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KADINHANI Söğütözü İlkokulu 4. SINIF KDS - 4 7 27 96 9904

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,75 8 7 7,78 6 4 6,28 7 3 6,71 3 2 2,53 4 1 3,77 37 22 36,82 344,950

Okul Ortalaması 9 6 8,86 9 6 9,29 7 3 6,71 7 3 7,29 2 3 1,57 4 1 4,43 38 21 38,15 354,430

KATILIMLAR

1 26 HAVVA NUR SARI 4A 15 0 15,00 15 0 15,00 9 1 9,00 10 0 10,00 4 1 4,00 5 0 5,00 58 2 58,00 486,680 1 1 2 2 127
% 1,28

2 141 EMİNE KOÇAK 4A 13 2 13,00 11 4 11,00 9 1 9,00 9 1 9,00 3 2 3,00 5 0 5,00 50 10 50,00 433,400 2 2 4 11 1557
% 16

3 140 NİSA NUR AKA 4A 10 5 10,00 9 6 9,00 9 1 9,00 8 2 8,00 2 3 2,00 5 0 5,00 43 17 43,00 386,780 3 3 7 27 3477
% 35

4 143 MEHMET EFE KÜÇÜKTAŞ4A 10 5 10,00 12 3 12,00 6 4 6,00 6 4 6,00 1 4 1,00 3 2 3,00 38 22 38,00 353,480 4 4 10 40 4847
% 49

5 42 TALHA GÜR 4A 3 12 3,00 7 8 7,00 8 2 8,00 7 2 7,00 1 4 1,00 5 0 5,00 31 28 31,00 306,860 5 5 15 57 6559
% 66

6 142 IK KÜÇÜKTAŞ 4A 5 10 5,00 5 9 5,00 4 6 4,00 6 4 6,00 0 5 0,00 5 0 5,00 25 34 25,00 266,900 6 6 20 74 7728
% 78

7 27 ONUR AKBAŞ 4A 6 9 6,00 6 9 6,00 2 7 2,00 5 5 5,00 0 5 0,00 3 2 3,00 22 37 22,00 246,920 7 7 22 80 8266
% 83
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SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 4

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KOÇAK 141 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
433,400 344,950 2 2 4 11 1557

Puanı Hesaplanan: 7 27 96 9901

Katılımlar: 7 7 27 96 9904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 8,86 8,86 9,75

Matematik 15 11 4 11,00 73 9,29 9,29 7,78

Fen 10 9 1 9,00 90 6,71 6,71 6,28

Sosyal Bilgiler 10 9 1 9,00 90 7,29 7,29 6,71

İngilizce 5 3 2 3,00 60 1,57 1,57 2,53

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 4,43 4,43 3,77

Toplam: 60 50 10 50,00 83 38,14 38,14 36,71

Türkçe CADdCBBCAADADaB

Cevap Anh. A CADCCBBCAADADBB

Matematik DBCDdbDCBBbBbCD

Cevap Anh. A DBCDCADCBBABACD

Fen Bilimleri DCACCBDAcB

Cevap Anh. A DCACCBDAAB

Sosyal Bilgiler BDCDdACBAB

Cevap Anh. A BDCDCACBAB

İngilizce dBcBC

Cevap Anh. A ABDBC

Din Kültürü DBBAC

Cevap Anh. A DBBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerden hareketle çıkarımlar yapar 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.(Neden - Sonuç) 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını  bulur. 1 1 0 100
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Matematiksel ifadede eşitliğin sağlandığını açıklar. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 9 1 90

Fen 10 9 1 90

Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değişmine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddenin ısıyıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar 2 2 0 100
Aynı madenin farklı hallerine örnekler verir 1 1 0 100
Ölçülebilir özeliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 1 1 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İhtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlar 1 1 0 100

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

Free Time 1 0 1 0
My Day 2 1 1 50
Fun With Science 2 2 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Güzel Ahlak 1 1 0 100
insan ilişkilerinin gelişiminde sevgi ve saygının önemni ve gerekliliği 1 1 0 100
Dini İfadeleri günlük konuşmlarda doğru yerde kullanır 1 1 0 100
İslamın inanç esasları 1 1 0 100
İslamın şartlarını söyler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 4

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA NUR SARI 26 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
486,680 344,950 1 1 2 2 127

Puanı Hesaplanan: 7 27 96 9901

Katılımlar: 7 7 27 96 9904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 8,86 8,86 9,75

Matematik 15 15 0 15,00 100 9,29 9,29 7,78

Fen 10 9 1 9,00 90 6,71 6,71 6,28

Sosyal Bilgiler 10 10 0 10,00 100 7,29 7,29 6,71

İngilizce 5 4 1 4,00 80 1,57 1,57 2,53

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 4,43 4,43 3,77

Toplam: 60 58 2 58,00 97 38,14 38,14 36,71

Türkçe BBDADAACBBCCDAC

Cevap Anh. B BBDADAACBBCCDAC

Matematik DCABABBCDACDCBD

Cevap Anh. B DCABABBCDACDCBD

Fen Bilimleri dAADBCCACD

Cevap Anh. B BAADBCCACD

Sosyal Bilgiler BABCACDCDB

Cevap Anh. B BABCACDCDB

İngilizce CaDBA

Cevap Anh. B CBDBA

Din Kültürü CABBD

Cevap Anh. B CABBD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 15 0 100

Türkçe 15 15 0 100

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını  bulur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.(Neden - Sonuç) 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Görsellerden hareketle çıkarımlar yapar 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100

Matematik 15 15 0 100

Matematik 15 15 0 100

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 2 2 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Matematiksel ifadede eşitliğin sağlandığını açıklar. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 9 1 90

Fen 10 9 1 90

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 1 0 1 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ölçülebilir özeliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 1 1 0 100
Aynı madenin farklı hallerine örnekler verir 1 1 0 100
Maddenin ısıyıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar 2 2 0 100
Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değişmine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100

İhtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlar 1 1 0 100
Çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Fun With Science 2 1 1 50
My Day 2 2 0 100
Free Time 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

İslamın şartlarını söyler 1 1 0 100
İslamın inanç esasları 1 1 0 100
Dini İfadeleri günlük konuşmlarda doğru yerde kullanır 1 1 0 100
insan ilişkilerinin gelişiminde sevgi ve saygının önemni ve gerekliliği 1 1 0 100
Güzel Ahlak 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 4

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
IK KÜÇÜKTAŞ 142 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
266,900 344,950 6 6 20 74 7728

Puanı Hesaplanan: 7 27 96 9901

Katılımlar: 7 7 27 96 9904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 8,86 8,86 9,75

Matematik 15 5 9 5,00 33 9,29 9,29 7,78

Fen 10 4 6 4,00 40 6,71 6,71 6,28

Sosyal Bilgiler 10 6 4 6,00 60 7,29 7,29 6,71

İngilizce 5 0 5 0,00 0 1,57 1,57 2,53

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 4,43 4,43 3,77

Toplam: 60 25 34 25,00 42 38,14 38,14 36,71

Türkçe BdcADcACddbdaca

Cevap Anh. B BBDADAACBBCCDAC

Matematik cCbB aBCbbdDbaa

Cevap Anh. B DCABABBCDACDCBD

Fen Bilimleri BdbDabCdbD

Cevap Anh. B BAADBCCACD

Sosyal Bilgiler dABaAaDCDd

Cevap Anh. B BABCACDCDB

İngilizce bccab

Cevap Anh. B CBDBA

Din Kültürü CABBD

Cevap Anh. B CABBD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını  bulur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.(Neden - Sonuç) 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Görsellerden hareketle çıkarımlar yapar 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Matematik 15 5 9 33

Matematik 15 5 9 33

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 2 1 1 50
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 1 1 50
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 0 0
Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Matematiksel ifadede eşitliğin sağlandığını açıklar. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 1 1 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Ölçülebilir özeliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 1 0 1 0
Aynı madenin farklı hallerine örnekler verir 1 1 0 100
Maddenin ısıyıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar 2 1 1 50
Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen özellikleri açıklar. 2 1 1 50
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değişmine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

İhtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlar 1 0 1 0
Çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0

İngilizce 5 0 5 0

İngilizce 5 0 5 0

Fun With Science 2 0 2 0
My Day 2 0 2 0
Free Time 1 0 1 0

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

İslamın şartlarını söyler 1 1 0 100
İslamın inanç esasları 1 1 0 100
Dini İfadeleri günlük konuşmlarda doğru yerde kullanır 1 1 0 100
insan ilişkilerinin gelişiminde sevgi ve saygının önemni ve gerekliliği 1 1 0 100
Güzel Ahlak 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 4

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE KÜÇÜKTAŞ 143 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
353,480 344,950 4 4 10 40 4847

Puanı Hesaplanan: 7 27 96 9901

Katılımlar: 7 7 27 96 9904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 8,86 8,86 9,75

Matematik 15 12 3 12,00 80 9,29 9,29 7,78

Fen 10 6 4 6,00 60 6,71 6,71 6,28

Sosyal Bilgiler 10 6 4 6,00 60 7,29 7,29 6,71

İngilizce 5 1 4 1,00 20 1,57 1,57 2,53

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 4,43 4,43 3,77

Toplam: 60 38 22 38,00 63 38,14 38,14 36,71

Türkçe dAcdCBBCAAcADBd

Cevap Anh. A CADCCBBCAADADBB

Matematik aBCDCADbBBcBACD

Cevap Anh. A DBCDCADCBBABACD

Fen Bilimleri DCcaCBDdAd

Cevap Anh. A DCACCBDAAB

Sosyal Bilgiler dDCDCAbdAc

Cevap Anh. A BDCDCACBAB

İngilizce ccbBd

Cevap Anh. A ABDBC

Din Kültürü DccAC

Cevap Anh. A DBBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerden hareketle çıkarımlar yapar 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.(Neden - Sonuç) 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını  bulur. 1 1 0 100
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Matematiksel ifadede eşitliğin sağlandığını açıklar. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 2 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değişmine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Maddenin ısıyıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar 2 1 1 50
Aynı madenin farklı hallerine örnekler verir 1 1 0 100
Ölçülebilir özeliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 1 0 1 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İhtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlar 1 0 1 0

İngilizce 5 1 4 20

İngilizce 5 1 4 20

Free Time 1 0 1 0
My Day 2 0 2 0
Fun With Science 2 1 1 50

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Güzel Ahlak 1 1 0 100
insan ilişkilerinin gelişiminde sevgi ve saygının önemni ve gerekliliği 1 0 1 0
Dini İfadeleri günlük konuşmlarda doğru yerde kullanır 1 0 1 0
İslamın inanç esasları 1 1 0 100
İslamın şartlarını söyler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 4

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR AKA 140 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
386,780 344,950 3 3 7 27 3477

Puanı Hesaplanan: 7 27 96 9901

Katılımlar: 7 7 27 96 9904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 8,86 8,86 9,75

Matematik 15 9 6 9,00 60 9,29 9,29 7,78

Fen 10 9 1 9,00 90 6,71 6,71 6,28

Sosyal Bilgiler 10 8 2 8,00 80 7,29 7,29 6,71

İngilizce 5 2 3 2,00 40 1,57 1,57 2,53

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 4,43 4,43 3,77

Toplam: 60 43 17 43,00 72 38,14 38,14 36,71

Türkçe CADCCBaCcADbbBd

Cevap Anh. A CADCCBBCAADADBB

Matematik DBCDCcbCcadBdCD

Cevap Anh. A DBCDCADCBBABACD

Fen Bilimleri DCACCBbAAB

Cevap Anh. A DCACCBDAAB

Sosyal Bilgiler BDCDCbCcAB

Cevap Anh. A BDCDCACBAB

İngilizce ABcdd

Cevap Anh. A ABDBC

Din Kültürü DBBAC

Cevap Anh. A DBBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Görsellerden hareketle çıkarımlar yapar 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.(Neden - Sonuç) 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını  bulur. 1 0 1 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 2 0 100
Matematiksel ifadede eşitliğin sağlandığını açıklar. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 2 2 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 2 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 9 1 90

Fen 10 9 1 90

Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değişmine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddenin ısıyıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar 2 2 0 100
Aynı madenin farklı hallerine örnekler verir 1 0 1 0
Ölçülebilir özeliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 1 1 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Sosyal Bilgiler 10 8 2 80

Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
İhtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlar 1 1 0 100

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

Free Time 1 1 0 100
My Day 2 1 1 50
Fun With Science 2 0 2 0

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Güzel Ahlak 1 1 0 100
insan ilişkilerinin gelişiminde sevgi ve saygının önemni ve gerekliliği 1 1 0 100
Dini İfadeleri günlük konuşmlarda doğru yerde kullanır 1 1 0 100
İslamın inanç esasları 1 1 0 100
İslamın şartlarını söyler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 4

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR AKBAŞ 27 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
246,920 344,950 7 7 22 80 8266

Puanı Hesaplanan: 7 27 96 9901

Katılımlar: 7 7 27 96 9904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 8,86 8,86 9,75

Matematik 15 6 9 6,00 40 9,29 9,29 7,78

Fen 10 2 7 2,00 20 6,71 6,71 6,28

Sosyal Bilgiler 10 5 5 5,00 50 7,29 7,29 6,71

İngilizce 5 0 5 0,00 0 1,57 1,57 2,53

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 4,43 4,43 3,77

Toplam: 60 22 37 22,00 37 38,14 38,14 36,71

Türkçe dAcdCBaCdbcdDaB

Cevap Anh. A CADCCBBCAADADBB

Matematik DdaDCbDdaaccACc

Cevap Anh. A DBCDCADCBBABACD

Fen Bilimleri Dd dCaadbc

Cevap Anh. A DCACCBDAAB

Sosyal Bilgiler BDaDdACcdc

Cevap Anh. A BDCDCACBAB

İngilizce ccbdd

Cevap Anh. A ABDBC

Din Kültürü DaBdC

Cevap Anh. A DBBAC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Görsellerden hareketle çıkarımlar yapar 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.(Neden - Sonuç) 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını  bulur. 1 0 1 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 1 0 100
Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 2 0
Matematiksel ifadede eşitliğin sağlandığını açıklar. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 2 1 1 50
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 1 0 100
Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 2 7 20

Fen 10 2 7 20

Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değişmine yönelik deney tasarlar. 1 0 1 0
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 0 0
Maddenin ısıyıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar 2 0 2 0
Aynı madenin farklı hallerine örnekler verir 1 0 1 0
Ölçülebilir özeliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 1 0 1 0
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
İhtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlar 1 0 1 0

İngilizce 5 0 5 0

İngilizce 5 0 5 0

Free Time 1 0 1 0
My Day 2 0 2 0
Fun With Science 2 0 2 0

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Güzel Ahlak 1 1 0 100
insan ilişkilerinin gelişiminde sevgi ve saygının önemni ve gerekliliği 1 0 1 0
Dini İfadeleri günlük konuşmlarda doğru yerde kullanır 1 1 0 100
İslamın inanç esasları 1 0 1 0
İslamın şartlarını söyler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 4

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA GÜR 42 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,860 344,950 5 5 15 57 6559

Puanı Hesaplanan: 7 27 96 9901

Katılımlar: 7 7 27 96 9904

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 8,86 8,86 9,75

Matematik 15 7 8 7,00 47 9,29 9,29 7,78

Fen 10 8 2 8,00 80 6,71 6,71 6,28

Sosyal Bilgiler 10 7 2 7,00 70 7,29 7,29 6,71

İngilizce 5 1 4 1,00 20 1,57 1,57 2,53

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 4,43 4,43 3,77

Toplam: 60 31 28 31,00 52 38,14 38,14 36,71

Türkçe BabbDbcaacCdbbd

Cevap Anh. B BBDADAACBBCCDAC

Matematik DCccbBdCbAaDdcD

Cevap Anh. B DCABABBCDACDCBD

Fen Bilimleri BAbDBCaACD

Cevap Anh. B BAADBCCACD

Sosyal Bilgiler dA CACDCcB

Cevap Anh. B BABCACDCDB

İngilizce dBbdc

Cevap Anh. B CBDBA

Din Kültürü CABBD

Cevap Anh. B CABBD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Hikâye edici ve bilgilendirici metinleri oluşturan ögeleri tanır. 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını  bulur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.(Neden - Sonuç) 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Görsellerden hareketle çıkarımlar yapar 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 2 2 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 2 1 1 50
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 2 0 2 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 1 1 0 100
Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Matematiksel ifadede eşitliğin sağlandığını açıklar. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 8 2 80

Fen 10 8 2 80

Mıknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 1 1 0 100
Maddelerin hâllerine ait temel özellikleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Ölçülebilir özeliklerini kullanarak maddeyi tanımlar. 1 0 1 0
Aynı madenin farklı hallerine örnekler verir 1 1 0 100
Maddenin ısıyıp soğumasına yönelik deneyler tasarlar 2 1 1 50
Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen özellikleri açıklar. 2 2 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değişmine yönelik deney tasarlar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 7 2 70

Sosyal Bilgiler 10 7 2 70

İhtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlar 1 0 1 0
Çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin mucitlerini ve bu ürünlerin gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Teknolojik ürünlerin zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin geçmişteki ve bugünkü kullanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşeri unsurları ayırt eder 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100

İngilizce 5 1 4 20

İngilizce 5 1 4 20

Fun With Science 2 1 1 50
My Day 2 0 2 0
Free Time 1 0 1 0

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

İslamın şartlarını söyler 1 1 0 100
İslamın inanç esasları 1 1 0 100
Dini İfadeleri günlük konuşmlarda doğru yerde kullanır 1 1 0 100
insan ilişkilerinin gelişiminde sevgi ve saygının önemni ve gerekliliği 1 1 0 100
Güzel Ahlak 1 1 0 100
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