
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KADINHANI Söğütözü İlkokulu 3. SINIF KDS - 5 11 30 167 16450

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Hayat Bilgisi İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 11,17 11 4 10,83 7 3 6,99 8 2 7,81 4 1 3,92 41 14 40,72 395,060

Okul Ortalaması 12 3 12,45 11 4 11,00 7 3 7,36 9 1 8,73 4 1 3,73 43 12 43,27 414,710

KATILIMLAR

1 120 FADİMENUR AKBAŞ  15 0 15,00 13 2 13,00 7 3 7,00 10 0 10,00 5 0 5,00 50 5 50,00 463,635 1 1 2 55 3291
% 20

2 125 MİRAÇ SARI 3A 14 1 14,00 12 3 12,00 10 0 10,00 8 2 8,00 4 1 4,00 48 7 48,00 449,089 1 2 3 76 4751
% 29

3 130 RAM ZAN EFE SARI 3A 14 1 14,00 12 3 12,00 10 0 10,00 9 1 9,00 3 2 3,00 48 7 48,00 449,089 1 2 3 76 4751
% 29

4 129 EMRE TAYFUR 3A 11 4 11,00 14 1 14,00 9 1 9,00 9 1 9,00 4 1 4,00 47 8 47,00 441,816 3 4 5 82 5481
% 33

5 124 DENİZ KOÇAK  15 0 15,00 9 6 9,00 8 2 8,00 9 1 9,00 3 2 3,00 44 11 44,00 419,997 2 5 6 103 7397
% 45

6 121 EMİR EFE TAYFUR 3A 12 3 12,00 11 4 11,00 8 2 8,00 8 2 8,00 4 1 4,00 43 12 43,00 412,724 4 6 7 109 7956
% 48

7 131 MEHMET CAN YAĞIZ  12 3 12,00 12 3 12,00 5 5 5,00 9 1 9,00 4 1 4,00 42 13 42,00 405,451 3 7 8 113 8510
% 52

8 123 MERYEM TÜRKMEN 3A 13 2 13,00 12 3 12,00 7 3 7,00 7 3 7,00 3 2 3,00 42 13 42,00 405,451 5 7 8 113 8510
% 52

9 122 İLAYDA SARI 3A 11 4 11,00 11 4 11,00 6 4 6,00 8 2 8,00 5 0 5,00 41 14 41,00 398,178 6 9 10 117 9031
% 55

10 127 NİSA GÜL TÜR MEN 3A 13 2 13,00 9 6 9,00 4 6 4,00 9 1 9,00 2 3 2,00 37 18 37,00 369,086 7 10 12 128 10808
% 66

11 132 MUAZZEZ HARMANKAYA1A 7 8 7,00 6 9 6,00 7 3 7,00 10 0 10,00 4 1 4,00 34 21 34,00 347,267 1 11 14 133 11940
% 73
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SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KOÇAK 124  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
419,997 395,060 2 5 6 103 7397

Puanı Hesaplanan: 11 30 167 16426

Katılımlar: 3 11 30 167 16450

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 14,00 12,45 11,17

Matematik 15 9 6 9,00 60 11,33 11,00 10,83

Fen 10 8 2 8,00 80 6,67 7,36 6,99

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 9,33 8,73 7,81

İngilizce 5 3 2 3,00 60 4,00 3,73 3,92

Toplam: 55 44 11 44,00 80 45,33 43,27 40,51

Türkçe BCABACBACABBCCA

Cevap Anh. A BCABACBACABBCCA

Matematik CbBccABCAacaBAC

Cevap Anh. A CCBBAABCACABBAC

Fen Bilimleri BcABCACBCb

Cevap Anh. A BBABCACBCA

Hayat Bilgisi CACBAcAABC

Cevap Anh. A CACBABAABC

İngilizce CBbcC

Cevap Anh. A CBABC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 15 0 100

Türkçe 15 15 0 100

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri kullanır 1 1 0 100
Bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

Paralarımızla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişki 1 0 1 0
Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. 1 0 1 0
Olayların oluş sürelerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tabloları yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 1 1 0 100
Lira ve kuruş ilişkisini gösterir. 1 1 0 100
Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. 1 1 0 100
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir bütünün  eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir. 1 1 0 100
Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 8 2 80

Fen 10 8 2 80

Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
Çevresindeki varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır. 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Bazı maddelere dokunma,tatma ve koklamanın  zararları 1 1 0 100
Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar. 1 1 0 100
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetlerinin cisimler üzerindeki etkilerini gözlemler 1 1 0 100
Dünya’nın katmanlardan oluştuğuna değinilir. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını açıklar. 1 1 0 100
Kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar. 2 2 0 100
Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Acil bir durum olduğunda ne yapacağını  açıklar. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir. 1 0 1 0
Acil bir durumlarda  kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir. 1 1 0 100
Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır. 1 1 0 100
Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

My House 1 1 0 100
In My City 2 1 1 50
Transportation 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FADİMENUR AKBAŞ 120  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
463,635 395,060 1 1 2 55 3291

Puanı Hesaplanan: 11 30 167 16426

Katılımlar: 3 11 30 167 16450

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 14,00 12,45 11,17

Matematik 15 13 2 13,00 87 11,33 11,00 10,83

Fen 10 7 3 7,00 70 6,67 7,36 6,99

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 9,33 8,73 7,81

İngilizce 5 5 0 5,00 100 4,00 3,73 3,92

Toplam: 55 50 5 50,00 91 45,33 43,27 40,51

Türkçe ACCBBACABCABACB

Cevap Anh. B ACCBBACABCABACB

Matematik CABBAbACBAABBbC

Cevap Anh. B CABBACACBAABBCC

Fen Bilimleri baBCACBcBB

Cevap Anh. B ACBCACBABB

Hayat Bilgisi CBAABABCAC

Cevap Anh. B CBAABABCAC

İngilizce CBABC

Cevap Anh. B CBABC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 15 0 100

Türkçe 15 15 0 100

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri kullanır 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 1 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bir bütünün  eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. 1 1 0 100
Lira ve kuruş ilişkisini gösterir. 1 1 0 100
Tabloları yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 1 1 0 100
Olayların oluş sürelerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. 1 1 0 100
Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar. 1 1 0 100
Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişki 1 0 1 0
Paralarımızla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

Dünya’nın katmanlardan oluştuğuna değinilir. 1 0 1 0
Kuvvetlerinin cisimler üzerindeki etkilerini gözlemler 1 0 1 0
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar. 1 1 0 100
Bazı maddelere dokunma,tatma ve koklamanın  zararları 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır. 1 1 0 100
Çevresindeki varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir. 1 1 0 100
Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir. 1 1 0 100
Acil bir durumlarda  kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir. 1 1 0 100
Kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar. 2 2 0 100
Acil bir durum olduğunda ne yapacağını  açıklar. 1 1 0 100
Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

Transportation 2 2 0 100
In My City 2 2 0 100
My House 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET CAN YAĞIZ 131  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
405,451 395,060 3 7 8 113 8510

Puanı Hesaplanan: 11 30 167 16426

Katılımlar: 3 11 30 167 16450

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 14,00 12,45 11,17

Matematik 15 12 3 12,00 80 11,33 11,00 10,83

Fen 10 5 5 5,00 50 6,67 7,36 6,99

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 9,33 8,73 7,81

İngilizce 5 4 1 4,00 80 4,00 3,73 3,92

Toplam: 55 42 13 42,00 76 45,33 43,27 40,51

Türkçe BCcBACcAaABBCCA

Cevap Anh. A BCABACBACABBCCA

Matematik CbBaAABCAaABBAC

Cevap Anh. A CCBBAABCACABBAC

Fen Bilimleri BBcBbACcab

Cevap Anh. A BBABCACBCA

Hayat Bilgisi CAbBABAABC

Cevap Anh. A CACBABAABC

İngilizce CBbBC

Cevap Anh. A CBABC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri kullanır 1 1 0 100
Bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Paralarımızla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişki 1 0 1 0
Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. 1 0 1 0
Olayların oluş sürelerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Tabloları yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 1 1 0 100
Lira ve kuruş ilişkisini gösterir. 1 1 0 100
Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. 1 1 0 100
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir bütünün  eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir. 1 1 0 100
Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
Çevresindeki varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır. 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 0 1 0
Bazı maddelere dokunma,tatma ve koklamanın  zararları 1 1 0 100
Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar. 1 1 0 100
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Kuvvetlerinin cisimler üzerindeki etkilerini gözlemler 1 0 1 0
Dünya’nın katmanlardan oluştuğuna değinilir. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını açıklar. 1 1 0 100
Kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar. 2 2 0 100
Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. 1 0 1 0
Acil bir durum olduğunda ne yapacağını  açıklar. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir. 1 1 0 100
Acil bir durumlarda  kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir. 1 1 0 100
Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır. 1 1 0 100
Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

My House 1 1 0 100
In My City 2 1 1 50
Transportation 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZZEZ HARMANKAYA 132 1A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
347,267 395,060 1 11 14 133 11940

Puanı Hesaplanan: 11 30 167 16426

Katılımlar: 1 11 30 167 16450

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 7,00 12,45 11,17

Matematik 15 6 9 6,00 40 6,00 11,00 10,83

Fen 10 7 3 7,00 70 7,00 7,36 6,99

Hay.Bil. 10 10 0 10,00 100 10,00 8,73 7,81

İngilizce 5 4 1 4,00 80 4,00 3,73 3,92

Toplam: 55 34 21 34,00 62 34,00 43,27 40,51

Türkçe cCbBacCcBbcBACa

Cevap Anh. B ACCBBACABCABACB

Matematik CcBaAabacAbaBbC

Cevap Anh. B CABBACACBAABBCC

Fen Bilimleri ACBCACBbac

Cevap Anh. B ACBCACBABB

Hayat Bilgisi CBAABABCAC

Cevap Anh. B CBAABABCAC

İngilizce CBbBC

Cevap Anh. B CBABC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri kullanır 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 0 1 0
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bir bütünün  eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. 1 0 1 0
Lira ve kuruş ilişkisini gösterir. 1 0 1 0
Tabloları yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 1 1 0 100
Olayların oluş sürelerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. 1 0 1 0
Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar. 1 1 0 100
Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişki 1 0 1 0
Paralarımızla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

Dünya’nın katmanlardan oluştuğuna değinilir. 1 1 0 100
Kuvvetlerinin cisimler üzerindeki etkilerini gözlemler 1 1 0 100
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar. 1 1 0 100
Bazı maddelere dokunma,tatma ve koklamanın  zararları 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır. 1 1 0 100
Çevresindeki varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 10 0 100

Hay.Bil. 10 10 0 100

Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir. 1 1 0 100
Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir. 1 1 0 100
Acil bir durumlarda  kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir. 1 1 0 100
Kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar. 2 2 0 100
Acil bir durum olduğunda ne yapacağını  açıklar. 1 1 0 100
Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Transportation 2 2 0 100
In My City 2 1 1 50
My House 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE TAYFUR 121 3A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
412,724 395,060 4 6 7 109 7956

Puanı Hesaplanan: 11 30 167 16426

Katılımlar: 7 11 30 167 16450

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 12,57 12,45 11,17

Matematik 15 11 4 11,00 73 11,57 11,00 10,83

Fen 10 8 2 8,00 80 7,71 7,36 6,99

Hay.Bil. 10 8 2 8,00 80 8,29 8,73 7,81

İngilizce 5 4 1 4,00 80 3,57 3,73 3,92

Toplam: 55 43 12 43,00 78 43,71 43,27 40,51

Türkçe ACCccAaABCABACB

Cevap Anh. B ACCBBACABCABACB

Matematik CcBBbaACBAABBaC

Cevap Anh. B CABBACACBAABBCC

Fen Bilimleri bCBaACBABB

Cevap Anh. B ACBCACBABB

Hayat Bilgisi CBAAcAaCAC

Cevap Anh. B CBAABABCAC

İngilizce CBcBC

Cevap Anh. B CBABC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri kullanır 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 1 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bir bütünün  eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. 1 1 0 100
Lira ve kuruş ilişkisini gösterir. 1 1 0 100
Tabloları yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 1 1 0 100
Olayların oluş sürelerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. 1 1 0 100
Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar. 1 1 0 100
Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişki 1 0 1 0
Paralarımızla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 8 2 80

Fen 10 8 2 80

Dünya’nın katmanlardan oluştuğuna değinilir. 1 0 1 0
Kuvvetlerinin cisimler üzerindeki etkilerini gözlemler 1 1 0 100
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar. 1 0 1 0
Bazı maddelere dokunma,tatma ve koklamanın  zararları 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır. 1 1 0 100
Çevresindeki varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir. 1 1 0 100
Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir. 1 1 0 100
Acil bir durumlarda  kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir. 1 0 1 0
Kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar. 2 2 0 100
Acil bir durum olduğunda ne yapacağını  açıklar. 1 0 1 0
Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Transportation 2 2 0 100
In My City 2 1 1 50
My House 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TAYFUR 129 3A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
441,816 395,060 3 4 5 82 5481

Puanı Hesaplanan: 11 30 167 16426

Katılımlar: 7 11 30 167 16450

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 12,57 12,45 11,17

Matematik 15 14 1 14,00 93 11,57 11,00 10,83

Fen 10 9 1 9,00 90 7,71 7,36 6,99

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,29 8,73 7,81

İngilizce 5 4 1 4,00 80 3,57 3,73 3,92

Toplam: 55 47 8 47,00 85 43,71 43,27 40,51

Türkçe BaABACaAbABcCCA

Cevap Anh. A BCABACBACABBCCA

Matematik CbBBAABCACABBAC

Cevap Anh. A CCBBAABCACABBAC

Fen Bilimleri BBABCACBCb

Cevap Anh. A BBABCACBCA

Hayat Bilgisi CACBABcABC

Cevap Anh. A CACBABAABC

İngilizce CBcBC

Cevap Anh. A CBABC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri kullanır 1 1 0 100
Bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Matematik 15 14 1 93

Matematik 15 14 1 93

Paralarımızla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişki 1 0 1 0
Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. 1 1 0 100
Olayların oluş sürelerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Tabloları yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 1 1 0 100
Lira ve kuruş ilişkisini gösterir. 1 1 0 100
Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. 1 1 0 100
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir bütünün  eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir. 1 1 0 100
Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 9 1 90

Fen 10 9 1 90

Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
Çevresindeki varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır. 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Bazı maddelere dokunma,tatma ve koklamanın  zararları 1 1 0 100
Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar. 1 1 0 100
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetlerinin cisimler üzerindeki etkilerini gözlemler 1 1 0 100
Dünya’nın katmanlardan oluştuğuna değinilir. 1 0 1 0

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını açıklar. 1 1 0 100
Kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar. 2 2 0 100
Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Acil bir durum olduğunda ne yapacağını  açıklar. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir. 1 1 0 100
Acil bir durumlarda  kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar. 1 0 1 0
Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir. 1 1 0 100
Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır. 1 1 0 100
Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

My House 1 1 0 100
In My City 2 1 1 50
Transportation 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA SARI 122 3A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
398,178 395,060 6 9 10 117 9031

Puanı Hesaplanan: 11 30 167 16426

Katılımlar: 7 11 30 167 16450

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 12,57 12,45 11,17

Matematik 15 11 4 11,00 73 11,57 11,00 10,83

Fen 10 6 4 6,00 60 7,71 7,36 6,99

Hay.Bil. 10 8 2 8,00 80 8,29 8,73 7,81

İngilizce 5 5 0 5,00 100 3,57 3,73 3,92

Toplam: 55 41 14 41,00 75 43,71 43,27 40,51

Türkçe ACacaAaABCABACB

Cevap Anh. B ACCBBACABCABACB

Matematik CABaAaACBAbBBaC

Cevap Anh. B CABBACACBAABBCC

Fen Bilimleri bCcCACBccB

Cevap Anh. B ACBCACBABB

Hayat Bilgisi CBAbBABCAb

Cevap Anh. B CBAABABCAC

İngilizce CBABC

Cevap Anh. B CBABC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 1 0 1 0
Yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri kullanır 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 1 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bir bütünün  eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 2 0 100
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. 1 1 0 100
Lira ve kuruş ilişkisini gösterir. 1 1 0 100
Tabloları yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 1 1 0 100
Olayların oluş sürelerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. 1 1 0 100
Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar. 1 1 0 100
Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişki 1 0 1 0
Paralarımızla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

Dünya’nın katmanlardan oluştuğuna değinilir. 1 0 1 0
Kuvvetlerinin cisimler üzerindeki etkilerini gözlemler 1 1 0 100
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar. 1 1 0 100
Bazı maddelere dokunma,tatma ve koklamanın  zararları 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır. 1 1 0 100
Çevresindeki varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir. 1 1 0 100
Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir. 1 1 0 100
Acil bir durumlarda  kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar. 1 0 1 0
Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir. 1 1 0 100
Kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar. 2 2 0 100
Acil bir durum olduğunda ne yapacağını  açıklar. 1 1 0 100
Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

Transportation 2 2 0 100
In My City 2 2 0 100
My House 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM TÜRKMEN 123 3A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
405,451 395,060 5 7 8 113 8510

Puanı Hesaplanan: 11 30 167 16426

Katılımlar: 7 11 30 167 16450

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 12,57 12,45 11,17

Matematik 15 12 3 12,00 80 11,57 11,00 10,83

Fen 10 7 3 7,00 70 7,71 7,36 6,99

Hay.Bil. 10 7 3 7,00 70 8,29 8,73 7,81

İngilizce 5 3 2 3,00 60 3,57 3,73 3,92

Toplam: 55 42 13 42,00 76 43,71 43,27 40,51

Türkçe ACCBBACABbABAaB

Cevap Anh. B ACCBBACABCABACB

Matematik CABBcaACBAABBaC

Cevap Anh. B CABBACACBAABBCC

Fen Bilimleri baBCACBcBB

Cevap Anh. B ACBCACBABB

Hayat Bilgisi CBAbBAcCcC

Cevap Anh. B CBAABABCAC

İngilizce CBcaC

Cevap Anh. B CBABC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri kullanır 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 1 1 50
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 0 1 0
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bir bütünün  eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. 1 1 0 100
Lira ve kuruş ilişkisini gösterir. 1 1 0 100
Tabloları yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 1 1 0 100
Olayların oluş sürelerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. 1 1 0 100
Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar. 1 1 0 100
Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişki 1 0 1 0
Paralarımızla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

Dünya’nın katmanlardan oluştuğuna değinilir. 1 0 1 0
Kuvvetlerinin cisimler üzerindeki etkilerini gözlemler 1 0 1 0
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar. 1 1 0 100
Bazı maddelere dokunma,tatma ve koklamanın  zararları 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır. 1 1 0 100
Çevresindeki varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir. 1 1 0 100
Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir. 1 1 0 100
Acil bir durumlarda  kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar. 1 0 1 0
Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir. 1 1 0 100
Kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar. 2 1 1 50
Acil bir durum olduğunda ne yapacağını  açıklar. 1 0 1 0
Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

Transportation 2 2 0 100
In My City 2 0 2 0
My House 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ SARI 125 3A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
449,089 395,060 1 2 3 76 4751

Puanı Hesaplanan: 11 30 167 16426

Katılımlar: 7 11 30 167 16450

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 14,00 93 12,57 12,45 11,17

Matematik 15 12 3 12,00 80 11,57 11,00 10,83

Fen 10 10 0 10,00 100 7,71 7,36 6,99

Hay.Bil. 10 8 2 8,00 80 8,29 8,73 7,81

İngilizce 5 4 1 4,00 80 3,57 3,73 3,92

Toplam: 55 48 7 48,00 87 43,71 43,27 40,51

Türkçe ACCBcACABCABACB

Cevap Anh. B ACCBBACABCABACB

Matematik CABBcbACBAABBbC

Cevap Anh. B CABBACACBAABBCC

Fen Bilimleri ACBCACBABB

Cevap Anh. B ACBCACBABB

Hayat Bilgisi CBcAcABCAC

Cevap Anh. B CBAABABCAC

İngilizce CBABb

Cevap Anh. B CBABC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri kullanır 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 1 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bir bütünün  eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. 1 1 0 100
Lira ve kuruş ilişkisini gösterir. 1 1 0 100
Tabloları yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 1 1 0 100
Olayların oluş sürelerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. 1 1 0 100
Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar. 1 1 0 100
Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişki 1 0 1 0
Paralarımızla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 10 0 100

Fen 10 10 0 100

Dünya’nın katmanlardan oluştuğuna değinilir. 1 1 0 100
Kuvvetlerinin cisimler üzerindeki etkilerini gözlemler 1 1 0 100
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar. 1 1 0 100
Bazı maddelere dokunma,tatma ve koklamanın  zararları 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır. 1 1 0 100
Çevresindeki varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir. 1 1 0 100
Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir. 1 0 1 0
Acil bir durumlarda  kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir. 1 0 1 0
Kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar. 2 2 0 100
Acil bir durum olduğunda ne yapacağını  açıklar. 1 1 0 100
Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

Transportation 2 2 0 100
In My City 2 2 0 100
My House 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÜL TÜR MEN 127 3A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
369,086 395,060 7 10 12 128 10808

Puanı Hesaplanan: 11 30 167 16426

Katılımlar: 7 11 30 167 16450

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 12,57 12,45 11,17

Matematik 15 9 6 9,00 60 11,57 11,00 10,83

Fen 10 4 6 4,00 40 7,71 7,36 6,99

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,29 8,73 7,81

İngilizce 5 2 3 2,00 40 3,57 3,73 3,92

Toplam: 55 37 18 37,00 67 43,71 43,27 40,51

Türkçe BCABAaBACAcBCCA

Cevap Anh. A BCABACBACABBCCA

Matematik CaBacABCAabcBAC

Cevap Anh. A CCBBAABCACABBAC

Fen Bilimleri BBcaacbBaA

Cevap Anh. A BBABCACBCA

Hayat Bilgisi CbCBABAABC

Cevap Anh. A CACBABAABC

İngilizce CBbcb

Cevap Anh. A CBABC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri kullanır 1 0 1 0
Bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Matematik 15 9 6 60

Matematik 15 9 6 60

Paralarımızla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişki 1 0 1 0
Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. 1 0 1 0
Olayların oluş sürelerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tabloları yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 1 1 0 100
Lira ve kuruş ilişkisini gösterir. 1 1 0 100
Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. 1 1 0 100
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir bütünün  eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir. 1 1 0 100
Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
Çevresindeki varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır. 1 0 1 0
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 0 1 0
Bazı maddelere dokunma,tatma ve koklamanın  zararları 1 0 1 0
Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar. 1 0 1 0
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetlerinin cisimler üzerindeki etkilerini gözlemler 1 0 1 0
Dünya’nın katmanlardan oluştuğuna değinilir. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını açıklar. 1 1 0 100
Kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar. 2 1 1 50
Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Acil bir durum olduğunda ne yapacağını  açıklar. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir. 1 1 0 100
Acil bir durumlarda  kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir. 1 1 0 100
Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır. 1 1 0 100
Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

My House 1 1 0 100
In My City 2 1 1 50
Transportation 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RAM ZAN EFE SARI 130 3A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
449,089 395,060 1 2 3 76 4751

Puanı Hesaplanan: 11 30 167 16426

Katılımlar: 7 11 30 167 16450

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 14,00 93 12,57 12,45 11,17

Matematik 15 12 3 12,00 80 11,57 11,00 10,83

Fen 10 10 0 10,00 100 7,71 7,36 6,99

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 8,29 8,73 7,81

İngilizce 5 3 2 3,00 60 3,57 3,73 3,92

Toplam: 55 48 7 48,00 87 43,71 43,27 40,51

Türkçe BCABACBAbABBCCA

Cevap Anh. A BCABACBACABBCCA

Matematik CbBBcABCACABaAC

Cevap Anh. A CCBBAABCACABBAC

Fen Bilimleri BBABCACBCA

Cevap Anh. A BBABCACBCA

Hayat Bilgisi CACBAcAABC

Cevap Anh. A CACBABAABC

İngilizce CBAca

Cevap Anh. A CBABC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 14 1 93

Türkçe 15 14 1 93

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri kullanır 1 1 0 100
Bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Paralarımızla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişki 1 0 1 0
Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar. 1 1 0 100
Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. 1 1 0 100
Olayların oluş sürelerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Tabloları yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler. 1 1 0 100
Lira ve kuruş ilişkisini gösterir. 1 1 0 100
Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır. 1 1 0 100
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir bütünün  eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir. 1 1 0 100
Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 10 0 100

Fen 10 10 0 100

Duyu organlarını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. 1 1 0 100
Çevresindeki varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Yaşadığı çevrenin temizliğinde aktif görev alır. 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Bazı maddelere dokunma,tatma ve koklamanın  zararları 1 1 0 100
Bir bitkinin yaşam döngüsüne ait gözlem sonuçlarını sunar. 1 1 0 100
Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Kuvvetlerinin cisimler üzerindeki etkilerini gözlemler 1 1 0 100
Dünya’nın katmanlardan oluştuğuna değinilir. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını açıklar. 1 1 0 100
Kazaları önlemek için alınması gereken tedbirleri açıklar. 2 2 0 100
Oyun alanlarındaki araçları güvenli bir şekilde kullanır. 1 1 0 100
Acil bir durum olduğunda ne yapacağını  açıklar. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir. 1 0 1 0
Acil bir durumlarda  kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar. 1 1 0 100
Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir. 1 1 0 100
Trafik işaretleri ve işaret levhalarını tanıtır. 1 1 0 100
Trafikte kurallara uymanın gerekliliğine örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

My House 1 1 0 100
In My City 2 2 0 100
Transportation 2 0 2 0
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