
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KADINHANI Söğütözü İlkokulu 4. SINIF KDS - 5 11 49 411 15688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,31 9 5 9,33 6 4 6,10 6 3 6,48 3 2 3,24 4 1 3,70 38 21 38,16 353,740

Okul Ortalaması 8 7 8,45 10 4 10,45 6 4 5,91 6 3 6,36 2 3 2,27 3 2 3,27 37 23 36,71 345,000

KATILIMLAR

1 26 HAVVA NUR SARI 4A 15 0 15,00 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 60 0 60,00 500,000 1 1 1 1 1
% 0,01

2 141 EMİNE KOÇAK 4A 11 4 11,00 13 1 13,00 8 2 8,00 9 1 9,00 3 2 3,00 4 1 4,00 48 11 48,00 420,080 2 2 12 100 3989
% 25

3 134 TAHA SARI 4A 13 2 13,00 13 2 13,00 4 6 4,00 7 3 7,00 5 0 5,00 5 0 5,00 47 13 47,00 413,420 3 3 15 119 4474
% 29

4 140 NİSA NUR AKA 4A 13 2 13,00 10 4 10,00 7 3 7,00 7 3 7,00 2 3 2,00 5 0 5,00 44 15 44,00 393,440 4 4 19 157 5761
% 37

5 143 MEHMET EFE KÜÇÜKTAŞ4A 8 7 8,00 14 1 14,00 4 6 4,00 5 5 5,00 2 3 2,00 3 2 3,00 36 24 36,00 340,160 5 5 28 248 8943
% 57

6 42 TALHA GÜR 4A 5 10 5,00 11 4 11,00 6 4 6,00 9 1 9,00 2 3 2,00 3 2 3,00 36 24 36,00 340,160 5 5 28 248 8943
% 57

7 138 RAMAZAN EFE KUŞCU 4A 8 7 8,00 10 5 10,00 5 5 5,00 6 3 6,00 4 1 4,00 3 1 3,00 36 22 36,00 340,160 5 5 28 248 8943
% 57

8 30 MÜCAHİT SARI 4A 8 7 8,00 7 8 7,00 6 4 6,00 6 4 6,00 2 3 2,00 2 3 2,00 31 29 31,00 306,860 8 8 37 305 10652
% 68

9 0 UFUK TARIK KÜÇÜKTAŞ 4 11 4,00 7 8 7,00 5 5 5,00 5 5 5,00 0 5 0,00 3 2 3,00 24 36 24,00 260,240 1 9 41 356 12761
% 81

10 27 ONUR AKBAŞ 4A 5 10 5,00 8 7 8,00 4 5 4,00 3 6 3,00 0 5 0,00 1 4 1,00 21 37 21,00 240,260 9 10 44 370 13591
% 87

11 36 ŞEFİKA AKBAŞ 4A 3 12 3,00 7 8 7,00 6 4 6,00 3 7 3,00 0 5 0,00 2 3 2,00 21 39 21,00 240,260 9 10 44 370 13591
% 87
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SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK TARIK KÜÇÜKTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
260,240 353,740 1 9 41 356 12761

Puanı Hesaplanan: 11 49 411 15674

Katılımlar: 1 11 49 411 15688

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 4,00 8,45 9,31

Matematik 15 7 8 7,00 47 7,00 10,45 9,33

Fen 10 5 5 5,00 50 5,00 5,91 6,10

Sosyal Bilgiler 10 5 5 5,00 50 5,00 6,36 6,48

İngilizce 5 0 5 0,00 0 0,00 2,27 3,24

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 3,00 3,27 3,70

Toplam: 60 24 36 24,00 40 24,00 36,73 38,01

Türkçe DCdccAcddacbaaD

Cevap Anh. B DCCBBADBADAABCD

Matematik AcbdaCBcBbCBabD

Cevap Anh. B ABDACCBDBACBCAD

Fen Bilimleri AccbbCBdCD

Cevap Anh. B ABDADCBACD

Sosyal Bilgiler dAcaCbcCAC

Cevap Anh. B BAADCDBCAC

İngilizce bdcdc

Cevap Anh. B CBDAB

Din Kültürü BcCBd

Cevap Anh. B BDCBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Görsel okuma 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 0 1 0
Kelimelerin eş ve zıt  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. (Olayların oluş sırası) 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.(sayı doğ.) 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
Sütun grafiğinde verilen bilgileri kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştırır 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Sütun grafiğini oluşturur. 1 1 0 100
Eş küplerle  modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar. 1 1 0 100
Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir. 1 0 1 0
Işık kirliliğinin, doğal hayata olumsuz etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 1 0 100
Maddeyi Niteleyen Temel Özelikler 1 1 0 100
Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların Ayrılmasında Kullanılan Yöntemler 1 1 0 100
Maddeleri Saf ve Karışım Şeklinde Sınıflandırma 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir 1 1 0 100
Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. 2 1 1 50
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin  zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının ve Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100

İngilizce 5 0 5 0

İngilizce 5 0 5 0

My Clothes 2 0 2 0
Jobs 2 0 2 0
Fun With Science 1 0 1 0

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Güzel Ahlaklı Olmada Dinin Rolü 1 1 0 100
Kuran-ı Kerim 1 0 1 0
İslamın İnanç Esasaları 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in Ailesi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KOÇAK 141 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
420,080 353,740 2 2 12 100 3989

Puanı Hesaplanan: 11 49 411 15674

Katılımlar: 10 11 49 411 15688

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 8,90 8,45 9,31

Matematik 15 13 1 13,00 87 10,80 10,45 9,33

Fen 10 8 2 8,00 80 6,00 5,91 6,10

Sosyal Bilgiler 10 9 1 9,00 90 6,50 6,36 6,48

İngilizce 5 3 2 3,00 60 2,50 2,27 3,24

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 3,30 3,27 3,70

Toplam: 60 48 11 48,00 80 38,00 36,73 38,01

Türkçe DCaBBADBAadABdD

Cevap Anh. B DCCBBADBADAABCD

Matematik ABDACCBDB dBCAD

Cevap Anh. B ABDACCBDBACBCAD

Fen Bilimleri ABbcDCBACD

Cevap Anh. B ABDADCBACD

Sosyal Bilgiler BAAbCDBCAC

Cevap Anh. B BAADCDBCAC

İngilizce aBDAa

Cevap Anh. B CBDAB

Din Kültürü BDCBc

Cevap Anh. B BDCBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Görsel okuma 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 0 1 0
Kelimelerin eş ve zıt  anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. (Olayların oluş sırası) 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100

Matematik 15 13 1 87

Matematik 15 13 1 87

Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.(sayı doğ.) 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
Sütun grafiğinde verilen bilgileri kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştırır 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 0 0
Sütun grafiğini oluşturur. 1 0 1 0
Eş küplerle  modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 8 2 80

Fen 10 8 2 80

Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar. 1 1 0 100
Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir. 1 1 0 100
Işık kirliliğinin, doğal hayata olumsuz etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 1 0 100
Maddeyi Niteleyen Temel Özelikler 1 1 0 100
Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların Ayrılmasında Kullanılan Yöntemler 1 1 0 100
Maddeleri Saf ve Karışım Şeklinde Sınıflandırma 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir 1 1 0 100
Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. 2 2 0 100
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin  zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının ve Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

My Clothes 2 1 1 50
Jobs 2 2 0 100
Fun With Science 1 0 1 0

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

Güzel Ahlaklı Olmada Dinin Rolü 1 1 0 100
Kuran-ı Kerim 1 1 0 100
İslamın İnanç Esasaları 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in Ailesi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA NUR SARI 26 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
500,000 353,740 1 1 1 1 1

Puanı Hesaplanan: 11 49 411 15674

Katılımlar: 10 11 49 411 15688

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 8,90 8,45 9,31

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,80 10,45 9,33

Fen 10 10 0 10,00 100 6,00 5,91 6,10

Sosyal Bilgiler 10 10 0 10,00 100 6,50 6,36 6,48

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,50 2,27 3,24

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 3,30 3,27 3,70

Toplam: 60 60 0 60,00 100 38,00 36,73 38,01

Türkçe DCBAADABDABBCCD

Cevap Anh. A DCBAADABDABBCCD

Matematik DACBCABDBCCADBA

Cevap Anh. A DACBCABDBCCADBA

Fen Bilimleri DCABCDADBA

Cevap Anh. A DCABCDADBA

Sosyal Bilgiler CACBDCDAAB

Cevap Anh. A CACBDCDAAB

İngilizce BADBC

Cevap Anh. A BADBC

Din Kültürü ABCDB

Cevap Anh. A ABCDB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 15 0 100

Türkçe 15 15 0 100

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. (Olayların oluş sırası) 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Kelimelerin eş ve zıt  anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Görsel okuma 1 1 0 100

Matematik 15 15 0 100

Matematik 15 15 0 100

Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eş küplerle  modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Sütun grafiğini oluşturur. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştırır 1 1 0 100
Sütun grafiğinde verilen bilgileri kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.(sayı doğ.) 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 10 0 100

Fen 10 10 0 100

Maddeleri Saf ve Karışım Şeklinde Sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımların Ayrılmasında Kullanılan Yöntemler 1 1 0 100
Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddeyi Niteleyen Temel Özelikler 1 1 0 100
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 1 0 100
Işık kirliliğinin, doğal hayata olumsuz etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir. 1 1 0 100
Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100

Millî Mücadele kahramanlarının ve Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. 2 2 0 100
Teknolojik ürünlerin  zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 1 0 100
Kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

Fun With Science 1 1 0 100
Jobs 2 2 0 100
My Clothes 2 2 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Hz. Muhammed'in Ailesi 1 1 0 100
İslamın İnanç Esasaları 2 2 0 100
Kuran-ı Kerim 1 1 0 100
Güzel Ahlaklı Olmada Dinin Rolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE KÜÇÜKTAŞ 143 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,160 353,740 5 5 28 248 8943

Puanı Hesaplanan: 11 49 411 15674

Katılımlar: 10 11 49 411 15688

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 8,90 8,45 9,31

Matematik 15 14 1 14,00 93 10,80 10,45 9,33

Fen 10 4 6 4,00 40 6,00 5,91 6,10

Sosyal Bilgiler 10 5 5 5,00 50 6,50 6,36 6,48

İngilizce 5 2 3 2,00 40 2,50 2,27 3,24

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 3,30 3,27 3,70

Toplam: 60 36 24 36,00 60 38,00 36,73 38,01

Türkçe DaBAAaAdbbaBaCD

Cevap Anh. A DCBAADABDABBCCD

Matematik DAaBCABDBCCADBA

Cevap Anh. A DACBCABDBCCADBA

Fen Bilimleri DbAcbbdbBA

Cevap Anh. A DCABCDADBA

Sosyal Bilgiler CACaadbAbB

Cevap Anh. A CACBDCDAAB

İngilizce BAaaa

Cevap Anh. A BADBC

Din Kültürü ABCac

Cevap Anh. A ABCDB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. (Olayların oluş sırası) 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Kelimelerin eş ve zıt  anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Görsel okuma 1 1 0 100

Matematik 15 14 1 93

Matematik 15 14 1 93

Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eş küplerle  modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Sütun grafiğini oluşturur. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştırır 1 1 0 100
Sütun grafiğinde verilen bilgileri kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.(sayı doğ.) 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

Maddeleri Saf ve Karışım Şeklinde Sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımların Ayrılmasında Kullanılan Yöntemler 1 0 1 0
Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddeyi Niteleyen Temel Özelikler 1 0 1 0
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Işık kirliliğinin, doğal hayata olumsuz etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir. 1 1 0 100
Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Millî Mücadele kahramanlarının ve Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. 2 1 1 50
Teknolojik ürünlerin  zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 0 1 0
Kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

Fun With Science 1 1 0 100
Jobs 2 1 1 50
My Clothes 2 0 2 0

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in Ailesi 1 1 0 100
İslamın İnanç Esasaları 2 2 0 100
Kuran-ı Kerim 1 0 1 0
Güzel Ahlaklı Olmada Dinin Rolü 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCAHİT SARI 30 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
306,860 353,740 8 8 37 305 10652

Puanı Hesaplanan: 11 49 411 15674

Katılımlar: 10 11 49 411 15688

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 8,90 8,45 9,31

Matematik 15 7 8 7,00 47 10,80 10,45 9,33

Fen 10 6 4 6,00 60 6,00 5,91 6,10

Sosyal Bilgiler 10 6 4 6,00 60 6,50 6,36 6,48

İngilizce 5 2 3 2,00 40 2,50 2,27 3,24

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 3,30 3,27 3,70

Toplam: 60 31 29 31,00 52 38,00 36,73 38,01

Türkçe DCacBADaAaAbaCa

Cevap Anh. B DCCBBADBADAABCD

Matematik ABcdbCBcBbCBada

Cevap Anh. B ABDACCBDBACBCAD

Fen Bilimleri ABccaCcACD

Cevap Anh. B ABDADCBACD

Sosyal Bilgiler BAcaCaaCAC

Cevap Anh. B BAADCDBCAC

İngilizce bcDAc

Cevap Anh. B CBDAB

Din Kültürü abCdA

Cevap Anh. B BDCBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Görsel okuma 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 0 1 0
Kelimelerin eş ve zıt  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. (Olayların oluş sırası) 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 0 1 0
Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.(sayı doğ.) 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
Sütun grafiğinde verilen bilgileri kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştırır 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Sütun grafiğini oluşturur. 1 1 0 100
Eş küplerle  modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar. 1 1 0 100
Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir. 1 1 0 100
Işık kirliliğinin, doğal hayata olumsuz etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 1 0 100
Maddeyi Niteleyen Temel Özelikler 1 0 1 0
Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların Ayrılmasında Kullanılan Yöntemler 1 1 0 100
Maddeleri Saf ve Karışım Şeklinde Sınıflandırma 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Sosyal Bilgiler 10 6 4 60

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir 1 1 0 100
Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. 2 1 1 50
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin  zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının ve Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

My Clothes 2 0 2 0
Jobs 2 2 0 100
Fun With Science 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Güzel Ahlaklı Olmada Dinin Rolü 1 0 1 0
Kuran-ı Kerim 1 0 1 0
İslamın İnanç Esasaları 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in Ailesi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR AKA 140 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,440 353,740 4 4 19 157 5761

Puanı Hesaplanan: 11 49 411 15674

Katılımlar: 10 11 49 411 15688

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 8,90 8,45 9,31

Matematik 15 10 4 10,00 67 10,80 10,45 9,33

Fen 10 7 3 7,00 70 6,00 5,91 6,10

Sosyal Bilgiler 10 7 3 7,00 70 6,50 6,36 6,48

İngilizce 5 2 3 2,00 40 2,50 2,27 3,24

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 3,30 3,27 3,70

Toplam: 60 44 15 44,00 73 38,00 36,73 38,01

Türkçe DaBAADABDABaCCD

Cevap Anh. A DCBAADABDABBCCD

Matematik DbbBCcBDBCaA BA

Cevap Anh. A DACBCABDBCCADBA

Fen Bilimleri DCABCabcBA

Cevap Anh. A DCABCDADBA

Sosyal Bilgiler CACaaCaAAB

Cevap Anh. A CACBDCDAAB

İngilizce cADdb

Cevap Anh. A BADBC

Din Kültürü ABCDB

Cevap Anh. A ABCDB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. (Olayların oluş sırası) 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Kelimelerin eş ve zıt  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Görsel okuma 1 1 0 100

Matematik 15 10 4 67

Matematik 15 10 4 67

Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Eş küplerle  modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Sütun grafiğini oluşturur. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştırır 1 1 0 100
Sütun grafiğinde verilen bilgileri kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.(sayı doğ.) 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 0 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

Maddeleri Saf ve Karışım Şeklinde Sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımların Ayrılmasında Kullanılan Yöntemler 1 1 0 100
Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddeyi Niteleyen Temel Özelikler 1 1 0 100
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Işık kirliliğinin, doğal hayata olumsuz etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir. 1 1 0 100
Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Millî Mücadele kahramanlarının ve Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. 2 1 1 50
Teknolojik ürünlerin  zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 0 1 0
Kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

Fun With Science 1 0 1 0
Jobs 2 2 0 100
My Clothes 2 0 2 0

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Hz. Muhammed'in Ailesi 1 1 0 100
İslamın İnanç Esasaları 2 2 0 100
Kuran-ı Kerim 1 1 0 100
Güzel Ahlaklı Olmada Dinin Rolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR AKBAŞ 27 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,260 353,740 9 10 44 370 13591

Puanı Hesaplanan: 11 49 411 15674

Katılımlar: 10 11 49 411 15688

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 8,90 8,45 9,31

Matematik 15 8 7 8,00 53 10,80 10,45 9,33

Fen 10 4 5 4,00 40 6,00 5,91 6,10

Sosyal Bilgiler 10 3 6 3,00 30 6,50 6,36 6,48

İngilizce 5 0 5 0,00 0 2,50 2,27 3,24

Din K.ve A.B. 5 1 4 1,00 20 3,30 3,27 3,70

Toplam: 60 21 37 21,00 35 38,00 36,73 38,01

Türkçe DCCaBdacAadbcbb

Cevap Anh. B DCCBBADBADAABCD

Matematik AcDAbbBDcdCBdbD

Cevap Anh. B ABDACCBDBACBCAD

Fen Bilimleri ABbdcCcAb 

Cevap Anh. B ABDADCBACD

Sosyal Bilgiler BbdDacB dd

Cevap Anh. B BAADCDBCAC

İngilizce acbda

Cevap Anh. B CBDAB

Din Kültürü dabcA

Cevap Anh. B BDCBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Görsel okuma 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Kelimelerin eş ve zıt  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. (Olayların oluş sırası) 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

Matematik 15 8 7 53

Matematik 15 8 7 53

Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.(sayı doğ.) 1 0 1 0
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
Sütun grafiğinde verilen bilgileri kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştırır 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Sütun grafiğini oluşturur. 1 1 0 100
Eş küplerle  modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 4 5 40

Fen 10 4 5 40

Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar. 1 1 0 100
Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir. 1 1 0 100
Işık kirliliğinin, doğal hayata olumsuz etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 1 0 100
Maddeyi Niteleyen Temel Özelikler 1 0 1 0
Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların Ayrılmasında Kullanılan Yöntemler 1 0 1 0
Maddeleri Saf ve Karışım Şeklinde Sınıflandırma 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 3 6 30

Sosyal Bilgiler 10 3 6 30

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
Kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir 1 0 1 0
Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. 2 0 2 0
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin  zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Millî Mücadele kahramanlarının ve Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0

İngilizce 5 0 5 0

İngilizce 5 0 5 0

My Clothes 2 0 2 0
Jobs 2 0 2 0
Fun With Science 1 0 1 0

Din Kültürü 5 1 4 20

Din K.ve A.B. 5 1 4 20

Güzel Ahlaklı Olmada Dinin Rolü 1 0 1 0
Kuran-ı Kerim 1 0 1 0
İslamın İnanç Esasaları 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in Ailesi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN EFE KUŞCU 138 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,160 353,740 5 5 28 248 8943

Puanı Hesaplanan: 11 49 411 15674

Katılımlar: 10 11 49 411 15688

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 8,90 8,45 9,31

Matematik 15 10 5 10,00 67 10,80 10,45 9,33

Fen 10 5 5 5,00 50 6,00 5,91 6,10

Sosyal Bilgiler 10 6 3 6,00 60 6,50 6,36 6,48

İngilizce 5 4 1 4,00 80 2,50 2,27 3,24

Din K.ve A.B. 5 3 1 3,00 60 3,30 3,27 3,70

Toplam: 60 36 22 36,00 60 38,00 36,73 38,01

Türkçe DCdaBADdADddcCc

Cevap Anh. B DCCBBADBADAABCD

Matematik AdDACCBccbCBCbD

Cevap Anh. B ABDACCBDBACBCAD

Fen Bilimleri bBbcbCBAbD

Cevap Anh. B ABDADCBACD

Sosyal Bilgiler BAbbCDB cC

Cevap Anh. B BAADCDBCAC

İngilizce CBaAB

Cevap Anh. B CBDAB

Din Kültürü  cCBA

Cevap Anh. B BDCBA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Görsel okuma 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 0 1 0
Kelimelerin eş ve zıt  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. (Olayların oluş sırası) 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.(sayı doğ.) 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
Sütun grafiğinde verilen bilgileri kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştırır 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Sütun grafiğini oluşturur. 1 1 0 100
Eş küplerle  modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar. 1 0 1 0
Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir. 1 1 0 100
Işık kirliliğinin, doğal hayata olumsuz etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 1 0 100
Maddeyi Niteleyen Temel Özelikler 1 1 0 100
Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Karışımların Ayrılmasında Kullanılan Yöntemler 1 0 1 0
Maddeleri Saf ve Karışım Şeklinde Sınıflandırma 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 6 3 60

Sosyal Bilgiler 10 6 3 60

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir 1 1 0 100
Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. 2 1 1 50
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 1 0 100
Teknolojik ürünlerin  zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 0 0
Millî Mücadele kahramanlarının ve Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

My Clothes 2 2 0 100
Jobs 2 1 1 50
Fun With Science 1 1 0 100

Din Kültürü 5 3 1 60

Din K.ve A.B. 5 3 1 60

Güzel Ahlaklı Olmada Dinin Rolü 1 0 0 0
Kuran-ı Kerim 1 0 1 0
İslamın İnanç Esasaları 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in Ailesi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEFİKA AKBAŞ 36 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,260 353,740 9 10 44 370 13591

Puanı Hesaplanan: 11 49 411 15674

Katılımlar: 10 11 49 411 15688

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 8,90 8,45 9,31

Matematik 15 7 8 7,00 47 10,80 10,45 9,33

Fen 10 6 4 6,00 60 6,00 5,91 6,10

Sosyal Bilgiler 10 3 7 3,00 30 6,50 6,36 6,48

İngilizce 5 0 5 0,00 0 2,50 2,27 3,24

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 3,30 3,27 3,70

Toplam: 60 21 39 21,00 35 38,00 36,73 38,01

Türkçe DdaccAbBcabccdc

Cevap Anh. B DCCBBADBADAABCD

Matematik bacAbCBaBdCaaAD

Cevap Anh. B ABDACCBDBACBCAD

Fen Bilimleri bBDcDCBdaD

Cevap Anh. B ABDADCBACD

Sosyal Bilgiler BAbcbbcbbC

Cevap Anh. B BAADCDBCAC

İngilizce aacdd

Cevap Anh. B CBDAB

Din Kültürü abCBd

Cevap Anh. B BDCBA

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Görsel okuma 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 0 1 0
Kelimelerin eş ve zıt  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. (Olayların oluş sırası) 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0

Matematik 15 7 8 47

Matematik 15 7 8 47

Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.(sayı doğ.) 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
Sütun grafiğinde verilen bilgileri kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştırır 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 0 1 0
Sütun grafiğini oluşturur. 1 1 0 100
Eş küplerle  modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar. 1 0 1 0
Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir. 1 1 0 100
Işık kirliliğinin, doğal hayata olumsuz etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 1 0 100
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 1 0 100
Maddeyi Niteleyen Temel Özelikler 1 1 0 100
Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Karışımların Ayrılmasında Kullanılan Yöntemler 1 0 1 0
Maddeleri Saf ve Karışım Şeklinde Sınıflandırma 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 0 1 0
Kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir 1 0 1 0
Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. 2 0 2 0
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 0 1 0
Teknolojik ürünlerin  zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının ve Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100

İngilizce 5 0 5 0

İngilizce 5 0 5 0

My Clothes 2 0 2 0
Jobs 2 0 2 0
Fun With Science 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Güzel Ahlaklı Olmada Dinin Rolü 1 0 1 0
Kuran-ı Kerim 1 0 1 0
İslamın İnanç Esasaları 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in Ailesi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA SARI 134 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
413,420 353,740 3 3 15 119 4474

Puanı Hesaplanan: 11 49 411 15674

Katılımlar: 10 11 49 411 15688

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 8,90 8,45 9,31

Matematik 15 13 2 13,00 87 10,80 10,45 9,33

Fen 10 4 6 4,00 40 6,00 5,91 6,10

Sosyal Bilgiler 10 7 3 7,00 70 6,50 6,36 6,48

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,50 2,27 3,24

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 3,30 3,27 3,70

Toplam: 60 47 13 47,00 78 38,00 36,73 38,01

Türkçe DCBcAaABDABBCCD

Cevap Anh. A DCBAADABDABBCCD

Matematik DACBCAcDBCbADBA

Cevap Anh. A DACBCABDBCCADBA

Fen Bilimleri aCAdCbbDdb

Cevap Anh. A DCABCDADBA

Sosyal Bilgiler bACBDCDdcB

Cevap Anh. A CACBDCDAAB

İngilizce BADBC

Cevap Anh. A BADBC

Din Kültürü ABCDB

Cevap Anh. A ABCDB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. (Olayların oluş sırası) 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Kelimelerin eş ve zıt  anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Görsel okuma 1 1 0 100

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eş küplerle  modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Sütun grafiğini oluşturur. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştırır 1 0 1 0
Sütun grafiğinde verilen bilgileri kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.(sayı doğ.) 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 4 6 40

Fen 10 4 6 40

Maddeleri Saf ve Karışım Şeklinde Sınıflandırma 1 0 1 0
Karışımların Ayrılmasında Kullanılan Yöntemler 1 1 0 100
Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddeyi Niteleyen Temel Özelikler 1 0 1 0
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Işık kirliliğinin, doğal hayata olumsuz etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir. 1 0 1 0
Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Millî Mücadele kahramanlarının ve Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 0 1 0
Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. 2 2 0 100
Teknolojik ürünlerin  zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 1 0 100
Kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 0 1 0
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

Fun With Science 1 1 0 100
Jobs 2 2 0 100
My Clothes 2 2 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Hz. Muhammed'in Ailesi 1 1 0 100
İslamın İnanç Esasaları 2 2 0 100
Kuran-ı Kerim 1 1 0 100
Güzel Ahlaklı Olmada Dinin Rolü 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 5

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA GÜR 42 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
340,160 353,740 5 5 28 248 8943

Puanı Hesaplanan: 11 49 411 15674

Katılımlar: 10 11 49 411 15688

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 5,00 33 8,90 8,45 9,31

Matematik 15 11 4 11,00 73 10,80 10,45 9,33

Fen 10 6 4 6,00 60 6,00 5,91 6,10

Sosyal Bilgiler 10 9 1 9,00 90 6,50 6,36 6,48

İngilizce 5 2 3 2,00 40 2,50 2,27 3,24

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 3,30 3,27 3,70

Toplam: 60 36 24 36,00 60 38,00 36,73 38,01

Türkçe cdccbcbacABBaCD

Cevap Anh. A DCBAADABDABBCCD

Matematik DbCBCAcDBCdADBb

Cevap Anh. A DACBCABDBCCADBA

Fen Bilimleri DaABCbbcBA

Cevap Anh. A DCABCDADBA

Sosyal Bilgiler CACBDCDAbB

Cevap Anh. A CACBDCDAAB

İngilizce cAcBb

Cevap Anh. A BADBC

Din Kültürü dBCcB

Cevap Anh. A ABCDB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 5 10 33

Türkçe 15 5 10 33

Okuduğu metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır. (Olayların oluş sırası) 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Kısaltmaları ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Kelimelerin eş ve zıt  anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Görsel okuma 1 1 0 100

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirir. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Eş küplerle  modellere uygun basit yapılar oluşturur. 1 1 0 100
Sütun grafiğini oluşturur. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. 1 1 0 100
Paydaları Eşit Kesirleri Karşılaştırır 1 0 1 0
Sütun grafiğinde verilen bilgileri kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Açınımı verilen küpü oluşturur. 1 1 0 100
Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.(sayı doğ.) 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 1 1 0 100
Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

Maddeleri Saf ve Karışım Şeklinde Sınıflandırma 1 1 0 100
Karışımların Ayrılmasında Kullanılan Yöntemler 1 0 1 0
Geçmişte ve günümüzde kullanılan aydınlatma araçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Maddeyi Niteleyen Temel Özelikler 1 1 0 100
Kuvvetin cizimler üzerindeki etkisini keşfeder 1 1 0 100
Mıknatısların günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir. 1 0 1 0
Farklı maddelerin kütle ve hacimlerini ölçerek karşılaştırır. 1 0 1 0
Işık kirliliğinin, doğal hayata olumsuz etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Aynı maddenin farklı hâllerine örnekler verir. 1 1 0 100
Uygun aydınlatma hakkında araştırma yapar. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Millî Mücadele kahramanlarının ve Millî Mücadele’nin önemini kavrar. 1 1 0 100
Ailesi ve yakın çevresindeki başlıca ekonomik faaliyetleri tanır. 2 2 0 100
Teknolojik ürünlerin  zaman içerisindeki gelişimini araştırır. 1 1 0 100
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 1 0 100
Kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikirler geliştirir 1 1 0 100
Doğal afetlere yönelik gerekli hazırlıkları yapar. 1 1 0 100
İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar. 1 1 0 100
Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

Fun With Science 1 0 1 0
Jobs 2 1 1 50
My Clothes 2 1 1 50

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in Ailesi 1 0 1 0
İslamın İnanç Esasaları 2 2 0 100
Kuran-ı Kerim 1 0 1 0
Güzel Ahlaklı Olmada Dinin Rolü 1 1 0 100
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