
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KADINHANI Söğütözü İlkokulu 3. SINIF KDS - 6 9 27 1183 10029

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen Bilimleri Hayat Bilgisi İngilizce

Türkçe Matematik Fen Hay.Bil. İngilizce Toplam Puan Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 4 10,77 10 5 10,29 7 3 6,85 8 2 7,52 4 1 4,16 40 15 39,59 387,120

Okul Ortalaması 11 4 11,00 12 3 12,11 7 3 7,22 6 4 6,44 4 1 4,33 41 14 41,10 398,990

KATILIMLAR

1 120 FADİMENUR AKBAŞ 3A 12 3 12,00 15 0 15,00 8 2 8,00 9 1 9,00 5 0 5,00 49 6 49,00 456,362 1 1 1 331 1808
% 18

2 124 DENİZ KOÇAK 3A 12 3 12,00 13 2 13,00 9 1 9,00 8 2 8,00 5 0 5,00 47 8 47,00 441,816 2 2 3 446 2608
% 26

3 125 MİRAÇ SARI 3A 13 2 13,00 13 2 13,00 5 5 5,00 8 2 8,00 5 0 5,00 44 11 44,00 419,997 3 3 4 604 3879
% 39

4 129 EMRE TAYFUR 3A 12 3 12,00 13 2 13,00 8 2 8,00 7 3 7,00 4 1 4,00 44 11 44,00 419,997 3 3 4 604 3879
% 39

5 122 İLAYDA SARI 3A 10 5 10,00 12 2 12,00 8 2 8,00 6 4 6,00 4 1 4,00 40 14 40,00 390,905 5 5 6 770 5361
% 53

6 127 NEBAHAT TÜRKMEN 3A 10 5 10,00 11 4 11,00 7 3 7,00 7 3 7,00 4 1 4,00 39 16 39,00 383,632 6 6 7 811 5700
% 57

7 131 MEHMET CAN YAĞIZ 3A 12 3 12,00 11 4 11,00 6 4 6,00 6 4 6,00 3 2 3,00 38 17 38,00 376,359 7 7 8 848 6033
% 60

8 121 EMİR EFE TAYFUR 3A 11 4 11,00 11 4 11,00 7 3 7,00 5 5 5,00 4 1 4,00 38 17 38,00 376,359 7 7 8 848 6033
% 60

9 123 MERYEM TÜRKMEN 3A 7 8 7,00 10 5 10,00 7 3 7,00 2 8 2,00 5 0 5,00 31 24 31,00 325,448 9 9 11 1010 7750
% 77
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SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KOÇAK 124 3A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
441,816 387,120 2 2 3 446 2608

Puanı Hesaplanan: 9 27 1183 10021

Katılımlar: 9 9 27 1183 10029

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 11,00 11,00 10,77

Matematik 15 13 2 13,00 87 12,11 12,11 10,29

Fen 10 9 1 9,00 90 7,22 7,22 6,85

Hay.Bil. 10 8 2 8,00 80 6,44 6,44 7,52

İngilizce 5 5 0 5,00 100 4,33 4,33 4,16

Toplam: 55 47 8 47,00 85 41,11 41,11 39,45

Türkçe bCBBACAccCBCABC

Cevap Anh. A ACBBACABACBCABC

Matematik CABBAACCBcbCACB

Cevap Anh. A CABBAACCBBACACB

Fen Bilimleri ACCABBCAcC

Cevap Anh. A ACCABBCABC

Hayat Bilgisi BAACACAaBa

Cevap Anh. A BAACACABBC

İngilizce BAABA

Cevap Anh. A BAABA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Varlıkların niteliklerini bildiren kelimeler 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 0 1 0
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 1 0 100

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

Yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler verir 1 1 0 100
Doğruyu, ışını ve açıyı tanır. 1 1 0 100
Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir. 1 1 0 100
Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın benzer ve farklı yönleri 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler. 1 1 0 100
Geometrik cisimlerin yüzlerini,köşelerini, ayrıtlarını belirtir. 1 1 0 100
Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder. 1 1 0 100
Verilen simetrik şekli simetri doğrusuna göre tamamlar. 1 1 0 100
Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler. 1 1 0 100
Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer. 1 0 1 0
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 9 1 90

Fen 10 9 1 90

Elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevreyi tanır. 1 1 0 100
Yapay bir çevre tasarlar. 1 1 0 100
Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir. 1 1 0 100
Varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır. 1 0 1 0
Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

Ülkemizin yönetim şeklini açıklar. 1 1 0 100
Çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. 1 1 0 100
Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumlulukları arasında ilişki 1 1 0 100
Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur. 1 1 0 100
Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır. 2 1 1 50
Oyun alanlarındaki araçları güvenli şekilde kullanır 1 1 0 100
Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır. 1 0 1 0
Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

In My City 1 1 0 100
Transportation 1 1 0 100
Weather 1 1 0 100
Toys and Gramer 1 1 0 100
My House 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE TAYFUR 121 3A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
376,359 387,120 7 7 8 848 6033

Puanı Hesaplanan: 9 27 1183 10021

Katılımlar: 9 9 27 1183 10029

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 11,00 73 11,00 11,00 10,77

Matematik 15 11 4 11,00 73 12,11 12,11 10,29

Fen 10 7 3 7,00 70 7,22 7,22 6,85

Hay.Bil. 10 5 5 5,00 50 6,44 6,44 7,52

İngilizce 5 4 1 4,00 80 4,33 4,33 4,16

Toplam: 55 38 17 38,00 69 41,11 41,11 39,45

Türkçe CbcCBCABACbBBCc

Cevap Anh. B CABCBCABACABBCA

Matematik BCbCAcBCCAAcBAa

Cevap Anh. B BCACABBCCAABBAC

Fen Bilimleri bBACBBbCaA

Cevap Anh. B CBACBBACCA

Hayat Bilgisi bBaACcCccB

Cevap Anh. B CBBACACAAB

İngilizce bBAAB

Cevap Anh. B ABAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 11 4 73

Türkçe 15 11 4 73

Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Varlıkların niteliklerini bildiren kelimeler 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

Toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer. 1 1 0 100
Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler. 1 1 0 100
Verilen simetrik şekli simetri doğrusuna göre tamamlar. 1 1 0 100
Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder. 1 1 0 100
Geometrik cisimlerin yüzlerini,köşelerini, ayrıtlarını belirtir. 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler. 1 1 0 100
Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın benzer ve farklı yönleri 1 0 1 0
Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir. 1 1 0 100
Doğruyu, ışını ve açıyı tanır. 1 1 0 100
Yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler verir 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir. 1 0 1 0
Yaşadığı çevreyi tanır. 1 1 0 100
Yapay bir çevre tasarlar. 1 0 1 0
Elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 5 5 50

Hay.Bil. 10 5 5 50

Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır. 2 0 2 0
Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır. 1 0 1 0
Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır. 1 1 0 100
Oyun alanlarındaki araçları güvenli şekilde kullanır 1 1 0 100
Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur. 1 1 0 100
Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumlulukları arasında ilişki 1 0 1 0
Çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. 1 0 1 0
Ülkemizin yönetim şeklini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

My House 1 0 1 0
Toys and Gramer 1 1 0 100
Weather 1 1 0 100
Transportation 1 1 0 100
In My City 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TAYFUR 129 3A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
419,997 387,120 3 3 4 604 3879

Puanı Hesaplanan: 9 27 1183 10021

Katılımlar: 9 9 27 1183 10029

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 11,00 11,00 10,77

Matematik 15 13 2 13,00 87 12,11 12,11 10,29

Fen 10 8 2 8,00 80 7,22 7,22 6,85

Hay.Bil. 10 7 3 7,00 70 6,44 6,44 7,52

İngilizce 5 4 1 4,00 80 4,33 4,33 4,16

Toplam: 55 44 11 44,00 80 41,11 41,11 39,45

Türkçe cCBBACABAbBCABb

Cevap Anh. A ACBBACABACBCABC

Matematik CABBAACCBBAbACc

Cevap Anh. A CABBAACCBBACACB

Fen Bilimleri ACbABBCAcC

Cevap Anh. A ACCABBCABC

Hayat Bilgisi cAACACccBC

Cevap Anh. A BAACACABBC

İngilizce BAbBA

Cevap Anh. A BAABA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Varlıkların niteliklerini bildiren kelimeler 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 0 1 0

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

Yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler verir 1 1 0 100
Doğruyu, ışını ve açıyı tanır. 1 1 0 100
Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir. 1 1 0 100
Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın benzer ve farklı yönleri 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler. 1 1 0 100
Geometrik cisimlerin yüzlerini,köşelerini, ayrıtlarını belirtir. 1 1 0 100
Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder. 1 1 0 100
Verilen simetrik şekli simetri doğrusuna göre tamamlar. 1 1 0 100
Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler. 1 1 0 100
Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer. 1 1 0 100
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 8 2 80

Fen 10 8 2 80

Elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevreyi tanır. 1 1 0 100
Yapay bir çevre tasarlar. 1 0 1 0
Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir. 1 1 0 100
Varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır. 1 0 1 0
Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

Ülkemizin yönetim şeklini açıklar. 1 0 1 0
Çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. 1 1 0 100
Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumlulukları arasında ilişki 1 1 0 100
Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur. 1 1 0 100
Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır. 2 2 0 100
Oyun alanlarındaki araçları güvenli şekilde kullanır 1 1 0 100
Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır. 1 0 1 0
Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır. 1 0 1 0
Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

In My City 1 1 0 100
Transportation 1 1 0 100
Weather 1 0 1 0
Toys and Gramer 1 1 0 100
My House 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FADİMENUR AKBAŞ 120 3A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
456,362 387,120 1 1 1 331 1808

Puanı Hesaplanan: 9 27 1183 10021

Katılımlar: 9 9 27 1183 10029

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 11,00 11,00 10,77

Matematik 15 15 0 15,00 100 12,11 12,11 10,29

Fen 10 8 2 8,00 80 7,22 7,22 6,85

Hay.Bil. 10 9 1 9,00 90 6,44 6,44 7,52

İngilizce 5 5 0 5,00 100 4,33 4,33 4,16

Toplam: 55 49 6 49,00 89 41,11 41,11 39,45

Türkçe cCBaACABACBCABb

Cevap Anh. A ACBBACABACBCABC

Matematik CABBAACCBBACACB

Cevap Anh. A CABBAACCBBACACB

Fen Bilimleri AbaABBCABC

Cevap Anh. A ACCABBCABC

Hayat Bilgisi BAACACAaBC

Cevap Anh. A BAACACABBC

İngilizce BAABA

Cevap Anh. A BAABA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Varlıkların niteliklerini bildiren kelimeler 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 0 1 0

Matematik 15 15 0 100

Matematik 15 15 0 100

Yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler verir 1 1 0 100
Doğruyu, ışını ve açıyı tanır. 1 1 0 100
Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir. 1 1 0 100
Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın benzer ve farklı yönleri 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler. 1 1 0 100
Geometrik cisimlerin yüzlerini,köşelerini, ayrıtlarını belirtir. 1 1 0 100
Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder. 1 1 0 100
Verilen simetrik şekli simetri doğrusuna göre tamamlar. 1 1 0 100
Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler. 1 1 0 100
Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer. 1 1 0 100
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 8 2 80

Fen 10 8 2 80

Elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevreyi tanır. 1 0 1 0
Yapay bir çevre tasarlar. 1 0 1 0
Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir. 1 1 0 100
Varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 9 1 90

Hay.Bil. 10 9 1 90

Ülkemizin yönetim şeklini açıklar. 1 1 0 100
Çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. 1 1 0 100
Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumlulukları arasında ilişki 1 1 0 100
Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur. 1 1 0 100
Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır. 2 2 0 100
Oyun alanlarındaki araçları güvenli şekilde kullanır 1 1 0 100
Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır. 1 0 1 0
Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

In My City 1 1 0 100
Transportation 1 1 0 100
Weather 1 1 0 100
Toys and Gramer 1 1 0 100
My House 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA SARI 122 3A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
390,905 387,120 5 5 6 770 5361

Puanı Hesaplanan: 9 27 1183 10021

Katılımlar: 9 9 27 1183 10029

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 11,00 11,00 10,77

Matematik 15 12 2 12,00 80 12,11 12,11 10,29

Fen 10 8 2 8,00 80 7,22 7,22 6,85

Hay.Bil. 10 6 4 6,00 60 6,44 6,44 7,52

İngilizce 5 4 1 4,00 80 4,33 4,33 4,16

Toplam: 55 40 14 40,00 73 41,11 41,11 39,45

Türkçe cCBcACAcACBCbaC

Cevap Anh. A ACBBACABACBCABC

Matematik CABcAACCBcACA B

Cevap Anh. A CABBAACCBBACACB

Fen Bilimleri AbCABBCAcC

Cevap Anh. A ACCABBCABC

Hayat Bilgisi BAACbCcacC

Cevap Anh. A BAACACABBC

İngilizce BAbBA

Cevap Anh. A BAABA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Varlıkların niteliklerini bildiren kelimeler 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 1 0 100

Matematik 15 12 2 80

Matematik 15 12 2 80

Yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler verir 1 1 0 100
Doğruyu, ışını ve açıyı tanır. 1 1 0 100
Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir. 1 1 0 100
Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın benzer ve farklı yönleri 1 0 1 0
Kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler. 1 1 0 100
Geometrik cisimlerin yüzlerini,köşelerini, ayrıtlarını belirtir. 1 1 0 100
Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder. 1 1 0 100
Verilen simetrik şekli simetri doğrusuna göre tamamlar. 1 1 0 100
Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler. 1 1 0 100
Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer. 1 1 0 100
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 8 2 80

Fen 10 8 2 80

Elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevreyi tanır. 1 0 1 0
Yapay bir çevre tasarlar. 1 1 0 100
Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir. 1 1 0 100
Varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır. 1 0 1 0
Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 6 4 60

Hay.Bil. 10 6 4 60

Ülkemizin yönetim şeklini açıklar. 1 1 0 100
Çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. 1 1 0 100
Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumlulukları arasında ilişki 1 1 0 100
Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur. 1 1 0 100
Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır. 2 1 1 50
Oyun alanlarındaki araçları güvenli şekilde kullanır 1 1 0 100
Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır. 1 0 1 0
Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır. 1 0 1 0
Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır. 1 0 1 0

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

In My City 1 1 0 100
Transportation 1 1 0 100
Weather 1 0 1 0
Toys and Gramer 1 1 0 100
My House 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET CAN YAĞIZ 131 3A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
376,359 387,120 7 7 8 848 6033

Puanı Hesaplanan: 9 27 1183 10021

Katılımlar: 9 9 27 1183 10029

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 11,00 11,00 10,77

Matematik 15 11 4 11,00 73 12,11 12,11 10,29

Fen 10 6 4 6,00 60 7,22 7,22 6,85

Hay.Bil. 10 6 4 6,00 60 6,44 6,44 7,52

İngilizce 5 3 2 3,00 60 4,33 4,33 4,16

Toplam: 55 38 17 38,00 69 41,11 41,11 39,45

Türkçe ACBBACABACBCcab

Cevap Anh. A ACBBACABACBCABC

Matematik CABBAACCBccaACa

Cevap Anh. A CABBAACCBBACACB

Fen Bilimleri AaaAcBCAcC

Cevap Anh. A ACCABBCABC

Hayat Bilgisi BbACcCbaBC

Cevap Anh. A BAACACABBC

İngilizce BAbcA

Cevap Anh. A BAABA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Varlıkların niteliklerini bildiren kelimeler 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 0 1 0

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

Yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler verir 1 1 0 100
Doğruyu, ışını ve açıyı tanır. 1 1 0 100
Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir. 1 1 0 100
Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın benzer ve farklı yönleri 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler. 1 1 0 100
Geometrik cisimlerin yüzlerini,köşelerini, ayrıtlarını belirtir. 1 1 0 100
Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder. 1 1 0 100
Verilen simetrik şekli simetri doğrusuna göre tamamlar. 1 1 0 100
Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler. 1 1 0 100
Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer. 1 0 1 0
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 0 1 0
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

Elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevreyi tanır. 1 0 1 0
Yapay bir çevre tasarlar. 1 0 1 0
Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir. 1 1 0 100
Varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır. 1 0 1 0
Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 6 4 60

Hay.Bil. 10 6 4 60

Ülkemizin yönetim şeklini açıklar. 1 1 0 100
Çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. 1 0 1 0
Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumlulukları arasında ilişki 1 1 0 100
Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur. 1 1 0 100
Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır. 2 1 1 50
Oyun alanlarındaki araçları güvenli şekilde kullanır 1 1 0 100
Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır. 1 0 1 0
Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır. 1 0 1 0
Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

In My City 1 1 0 100
Transportation 1 1 0 100
Weather 1 0 1 0
Toys and Gramer 1 0 1 0
My House 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM TÜRKMEN 123 3A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
325,448 387,120 9 9 11 1010 7750

Puanı Hesaplanan: 9 27 1183 10021

Katılımlar: 9 9 27 1183 10029

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 7,00 47 11,00 11,00 10,77

Matematik 15 10 5 10,00 67 12,11 12,11 10,29

Fen 10 7 3 7,00 70 7,22 7,22 6,85

Hay.Bil. 10 2 8 2,00 20 6,44 6,44 7,52

İngilizce 5 5 0 5,00 100 4,33 4,33 4,16

Toplam: 55 31 24 31,00 56 41,11 41,11 39,45

Türkçe CbabBCcBACccBac

Cevap Anh. B CABCBCABACABBCA

Matematik BCcCAcBCbAAaaAC

Cevap Anh. B BCACABBCCAABBAC

Fen Bilimleri CBbCBBcCbA

Cevap Anh. B CBACBBACCA

Hayat Bilgisi CccbCcbcba

Cevap Anh. B CBBACACAAB

İngilizce ABAAB

Cevap Anh. B ABAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 8 47

Türkçe 15 7 8 47

Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Varlıkların niteliklerini bildiren kelimeler 1 0 1 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 10 5 67

Matematik 15 10 5 67

Toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer. 1 1 0 100
Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler. 1 1 0 100
Verilen simetrik şekli simetri doğrusuna göre tamamlar. 1 1 0 100
Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder. 1 0 1 0
Geometrik cisimlerin yüzlerini,köşelerini, ayrıtlarını belirtir. 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler. 1 1 0 100
Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın benzer ve farklı yönleri 1 0 1 0
Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir. 1 0 1 0
Doğruyu, ışını ve açıyı tanır. 1 1 0 100
Yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler verir 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır. 1 1 0 100
Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır. 1 1 0 100
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 0 1 0
Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir. 1 0 1 0
Yaşadığı çevreyi tanır. 1 1 0 100
Yapay bir çevre tasarlar. 1 0 1 0
Elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 2 8 20

Hay.Bil. 10 2 8 20

Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır. 2 1 1 50
Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır. 1 0 1 0
Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır. 1 0 1 0
Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır. 1 0 1 0
Oyun alanlarındaki araçları güvenli şekilde kullanır 1 1 0 100
Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur. 1 0 1 0
Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumlulukları arasında ilişki 1 0 1 0
Çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. 1 0 1 0
Ülkemizin yönetim şeklini açıklar. 1 0 1 0

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

My House 1 1 0 100
Toys and Gramer 1 1 0 100
Weather 1 1 0 100
Transportation 1 1 0 100
In My City 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ SARI 125 3A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
419,997 387,120 3 3 4 604 3879

Puanı Hesaplanan: 9 27 1183 10021

Katılımlar: 9 9 27 1183 10029

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 13,00 87 11,00 11,00 10,77

Matematik 15 13 2 13,00 87 12,11 12,11 10,29

Fen 10 5 5 5,00 50 7,22 7,22 6,85

Hay.Bil. 10 8 2 8,00 80 6,44 6,44 7,52

İngilizce 5 5 0 5,00 100 4,33 4,33 4,16

Toplam: 55 44 11 44,00 80 41,11 41,11 39,45

Türkçe CcBCBCABACABBCb

Cevap Anh. B CABCBCABACABBCA

Matematik BCACAcBCCAbBBAC

Cevap Anh. B BCACABBCCAABBAC

Fen Bilimleri baACBBbbaA

Cevap Anh. B CBACBBACCA

Hayat Bilgisi CcBcCACAAB

Cevap Anh. B CBBACACAAB

İngilizce ABAAB

Cevap Anh. B ABAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 13 2 87

Türkçe 15 13 2 87

Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Varlıkların niteliklerini bildiren kelimeler 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

Toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer. 1 1 0 100
Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler. 1 1 0 100
Verilen simetrik şekli simetri doğrusuna göre tamamlar. 1 1 0 100
Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder. 1 1 0 100
Geometrik cisimlerin yüzlerini,köşelerini, ayrıtlarını belirtir. 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler. 1 0 1 0
Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın benzer ve farklı yönleri 1 1 0 100
Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir. 1 1 0 100
Doğruyu, ışını ve açıyı tanır. 1 1 0 100
Yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler verir 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 5 5 50

Fen 10 5 5 50

Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır. 1 0 1 0
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir. 1 0 1 0
Yaşadığı çevreyi tanır. 1 0 1 0
Yapay bir çevre tasarlar. 1 0 1 0
Elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 8 2 80

Hay.Bil. 10 8 2 80

Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır. 2 2 0 100
Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır. 1 0 1 0
Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır. 1 1 0 100
Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır. 1 0 1 0
Oyun alanlarındaki araçları güvenli şekilde kullanır 1 1 0 100
Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur. 1 1 0 100
Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumlulukları arasında ilişki 1 1 0 100
Çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. 1 1 0 100
Ülkemizin yönetim şeklini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

My House 1 1 0 100
Toys and Gramer 1 1 0 100
Weather 1 1 0 100
Transportation 1 1 0 100
In My City 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 3. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NEBAHAT TÜRKMEN 127 3A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Puan
383,632 387,120 6 6 7 811 5700

Puanı Hesaplanan: 9 27 1183 10021

Katılımlar: 9 9 27 1183 10029

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 11,00 11,00 10,77

Matematik 15 11 4 11,00 73 12,11 12,11 10,29

Fen 10 7 3 7,00 70 7,22 7,22 6,85

Hay.Bil. 10 7 3 7,00 70 6,44 6,44 7,52

İngilizce 5 4 1 4,00 80 4,33 4,33 4,16

Toplam: 55 39 16 39,00 71 41,11 41,11 39,45

Türkçe bcBCBbcBACABBCb

Cevap Anh. B CABCBCABACABBCA

Matematik BbcCbaBCCAABBAC

Cevap Anh. B BCACABBCCAABBAC

Fen Bilimleri bcACBcACCA

Cevap Anh. B CBACBBACCA

Hayat Bilgisi bBBcCcCAAB

Cevap Anh. B CBBACACAAB

İngilizce AaAAB

Cevap Anh. B ABAAB

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN HAY İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.(Olayların oluş sırası) 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Varlıkların niteliklerini bildiren kelimeler 1 1 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0

Matematik 15 11 4 73

Matematik 15 11 4 73

Toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. 1 1 0 100
Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer. 1 0 1 0
Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler. 1 1 0 100
Verilen simetrik şekli simetri doğrusuna göre tamamlar. 1 1 0 100
Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder. 1 1 0 100
Geometrik cisimlerin yüzlerini,köşelerini, ayrıtlarını belirtir. 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler. 1 1 0 100
Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın benzer ve farklı yönleri 1 1 0 100
Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir. 1 1 0 100
Doğruyu, ışını ve açıyı tanır. 1 1 0 100
Yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler verir 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

Pil atıklarının çevreye vereceği zararları ve bu konuda yapılması gerekenleri tartışır. 1 0 1 0
Çevresindeki ses kaynaklarını doğal ve yapay ses kaynakları şeklinde sınıflandırır. 1 0 1 0
Şiddetli seslerin işitme kaybına sebep olabileceğini ifade eder. 1 1 0 100
Elektrikli araç-gereçleri, kullandığı elektrik kaynaklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğal ve yapay çevre arasındaki farkları açıklar. 1 1 0 100
Varlıkları canlı ve cansız olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğal çevreyi korumak için araştırma yaparak çözümler önerir. 1 1 0 100
Yaşadığı çevreyi tanır. 1 1 0 100
Yapay bir çevre tasarlar. 1 1 0 100
Elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklar. 1 1 0 100

Hayat Bilgisi 10 7 3 70

Hay.Bil. 10 7 3 70

Millî birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkılarını araştırır. 2 0 2 0
Yakın çevresinde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini tanır. 1 1 0 100
Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri araştırır. 1 1 0 100
Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştırır. 1 0 1 0
Oyun alanlarındaki araçları güvenli şekilde kullanır 1 1 0 100
Ortak kullanım alanlarını ve araçlarını korur. 1 1 0 100
Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumlulukları arasında ilişki 1 1 0 100
Çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerlerin özelliklerini tanıtır. 1 1 0 100
Ülkemizin yönetim şeklini açıklar. 1 1 0 100

İngilizce 5 4 1 80

İngilizce 5 4 1 80

My House 1 1 0 100
Toys and Gramer 1 0 1 0
Weather 1 1 0 100
Transportation 1 1 0 100
In My City 1 1 0 100
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