
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KADINHANI Söğütözü İlkokulu 4. SINIF KDS - 6 9 28 1173 7474

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Matematik Fen BilimleriSosyal Bilgiler İngilizce Din Kültürü

Türkçe Matematik Fen Sosyal Bilgiler İngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,20 8 6 8,40 6 4 6,25 6 3 6,44 3 1 3,48 4 1 3,66 37 22 37,43 348,910

Okul Ortalaması 8 7 7,56 9 6 9,11 6 4 6,33 6 4 5,67 2 3 2,33 4 1 4,11 35 24 35,11 334,240

KATILIMLAR

1 26 HAVVA NUR SARI 4A 12 3 12,00 15 0 15,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 57 3 57,00 480,020 1 1 3 60 259
% 3,47

2 141 EMİNE KOÇAK 4A 12 3 12,00 10 4 10,00 8 2 8,00 9 1 9,00 5 0 5,00 5 0 5,00 49 10 49,00 426,740 2 2 7 356 1701
% 23

3 143 MEHMET EFE KÜÇÜKTAŞ4A 10 5 10,00 13 2 13,00 8 2 8,00 6 3 6,00 3 2 3,00 4 1 4,00 44 15 44,00 393,440 3 3 9 516 2628
% 35

4 140 NİSA NUR AKA 4A 6 8 6,00 12 3 12,00 6 4 6,00 7 3 7,00 3 2 3,00 5 0 5,00 39 20 39,00 360,140 4 4 10 658 3556
% 48

5 42 TALHA GÜR 4A 7 7 7,00 6 9 6,00 6 4 6,00 5 5 5,00 2 2 2,00 4 1 4,00 30 28 30,00 300,200 5 5 14 858 4997
% 67

6 30 MÜCAHİT SARI 4A 8 7 8,00 6 8 6,00 7 3 7,00 3 7 3,00 1 4 1,00 3 2 3,00 28 31 28,00 286,880 6 6 15 901 5285
% 71

7 142 UFUK KÜÇÜKTAŞ 4A 6 9 6,00 6 9 6,00 8 2 8,00 3 7 3,00 0 5 0,00 5 0 5,00 28 32 28,00 286,880 6 6 15 901 5285
% 71

8 36 ŞEFİKA AKBAŞ 4A 3 12 3,00 6 9 6,00 1 8 1,00 5 5 5,00 2 3 2,00 4 1 4,00 21 38 21,00 240,260 8 8 23 1039 6333
% 85

9 27 ONUR AKBAŞ 4A 4 11 4,00 8 6 8,00 3 7 3,00 3 7 3,00 0 5 0,00 2 3 2,00 20 39 20,00 233,600 9 9 24 1054 6459
% 86
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SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KOÇAK 141 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
426,740 348,910 2 2 7 356 1701

Puanı Hesaplanan: 9 28 1173 7467

Katılımlar: 9 9 28 1173 7474

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 7,56 7,56 9,20

Matematik 15 10 4 10,00 67 9,11 9,11 8,40

Fen 10 8 2 8,00 80 6,33 6,33 6,25

Sosyal Bilgiler 10 9 1 9,00 90 5,67 5,67 6,44

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,33 2,33 3,48

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,11 3,66

Toplam: 60 49 10 49,00 82 35,11 35,11 37,28

Türkçe aADbdCAADCBDCAB

Cevap Anh. B CADDBCAADCBDCAB

Matematik adD cBDCDBCaDAA

Cevap Anh. B BADCABDCDBCCDAA

Fen Bilimleri CDBbCDADdC

Cevap Anh. B CDBACDADBC

Sosyal Bilgiler BaACDDBACD

Cevap Anh. B BCACDDBACD

İngilizce CDABD

Cevap Anh. B CDABD

Din Kültürü ACBAD

Cevap Anh. B ACBAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
“de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100

Matematik 15 10 4 67

Matematik 15 10 4 67

Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Bir uzunluğu tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 1 0 0 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. 2 2 0 100
Açıları ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı  problemleri çözer. 2 1 1 50
Geometrik şekiller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer. 1 1 0 100
Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer. 1 1 0 100
Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişki 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 8 2 80

Fen 10 8 2 80

Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular 1 1 0 100
Mknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimler üzerindeki etkisi 1 0 1 0
Beş duyu oraganını kullanarak madeyi niteleyen temel özelikleri açılar 1 1 0 100
Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini 1 1 0 100
Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri 1 1 0 100
Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Sosyal Bilgiler 10 9 1 90

Resmî kimlik belgesini inceleyerek çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere örnekler verir. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine,başkalarına  zarar vermeden kullanır 1 1 0 100
Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır. 1 1 0 100
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 1 0 100
Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 1 1 0 100
Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 1 1 0 100
Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

Jobs 2 2 0 100
Fun With Science 1 1 0 100
My Frends 1 1 0 100
My Clothers 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
İslam’ın şartlarını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA NUR SARI 26 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
480,020 348,910 1 1 3 60 259

Puanı Hesaplanan: 9 28 1173 7467

Katılımlar: 9 9 28 1173 7474

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 12,00 80 7,56 7,56 9,20

Matematik 15 15 0 15,00 100 9,11 9,11 8,40

Fen 10 10 0 10,00 100 6,33 6,33 6,25

Sosyal Bilgiler 10 10 0 10,00 100 5,67 5,67 6,44

İngilizce 5 5 0 5,00 100 2,33 2,33 3,48

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,11 3,66

Toplam: 60 57 3 57,00 95 35,11 35,11 37,28

Türkçe cACDBCDcACBbDAC

Cevap Anh. A BACDBCDAACBDDAC

Matematik AADCCBDCDBACDAB

Cevap Anh. A AADCCBDCDBACDAB

Fen Bilimleri CBDADCABDC

Cevap Anh. A CBDADCABDC

Sosyal Bilgiler DCABDDCACB

Cevap Anh. A DCABDDCACB

İngilizce DBADC

Cevap Anh. A DBADC

Din Kültürü DABCA

Cevap Anh. A DABCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 12 3 80

Türkçe 15 12 3 80

Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
“de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 1 0 100

Matematik 15 15 0 100

Matematik 15 15 0 100

Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişki 1 1 0 100
Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. 2 2 0 100
Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı  problemleri çözer. 2 2 0 100
Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer. 1 1 0 100
Geometrik şekiller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer. 1 1 0 100
Açıları ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Bir uzunluğu tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 10 0 100

Fen 10 10 0 100

Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir. 1 1 0 100
Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri 1 1 0 100
Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini 1 1 0 100
Beş duyu oraganını kullanarak madeyi niteleyen temel özelikleri açılar 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimler üzerindeki etkisi 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar 1 1 0 100
Mknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 1 1 0 100
Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100

Sosyal Bilgiler 10 10 0 100

Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 1 1 0 100
Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 1 1 0 100
Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 1 1 0 100
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 1 0 100
Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine,başkalarına  zarar vermeden kullanır 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere örnekler verir. 1 1 0 100
Resmî kimlik belgesini inceleyerek çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

İngilizce 5 5 0 100

İngilizce 5 5 0 100

Jobs 2 2 0 100
My Clothers 1 1 0 100
My Frends 1 1 0 100
Fun With Science 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler. 2 2 0 100
İslam’ın şartlarını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE KÜÇÜKTAŞ 143 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
393,440 348,910 3 3 9 516 2628

Puanı Hesaplanan: 9 28 1173 7467

Katılımlar: 9 9 28 1173 7474

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 10,00 67 7,56 7,56 9,20

Matematik 15 13 2 13,00 87 9,11 9,11 8,40

Fen 10 8 2 8,00 80 6,33 6,33 6,25

Sosyal Bilgiler 10 6 3 6,00 60 5,67 5,67 6,44

İngilizce 5 3 2 3,00 60 2,33 2,33 3,48

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 4,11 4,11 3,66

Toplam: 60 44 15 44,00 73 35,11 35,11 37,28

Türkçe bbDcBCcADCBDCAd

Cevap Anh. B CADDBCAADCBDCAB

Matematik BAbCABDdDBCCDAA

Cevap Anh. B BADCABDCDBCCDAA

Fen Bilimleri CDBbCDADdC

Cevap Anh. B CDBACDADBC

Sosyal Bilgiler ddACDDBcC 

Cevap Anh. B BCACDDBACD

İngilizce CDcBc

Cevap Anh. B CDABD

Din Kültürü AdBAD

Cevap Anh. B ACBAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 10 5 67

Türkçe 15 10 5 67

Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
“de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0

Matematik 15 13 2 87

Matematik 15 13 2 87

Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir uzunluğu tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. 2 2 0 100
Açıları ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı  problemleri çözer. 2 1 1 50
Geometrik şekiller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer. 1 1 0 100
Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer. 1 1 0 100
Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişki 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 8 2 80

Fen 10 8 2 80

Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular 1 1 0 100
Mknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimler üzerindeki etkisi 1 0 1 0
Beş duyu oraganını kullanarak madeyi niteleyen temel özelikleri açılar 1 1 0 100
Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini 1 1 0 100
Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri 1 1 0 100
Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir. 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 6 3 60

Sosyal Bilgiler 10 6 3 60

Resmî kimlik belgesini inceleyerek çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere örnekler verir. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine,başkalarına  zarar vermeden kullanır 1 1 0 100
Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır. 1 1 0 100
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 1 0 100
Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 1 1 0 100
Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 1 1 0 100
Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 1 0 0 0

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

Jobs 2 1 1 50
Fun With Science 1 1 0 100
My Frends 1 0 1 0
My Clothers 1 1 0 100

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
İslam’ın şartlarını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCAHİT SARI 30 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,880 348,910 6 6 15 901 5285

Puanı Hesaplanan: 9 28 1173 7467

Katılımlar: 9 9 28 1173 7474

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 8,00 53 7,56 7,56 9,20

Matematik 15 6 8 6,00 40 9,11 9,11 8,40

Fen 10 7 3 7,00 70 6,33 6,33 6,25

Sosyal Bilgiler 10 3 7 3,00 30 5,67 5,67 6,44

İngilizce 5 1 4 1,00 20 2,33 2,33 3,48

Din K.ve A.B. 5 3 2 3,00 60 4,11 4,11 3,66

Toplam: 60 28 31 28,00 47 35,11 35,11 37,28

Türkçe cAbDBCDAcCdcbAa

Cevap Anh. A BACDBCDAACBDDAC

Matematik bcDaCBc cBcCbbB

Cevap Anh. A AADCCBDCDBACDAB

Fen Bilimleri CBbADCbBaC

Cevap Anh. A CBDADCABDC

Sosyal Bilgiler DbAccDacba

Cevap Anh. A DCABDDCACB

İngilizce Dabcb

Cevap Anh. A DBADC

Din Kültürü bABCc

Cevap Anh. A DABCA

Soru No 123456789012345
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40
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 8 7 53

Türkçe 15 8 7 53

Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
“de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 6 8 40

Matematik 15 6 8 40

Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişki 1 0 1 0
Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. 2 1 1 50
Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı  problemleri çözer. 2 0 1 0
Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer. 1 1 0 100
Geometrik şekiller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer. 1 0 1 0
Açıları ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir uzunluğu tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 7 3 70

Fen 10 7 3 70

Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir. 1 1 0 100
Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri 1 1 0 100
Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini 1 1 0 100
Beş duyu oraganını kullanarak madeyi niteleyen temel özelikleri açılar 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimler üzerindeki etkisi 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar 1 1 0 100
Mknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 1 0 1 0
Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 1 1 0 100
Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 1 0 1 0
Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 1 0 1 0
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 0 1 0
Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine,başkalarına  zarar vermeden kullanır 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere örnekler verir. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

İngilizce 5 1 4 20

İngilizce 5 1 4 20

Jobs 2 1 1 50
My Clothers 1 0 1 0
My Frends 1 0 1 0
Fun With Science 1 0 1 0

Din Kültürü 5 3 2 60

Din K.ve A.B. 5 3 2 60

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler. 2 1 1 50
İslam’ın şartlarını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR AKA 140 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
360,140 348,910 4 4 10 658 3556

Puanı Hesaplanan: 9 28 1173 7467

Katılımlar: 9 9 28 1173 7474

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 6,00 40 7,56 7,56 9,20

Matematik 15 12 3 12,00 80 9,11 9,11 8,40

Fen 10 6 4 6,00 60 6,33 6,33 6,25

Sosyal Bilgiler 10 7 3 7,00 70 5,67 5,67 6,44

İngilizce 5 3 2 3,00 60 2,33 2,33 3,48

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,11 3,66

Toplam: 60 39 20 39,00 65 35,11 35,11 37,28

Türkçe a DbdCcAcCBbaAd

Cevap Anh. B CADDBCAADCBDCAB

Matematik BAbCAdbCDBCCDAA

Cevap Anh. B BADCABDCDBCCDAA

Fen Bilimleri CDBdCDAccd

Cevap Anh. B CDBACDADBC

Sosyal Bilgiler abAbDDBACD

Cevap Anh. B BCACDDBACD

İngilizce CccBD

Cevap Anh. B CDABD

Din Kültürü ACBAD

Cevap Anh. B ACBAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 8 40

Türkçe 15 6 8 40

Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
“de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0

Matematik 15 12 3 80

Matematik 15 12 3 80

Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir uzunluğu tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. 2 1 1 50
Açıları ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı  problemleri çözer. 2 2 0 100
Geometrik şekiller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer. 1 1 0 100
Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer. 1 1 0 100
Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişki 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular 1 1 0 100
Mknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimler üzerindeki etkisi 1 0 1 0
Beş duyu oraganını kullanarak madeyi niteleyen temel özelikleri açılar 1 1 0 100
Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini 1 1 0 100
Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri 1 1 0 100
Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Sosyal Bilgiler 10 7 3 70

Resmî kimlik belgesini inceleyerek çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere örnekler verir. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine,başkalarına  zarar vermeden kullanır 1 0 1 0
Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır. 1 1 0 100
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 1 0 100
Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 1 1 0 100
Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 1 1 0 100
Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 1 1 0 100

İngilizce 5 3 2 60

İngilizce 5 3 2 60

Jobs 2 2 0 100
Fun With Science 1 0 1 0
My Frends 1 0 1 0
My Clothers 1 1 0 100

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
İslam’ın şartlarını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR AKBAŞ 27 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
233,600 348,910 9 9 24 1054 6459

Puanı Hesaplanan: 9 28 1173 7467

Katılımlar: 9 9 28 1173 7474

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 4,00 27 7,56 7,56 9,20

Matematik 15 8 6 8,00 53 9,11 9,11 8,40

Fen 10 3 7 3,00 30 6,33 6,33 6,25

Sosyal Bilgiler 10 3 7 3,00 30 5,67 5,67 6,44

İngilizce 5 0 5 0,00 0 2,33 2,33 3,48

Din K.ve A.B. 5 2 3 2,00 40 4,11 4,11 3,66

Toplam: 60 20 39 20,00 33 35,11 35,11 37,28

Türkçe dbcDdadADdBabcc

Cevap Anh. B CADDBCAADCBDCAB

Matematik BdaCcBDaDBd DcA

Cevap Anh. B BADCABDCDBCCDAA

Fen Bilimleri bDadCbdcBa

Cevap Anh. B CDBACDADBC

Sosyal Bilgiler c*AdccBAdc

Cevap Anh. B BCACDDBACD

İngilizce aadcc

Cevap Anh. B CDABD

Din Kültürü dbBdD

Cevap Anh. B ACBAD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 4 11 27

Türkçe 15 4 11 27

Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 1 0 100
“de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0

Matematik 15 8 6 53

Matematik 15 8 6 53

Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir uzunluğu tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. 2 1 1 50
Açıları ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı  problemleri çözer. 2 0 1 0
Geometrik şekiller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer. 1 1 0 100
Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer. 1 1 0 100
Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişki 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 3 7 30

Fen 10 3 7 30

Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular 1 0 1 0
Mknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 1 1 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimler üzerindeki etkisi 1 0 1 0
Beş duyu oraganını kullanarak madeyi niteleyen temel özelikleri açılar 1 1 0 100
Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini 1 0 1 0
Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri 1 0 1 0
Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir. 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Resmî kimlik belgesini inceleyerek çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere örnekler verir. 1 0 1 0
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine,başkalarına  zarar vermeden kullanır 1 0 1 0
Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır. 1 0 1 0
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 0 1 0
Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 1 1 0 100
Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 1 0 1 0
Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 1 0 1 0

İngilizce 5 0 5 0

İngilizce 5 0 5 0

Jobs 2 0 2 0
Fun With Science 1 0 1 0
My Frends 1 0 1 0
My Clothers 1 0 1 0

Din Kültürü 5 2 3 40

Din K.ve A.B. 5 2 3 40

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
İslam’ın şartlarını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEFİKA AKBAŞ 36 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
240,260 348,910 8 8 23 1039 6333

Puanı Hesaplanan: 9 28 1173 7467

Katılımlar: 9 9 28 1173 7474

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 3,00 20 7,56 7,56 9,20

Matematik 15 6 9 6,00 40 9,11 9,11 8,40

Fen 10 1 8 1,00 10 6,33 6,33 6,25

Sosyal Bilgiler 10 5 5 5,00 50 5,67 5,67 6,44

İngilizce 5 2 3 2,00 40 2,33 2,33 3,48

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 4,11 4,11 3,66

Toplam: 60 21 38 21,00 35 35,11 35,11 37,28

Türkçe bdcacdccDCdcbbB

Cevap Anh. B CADDBCAADCBDCAB

Matematik BcbbbcDCDBdaacA

Cevap Anh. B BADCABDCDBCCDAA

Fen Bilimleri Cacddcdcc 

Cevap Anh. B CDBACDADBC

Sosyal Bilgiler dCcCDDccCb

Cevap Anh. B BCACDDBACD

İngilizce CaAcc

Cevap Anh. B CDABD

Din Kültürü ACBAc

Cevap Anh. B ACBAD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 3 12 20

Türkçe 15 3 12 20

Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 0 1 0
“de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Bir uzunluğu tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 1 0 1 0
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. 2 0 2 0
Açıları ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı  problemleri çözer. 2 1 1 50
Geometrik şekiller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer. 1 1 0 100
Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer. 1 1 0 100
Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 0 1 0
Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişki 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 1 8 10

Fen 10 1 8 10

Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular 1 1 0 100
Mknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar 1 0 1 0
Kuvvetin, cisimler üzerindeki etkisi 1 0 1 0
Beş duyu oraganını kullanarak madeyi niteleyen temel özelikleri açılar 1 0 1 0
Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini 1 0 1 0
Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri 1 0 1 0
Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir. 1 0 0 0

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Resmî kimlik belgesini inceleyerek çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere örnekler verir. 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine,başkalarına  zarar vermeden kullanır 1 1 0 100
Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır. 1 1 0 100
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 1 0 100
Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 1 0 1 0
Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 1 1 0 100
Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 1 0 1 0

İngilizce 5 2 3 40

İngilizce 5 2 3 40

Jobs 2 1 1 50
Fun With Science 1 0 1 0
My Frends 1 1 0 100
My Clothers 1 0 1 0

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
İslam’ın şartlarını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA GÜR 42 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
300,200 348,910 5 5 14 858 4997

Puanı Hesaplanan: 9 28 1173 7467

Katılımlar: 9 9 28 1173 7474

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 7,00 47 7,56 7,56 9,20

Matematik 15 6 9 6,00 40 9,11 9,11 8,40

Fen 10 6 4 6,00 60 6,33 6,33 6,25

Sosyal Bilgiler 10 5 5 5,00 50 5,67 5,67 6,44

İngilizce 5 2 2 2,00 40 2,33 2,33 3,48

Din K.ve A.B. 5 4 1 4,00 80 4,11 4,11 3,66

Toplam: 60 30 28 30,00 50 35,11 35,11 37,28

Türkçe BbCD CaddCaDDba

Cevap Anh. A BACDBCDAACBDDAC

Matematik AbDaCBcaDccbccB

Cevap Anh. A AADCCBDCDBACDAB

Fen Bilimleri CaacDCcBDC

Cevap Anh. A CBDADCABDC

Sosyal Bilgiler bCAccDCAad

Cevap Anh. A DCABDDCACB

İngilizce aB Dd

Cevap Anh. A DBADC

Din Kültürü DABaA

Cevap Anh. A DABCA
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 7 7 47

Türkçe 15 7 7 47

Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 1 0 100
“de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 1 0 100
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişki 1 1 0 100
Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. 2 0 2 0
Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı  problemleri çözer. 2 0 2 0
Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer. 1 1 0 100
Geometrik şekiller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer. 1 0 1 0
Açıları ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir uzunluğu tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 1 0 1 0
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 10 6 4 60

Fen 10 6 4 60

Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir. 1 1 0 100
Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 1 0 1 0
Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri 1 0 1 0
Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini 1 1 0 100
Beş duyu oraganını kullanarak madeyi niteleyen temel özelikleri açılar 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimler üzerindeki etkisi 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar 1 1 0 100
Mknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 1 1 0 100
Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular 1 1 0 100

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Sosyal Bilgiler 10 5 5 50

Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 1 0 1 0
Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 1 1 0 100
Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 1 0 1 0
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 0 1 0
Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır. 1 1 0 100
Teknolojik ürünleri kendisine,başkalarına  zarar vermeden kullanır 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere örnekler verir. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

İngilizce 5 2 2 40

İngilizce 5 2 2 40

Jobs 2 0 2 0
My Clothers 1 1 0 100
My Frends 1 0 0 0
Fun With Science 1 1 0 100

Din Kültürü 5 4 1 80

Din K.ve A.B. 5 4 1 80

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler. 2 2 0 100
İslam’ın şartlarını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 0 1 0
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 4. SINIF KDS - 6

KONYA / KADINHANI / Söğütözü İlkokulu

Öğrenci Numara Sınıf
UFUK KÜÇÜKTAŞ 142 4A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
286,880 348,910 6 6 15 901 5285

Puanı Hesaplanan: 9 28 1173 7467

Katılımlar: 9 9 28 1173 7474

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 6,00 40 7,56 7,56 9,20

Matematik 15 6 9 6,00 40 9,11 9,11 8,40

Fen 10 8 2 8,00 80 6,33 6,33 6,25

Sosyal Bilgiler 10 3 7 3,00 30 5,67 5,67 6,44

İngilizce 5 0 5 0,00 0 2,33 2,33 3,48

Din K.ve A.B. 5 5 0 5,00 100 4,11 4,11 3,66

Toplam: 60 28 32 28,00 47 35,11 35,11 37,28

Türkçe BAbacbDddCBbaAb

Cevap Anh. A BACDBCDAACBDDAC

Matematik AdDaCBadDccCadc

Cevap Anh. A AADCCBDCDBACDAB

Fen Bilimleri CBDADCcBDa

Cevap Anh. A CBDADCABDC

Sosyal Bilgiler adABccCdaa

Cevap Anh. A DCABDDCACB

İngilizce acbcb

Cevap Anh. A DBADC

Din Kültürü DABCA

Cevap Anh. A DABCA

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 15 6 9 40

Türkçe 15 6 9 40

Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri belirler. 1 0 1 0
“de” ve “ki” bağlaçlarını doğru yazmaları sağlanır. 1 0 1 0
Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Sayıları doğru yazar. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Kelimelerin eş  anlamlılarını bulur. 1 0 1 0

Matematik 15 6 9 40

Matematik 15 6 9 40

Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişki 1 1 0 100
Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur. 2 0 2 0
Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı  problemleri çözer. 2 0 2 0
Açıyı oluşturan ışınları ve köşeyi belirler, açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 1 1 0 100
Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer. 1 1 0 100
Geometrik şekiller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer. 1 0 1 0
Açıları ölçerek dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1 1 0 100
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Bir uzunluğu tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 1 1 0 100
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 10 8 2 80

Fen 10 8 2 80

Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üretir. 1 1 0 100
Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses teknolojilerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir. 1 1 0 100
Ses kirliliğinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri 1 1 0 100
Yaşam için gerekli olan kaynakların ve geri dönüşümün önemini 1 1 0 100
Beş duyu oraganını kullanarak madeyi niteleyen temel özelikleri açılar 1 1 0 100
Kuvvetin, cisimler üzerindeki etkisi 1 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar 1 1 0 100
Mknatısı tanır ve kutupları olduğunu keşfeder 1 1 0 100
Ses kirliliğinin nedenlerini sorgular 1 0 1 0

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Sosyal Bilgiler 10 3 7 30

Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir. 1 0 1 0
Aile ve okul yaşamındaki söz ve eylemlerinin sorumluluğunu alır. 1 0 1 0
Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel sosyal etkinlikleri önerir. 1 1 0 100
Sorumluluk sahibi bir birey olarak bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1 0 1 0
Çevresindeki kaynakları israf etmeden kullanır. 1 0 1 0
Teknolojik ürünleri kendisine,başkalarına  zarar vermeden kullanır 1 1 0 100
Yaşadığı çevredeki doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögelere örnekler verir. 1 0 1 0
Resmî kimlik belgesini inceleyerek çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

İngilizce 5 0 5 0

İngilizce 5 0 5 0

Jobs 2 0 2 0
My Clothers 1 0 1 0
My Frends 1 0 1 0
Fun With Science 1 0 1 0

Din Kültürü 5 5 0 100

Din K.ve A.B. 5 5 0 100

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yıllarını özetler. 2 2 0 100
İslam’ın şartlarını söyler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve gençlik yıllarını özetler. 1 1 0 100
Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark eder. 1 1 0 100
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