
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KONYA KADINHANI Söğütözü Ortaokulu 2023 FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS SON TEKRAR-28 224 419 3073

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 6 10,51 6 3 4,80 7 2 6,55 5 3 4,03 10 4 9,30 12 6 9,79 53 25 44,98 344,820

Okul Ortalaması 12 6 9,75 6 3 5,46 7 3 6,25 3 3 1,86 11 4 9,21 10 6 7,75 49 25 40,28 334,520

KATILIMLAR

1 0 FADİME NUR SARI 8A 18 2 17,33 9 1 8,67 10 0 10,00 6 3 5,00 19 1 18,67 16 4 14,67 78 11 74,34 453,311 1 1 11 24 356

2 0 SEVGİ NUR KOÇYİĞİT 8A 14 6 12,00 6 3 5,00 9 1 8,67 6 4 4,67 18 2 17,33 18 2 17,33 71 18 65,00 426,697 2 2 22 54 746

3 0 EFE MERT NAS 8A 15 5 13,33 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 17 3 16,00 12 8 9,33 62 28 52,66 388,820 3 3 45 91 1141

4 0 O BERK KÜÇÜKTAŞ 8A 12 6 10,00 6 4 4,67 8 2 7,33 0 2 -0,67 11 2 10,33 12 4 10,67 49 20 42,33 348,790 4 4 73 145 1509

5 0 S EMRE KARAKOÇ 8A 11 7 8,67 9 1 8,67 7 3 6,00 3 1 2,67 10 3 9,00 8 8 5,33 48 23 40,34 327,057 5 5 90 180 1724

6 0 HAKAN KARA 8A 10 4 8,67 7 1 6,67 7 3 6,00 4 0 4,00 7 6 5,00 35 14 30,34 293,666 6 6 120 246 2073

7 0 FADİMANA SUDE TAYFUR8A 11 8 8,33 4 4 2,67 7 3 6,00 1 1 0,67 2 10 -1,33 2 11 -1,67 27 37 14,67 235,433 7 7 180 345 2637

8 0 NAZİFE POLAT 8A 3 10 -0,33 4 4 2,67 1 7 -1,33 0 4 -1,33 3 10 -0,33 4 8 1,33 15 43 0,68 202,400 8 8 214 405 2982
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SINAV SONUÇ BELGESİ 2023 FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS SON TEKRAR-2

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
EFE MERT NAS 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
388,820 344,820 3 3 45 91 1141

Puanı Hesaplanan: 8 220 415 3066

Katılımlar: 8 8 224 419 3073

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 9,75 9,75 10,51

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,46 5,46 4,80

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,25 6,25 6,55

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,86 1,86 4,03

Matematik 20 17 3 16,00 80 9,21 9,21 9,30

Fen 20 12 8 9,33 47 7,75 7,75 9,79

Toplam: 90 62 28 52,67 59 40,04 40,04 43,86

Sözel (TÜR) DBcCACDBDBADCCaAbAac

Cevap Anh. A DBBCACDBDBADCCDAAABD

Sözel (TAR) aBbdACcCBA

Cevap Anh. A BBABACACBA

Sözel (DİN) CbBDCDCcDB

Cevap Anh. A CCBDCDCBDB

Sözel (İNG) BBbAadadaC

Cevap Anh. A BBDACBDBBC

Sayısal (MAT) ABdDBDCDCCCbCAADdACC

Cevap Anh. A ABBDBDCDCCCCCAADAACC

Sayısal (FEN) DBAcdcCdbddDCbDBACAA

Cevap Anh. A DBAABACACCADCDDBACAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 15 5 75

Türkçe 20 15 5 75

Tablo-Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Söz Grubunun Parçaya Kattığı Anlam 2 2 0 100
Görsel Yorumlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafın Dil Ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Paragrafın Anlam Yönü 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 0 2 0
Metin Türleri 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Bağımsızlık düşüncesi ve cemiyetler 1 0 1 0
Maarif Kongresi 1 1 0 100
Sevr Barış Antlaşması 1 0 1 0
Batı cephesi: Sakarya Meydan Savaşı 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı 1 1 0 100
Milli Mücadele'nin hazırlık dönemi 2 1 1 50
Doğu ve Güney Cephesi 1 1 0 100
Mudanya Ateşkes Antlaşması 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluğu ve öğrenim hayatı 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Zekat ve sadaka ibadeti 1 1 0 100
Kaderle ilgili kavramlar 2 1 1 50
Kader ve kaza inancı 1 1 0 100
İslam'ın yardımlaşma ve paylaşmaya verdiği önem 1 1 0 100
Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları 1 1 0 100
İnsan iradesi ve kader 1 1 0 100
Maun suresi ve anlamı 1 1 0 100
Dinin temel gayesi 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 4 6 40

İngilizce 10 4 6 40

IN THE KITCHEN 2 2 0 100
FRIENDSHIP 2 1 1 50
THE INTERNET 2 0 2 0
ON THE PHONE 2 0 2 0
TEEN LIFE 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 17 3 85

Matematik 20 17 3 85

veri analizi 3 3 0 100
çarpanlar ve katlar 2 2 0 100
karekökü sayilar 2 0 2 0
üslü sayılar 1 1 0 100
karekökü sayılar 3 3 0 100
olasilik 2 2 0 100
üslü sayilar 2 2 0 100
çarpanlarina ayirma 1 1 0 100
carpanlarina ayırma 1 1 0 100
carpanlar ve katlar 1 1 0 100
carpanlarina ayirma 2 1 1 50

Sayısal (FEN) 20 12 8 60

Fen 20 12 8 60

F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu 2 2 0 100
F.8.3.1. Basınç 2 2 0 100
F.8.2.1. DNA ve Genetik Kod 3 1 2 33
F.8.4.4. Asitler ve Bazlar 3 2 1 67
F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri 1 0 1 0
F.8.2.2. Kalıtım 1 0 1 0
F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
F.8.2.5. Biyoteknoloji 2 1 1 50
F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
F.8.4.1. Periyodik Sistem 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023 FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS SON TEKRAR-2

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FADİMANA SUDE TAYFUR 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
235,433 344,820 7 7 180 345 2637

Puanı Hesaplanan: 8 220 415 3066

Katılımlar: 8 8 224 419 3073

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 9,75 9,75 10,51

Tarih 10 4 4 2,67 27 5,46 5,46 4,80

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,25 6,25 6,55

İngilizce 10 1 1 0,67 7 1,86 1,86 4,03

Matematik 20 2 10 -1,33 -7 9,21 9,21 9,30

Fen 20 2 11 -1,67 -8 7,75 7,75 9,79

Toplam: 90 27 37 14,67 16 40,04 40,04 43,86

Sözel (TÜR) baDaADCCaBDdbBb BDAd

Cevap Anh. B ABDBADCCDBDAABCDBDAC

Sözel (TAR) C AdBcdA d

Cevap Anh. B CBABBABACA

Sözel (DİN) daBCCaDCDC

Cevap Anh. B BDBCCBDCDC

Sözel (İNG)   aB      

Cevap Anh. B ACBBDBBCBD

Sayısal (MAT) adb c  d bc D  dab C

Cevap Anh. B CCCAAABBDAACDCDBDCCC

Sayısal (FEN) bcda d c bcdb   AA a

Cevap Anh. B CAADDBABACACCADCAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 8 55

Türkçe 20 11 8 55

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 0 1 0
Görsel Yorumlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Söz Grubunun Parçaya Kattığı Anlam 2 2 0 100
Tablo-Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Paragrafın Dil Ve Anlatım Yönü 2 1 0 50
Paragrafın Anlam Yönü 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

Doğu ve Güney Cephesi 1 1 0 100
Mudanya Ateşkes Antlaşması 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluğu ve öğrenim hayatı 1 1 0 100
Bağımsızlık düşüncesi ve cemiyetler 1 0 1 0
Maarif Kongresi 1 1 0 100
Sevr Barış Antlaşması 1 0 1 0
Batı cephesi: Sakarya Meydan Savaşı 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı 1 1 0 100
Milli Mücadele'nin hazırlık dönemi 2 0 1 0

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Dinin temel gayesi 2 0 2 0
Kaderle ilgili kavramlar 2 2 0 100
Zekat ve sadaka ibadeti 1 1 0 100
Kader ve kaza inancı 1 0 1 0
İslam'ın yardımlaşma ve paylaşmaya verdiği önem 1 1 0 100
Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları 1 1 0 100
İnsan iradesi ve kader 1 1 0 100
Maun suresi ve anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 1 1 10

İngilizce 10 1 1 10

FRIENDSHIP 2 0 0 0
THE INTERNET 2 0 0 0
IN THE KITCHEN 2 1 1 50
ON THE PHONE 2 0 0 0
TEEN LIFE 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 2 10 10

Matematik 20 2 10 10

veri analizi 3 0 1 0
karekökü sayılar 3 0 2 0
üslü sayilar 2 0 2 0
carpanlarina ayırma 1 0 0 0
carpanlar ve katlar 1 0 1 0
çarpanlar ve katlar 2 0 0 0
karekökü sayilar 2 1 1 50
carpanlarina ayirma 2 0 1 0
olasilik 2 1 1 50
üslü sayılar 1 0 1 0
çarpanlarina ayirma 1 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 2 11 10

Fen 20 2 11 10

F.8.4.1. Periyodik Sistem 2 0 2 0
F.8.4.4. Asitler ve Bazlar 3 0 2 0
F.8.2.5. Biyoteknoloji 2 0 1 0
F.8.3.1. Basınç 2 0 1 0
F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri 1 0 0 0
F.8.2.1. DNA ve Genetik Kod 3 1 2 33
F.8.2.2. Kalıtım 1 0 1 0
F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 1 0
F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler 1 0 0 0
F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023 FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS SON TEKRAR-2

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
FADİME NUR SARI 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
453,311 344,820 1 1 11 24 356

Puanı Hesaplanan: 8 220 415 3066

Katılımlar: 8 8 224 419 3073

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 9,75 9,75 10,51

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,46 5,46 4,80

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,25 6,25 6,55

İngilizce 10 6 3 5,00 50 1,86 1,86 4,03

Matematik 20 19 1 18,67 93 9,21 9,21 9,30

Fen 20 16 4 14,67 73 7,75 7,75 9,79

Toplam: 90 78 11 74,33 83 40,04 40,04 43,86

Sözel (TÜR) ABcBADCCDBDAbBCDBDAC

Cevap Anh. B ABDBADCCDBDAABCDBDAC

Sözel (TAR) CBAcBABACA

Cevap Anh. B CBABBABACA

Sözel (DİN) BDBCCBDCDC

Cevap Anh. B BDBCCBDCDC

Sözel (İNG) A BBDBdCda

Cevap Anh. B ACBBDBBCBD

Sayısal (MAT) CbCAAABBDAACDCDBDCCC

Cevap Anh. B CCCAAABBDAACDCDBDCCC

Sayısal (FEN) CAAcDBABACAbCdDCdADB

Cevap Anh. B CAADDBABACACCADCAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 18 2 90

Türkçe 20 18 2 90

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Söz Grubunun Parçaya Kattığı Anlam 2 2 0 100
Tablo-Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Metin Türleri 1 1 0 100
Sözel Mantık 1 0 1 0
Paragrafın Dil Ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Paragrafın Anlam Yönü 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Doğu ve Güney Cephesi 1 1 0 100
Mudanya Ateşkes Antlaşması 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluğu ve öğrenim hayatı 1 1 0 100
Bağımsızlık düşüncesi ve cemiyetler 1 0 1 0
Maarif Kongresi 1 1 0 100
Sevr Barış Antlaşması 1 1 0 100
Batı cephesi: Sakarya Meydan Savaşı 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı 1 1 0 100
Milli Mücadele'nin hazırlık dönemi 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 10 0 100

Din K.ve A.B. 10 10 0 100

Dinin temel gayesi 2 2 0 100
Kaderle ilgili kavramlar 2 2 0 100
Zekat ve sadaka ibadeti 1 1 0 100
Kader ve kaza inancı 1 1 0 100
İslam'ın yardımlaşma ve paylaşmaya verdiği önem 1 1 0 100
Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları 1 1 0 100
İnsan iradesi ve kader 1 1 0 100
Maun suresi ve anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 3 60

İngilizce 10 6 3 60

FRIENDSHIP 2 2 0 100
THE INTERNET 2 1 0 50
IN THE KITCHEN 2 2 0 100
ON THE PHONE 2 0 2 0
TEEN LIFE 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 19 1 95

Matematik 20 19 1 95

veri analizi 3 3 0 100
karekökü sayılar 3 2 1 67
üslü sayilar 2 2 0 100
carpanlarina ayırma 1 1 0 100
carpanlar ve katlar 1 1 0 100
çarpanlar ve katlar 2 2 0 100
karekökü sayilar 2 2 0 100
carpanlarina ayirma 2 2 0 100
olasilik 2 2 0 100
üslü sayılar 1 1 0 100
çarpanlarina ayirma 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 16 4 80

Fen 20 16 4 80

F.8.4.1. Periyodik Sistem 2 2 0 100
F.8.4.4. Asitler ve Bazlar 3 3 0 100
F.8.2.5. Biyoteknoloji 2 1 1 50
F.8.3.1. Basınç 2 2 0 100
F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri 1 1 0 100
F.8.2.1. DNA ve Genetik Kod 3 2 1 67
F.8.2.2. Kalıtım 1 1 0 100
F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon 2 2 0 100
F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023 FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS SON TEKRAR-2

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN KARA 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
293,666 344,820 6 6 120 246 2073

Puanı Hesaplanan: 8 220 415 3066

Katılımlar: 8 8 224 419 3073

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 4 8,67 43 9,75 9,75 10,51

Tarih 10 7 1 6,67 67 5,46 5,46 4,80

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,25 6,25 6,55

Matematik 20 4 0 4,00 20 9,21 9,21 9,30

Fen 20 7 6 5,00 25 7,75 7,75 9,79

Toplam: 90 35 14 30,33 34 40,04 40,04 43,86

Sözel (TÜR) DB bcC B BADCCDd   a

Cevap Anh. A DBBCACDBDBADCCDAAABD

Sözel (TAR)  BABACcC A

Cevap Anh. A BBABACACBA

Sözel (DİN) CCaDaDCcDB

Cevap Anh. A CCBDCDCBDB

Sayısal (MAT)   B   CD  C         

Cevap Anh. A ABBDBDCDCCCCCAADAACC

Sayısal (FEN) acbA A  CaA CDbdA   

Cevap Anh. A DBAABACACCADCDDBACAA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 10 4 50

Türkçe 20 10 4 50

Tablo-Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Söz Grubunun Parçaya Kattığı Anlam 2 2 0 100
Görsel Yorumlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Söz Sanatları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafın Dil Ve Anlatım Yönü 2 0 0 0
Paragrafın Anlam Yönü 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Metin Türleri 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0

Sözel (TAR) 10 7 1 70

Tarih 10 7 1 70

Bağımsızlık düşüncesi ve cemiyetler 1 0 0 0
Maarif Kongresi 1 1 0 100
Sevr Barış Antlaşması 1 1 0 100
Batı cephesi: Sakarya Meydan Savaşı 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı 1 1 0 100
Milli Mücadele'nin hazırlık dönemi 2 1 1 50
Doğu ve Güney Cephesi 1 1 0 100
Mudanya Ateşkes Antlaşması 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluğu ve öğrenim hayatı 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Zekat ve sadaka ibadeti 1 1 0 100
Kaderle ilgili kavramlar 2 2 0 100
Kader ve kaza inancı 1 0 1 0
İslam'ın yardımlaşma ve paylaşmaya verdiği önem 1 1 0 100
Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları 1 0 1 0
İnsan iradesi ve kader 1 1 0 100
Maun suresi ve anlamı 1 1 0 100
Dinin temel gayesi 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 4 0 20

Matematik 20 4 0 20

veri analizi 3 1 0 33
çarpanlar ve katlar 2 0 0 0
karekökü sayilar 2 1 0 50
üslü sayılar 1 0 0 0
karekökü sayılar 3 0 0 0
olasilik 2 1 0 50
üslü sayilar 2 0 0 0
çarpanlarina ayirma 1 1 0 100
carpanlarina ayırma 1 0 0 0
carpanlar ve katlar 1 0 0 0
carpanlarina ayirma 2 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 7 6 35

Fen 20 7 6 35

F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu 2 0 2 0
F.8.3.1. Basınç 2 0 2 0
F.8.2.1. DNA ve Genetik Kod 3 2 0 67
F.8.4.4. Asitler ve Bazlar 3 1 0 33
F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri 1 1 0 100
F.8.2.2. Kalıtım 1 0 0 0
F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 1 0
F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler 1 1 0 100
F.8.2.5. Biyoteknoloji 2 2 0 100
F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
F.8.4.1. Periyodik Sistem 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023 FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS SON TEKRAR-2

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZİFE POLAT 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
202,400 344,820 8 8 214 405 2982

Puanı Hesaplanan: 8 220 415 3066

Katılımlar: 8 8 224 419 3073

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 3 10 -0,33 -2 9,75 9,75 10,51

Tarih 10 4 4 2,67 27 5,46 5,46 4,80

Din K.ve A.B. 10 1 7 -1,33 -13 6,25 6,25 6,55

İngilizce 10 0 4 -1,33 -13 1,86 1,86 4,03

Matematik 20 3 10 -0,33 -2 9,21 9,21 9,30

Fen 20 4 8 1,33 7 7,75 7,75 9,79

Toplam: 90 15 43 0,67 1 40,04 40,04 43,86

Sözel (TÜR) cca Ab  bd bCd  bAd 

Cevap Anh. A DBBCACDBDBADCCDAAABD

Sözel (TAR) BBccA cdB 

Cevap Anh. A BBABACACBA

Sözel (DİN) badD ab ca

Cevap Anh. A CCBDCDCBDB

Sözel (İNG) d a  c d  

Cevap Anh. A BBDACBDBBC

Sayısal (MAT) Aacb b  CC bbd ac d 

Cevap Anh. A ABBDBDCDCCCCCAADAACC

Sayısal (FEN) cd dB bc  baC DB b  

Cevap Anh. A DBAABACACCADCDDBACAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 3 10 15

Türkçe 20 3 10 15

Tablo-Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Söz Grubunun Parçaya Kattığı Anlam 2 1 1 50
Görsel Yorumlama 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 0 2 0
Söz Sanatları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0
Paragrafın Dil Ve Anlatım Yönü 2 0 1 0
Paragrafın Anlam Yönü 1 0 0 0
Fiilimsiler 1 0 1 0
Cümlede Anlam 2 0 0 0
Metin Türleri 1 0 0 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 4 4 40

Tarih 10 4 4 40

Bağımsızlık düşüncesi ve cemiyetler 1 1 0 100
Maarif Kongresi 1 1 0 100
Sevr Barış Antlaşması 1 0 1 0
Batı cephesi: Sakarya Meydan Savaşı 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı 1 1 0 100
Milli Mücadele'nin hazırlık dönemi 2 0 1 0
Doğu ve Güney Cephesi 1 0 1 0
Mudanya Ateşkes Antlaşması 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluğu ve öğrenim hayatı 1 0 0 0

Sözel (DİN) 10 1 7 10

Din K.ve A.B. 10 1 7 10

Zekat ve sadaka ibadeti 1 0 1 0
Kaderle ilgili kavramlar 2 0 2 0
Kader ve kaza inancı 1 0 1 0
İslam'ın yardımlaşma ve paylaşmaya verdiği önem 1 1 0 100
Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları 1 0 0 0
İnsan iradesi ve kader 1 0 1 0
Maun suresi ve anlamı 1 0 1 0
Dinin temel gayesi 2 0 1 0

Sözel (İNG) 10 0 4 0

İngilizce 10 0 4 0

IN THE KITCHEN 2 0 1 0
FRIENDSHIP 2 0 1 0
THE INTERNET 2 0 1 0
ON THE PHONE 2 0 1 0
TEEN LIFE 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 3 10 15

Matematik 20 3 10 15

veri analizi 3 1 1 33
çarpanlar ve katlar 2 0 2 0
karekökü sayilar 2 0 2 0
üslü sayılar 1 0 0 0
karekökü sayılar 3 1 1 33
olasilik 2 0 0 0
üslü sayilar 2 1 1 50
çarpanlarina ayirma 1 0 0 0
carpanlarina ayırma 1 0 1 0
carpanlar ve katlar 1 0 0 0
carpanlarina ayirma 2 0 2 0

Sayısal (FEN) 20 4 8 20

Fen 20 4 8 20

F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu 2 0 1 0
F.8.3.1. Basınç 2 1 1 50
F.8.2.1. DNA ve Genetik Kod 3 0 2 0
F.8.4.4. Asitler ve Bazlar 3 1 0 33
F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri 1 0 0 0
F.8.2.2. Kalıtım 1 0 1 0
F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 1 0
F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler 1 0 1 0
F.8.2.5. Biyoteknoloji 2 1 0 50
F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
F.8.4.1. Periyodik Sistem 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023 FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS SON TEKRAR-2

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
O BERK KÜÇÜKTAŞ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
348,790 344,820 4 4 73 145 1509

Puanı Hesaplanan: 8 220 415 3066

Katılımlar: 8 8 224 419 3073

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 9,75 9,75 10,51

Tarih 10 6 4 4,67 47 5,46 5,46 4,80

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,25 6,25 6,55

İngilizce 10 0 2 -0,67 -7 1,86 1,86 4,03

Matematik 20 11 2 10,33 52 9,21 9,21 9,30

Fen 20 12 4 10,67 53 7,75 7,75 9,79

Toplam: 90 49 20 42,33 47 40,04 40,04 43,86

Sözel (TÜR) DBcCbCDBcBADCCad Ad 

Cevap Anh. A DBBCACDBDBADCCDAAABD

Sözel (TAR) cBcBACbdBA

Cevap Anh. A BBABACACBA

Sözel (DİN) CCaDCDCcDB

Cevap Anh. A CCBDCDCBDB

Sözel (İNG)  a    a   

Cevap Anh. A BBDACBDBBC

Sayısal (MAT) A dDBDCD CC C A  A b

Cevap Anh. A ABBDBDCDCCCCCAADAACC

Sayısal (FEN) DcAA cC C A CbDdACAA

Cevap Anh. A DBAABACACCADCDDBACAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 12 6 60

Türkçe 20 12 6 60

Tablo-Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Söz Grubunun Parçaya Kattığı Anlam 2 2 0 100
Görsel Yorumlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Söz Sanatları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafın Dil Ve Anlatım Yönü 2 1 1 50
Paragrafın Anlam Yönü 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 6 4 60

Tarih 10 6 4 60

Bağımsızlık düşüncesi ve cemiyetler 1 0 1 0
Maarif Kongresi 1 1 0 100
Sevr Barış Antlaşması 1 0 1 0
Batı cephesi: Sakarya Meydan Savaşı 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı 1 1 0 100
Milli Mücadele'nin hazırlık dönemi 2 1 1 50
Doğu ve Güney Cephesi 1 0 1 0
Mudanya Ateşkes Antlaşması 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluğu ve öğrenim hayatı 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 8 2 80

Din K.ve A.B. 10 8 2 80

Zekat ve sadaka ibadeti 1 1 0 100
Kaderle ilgili kavramlar 2 2 0 100
Kader ve kaza inancı 1 0 1 0
İslam'ın yardımlaşma ve paylaşmaya verdiği önem 1 1 0 100
Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları 1 1 0 100
İnsan iradesi ve kader 1 1 0 100
Maun suresi ve anlamı 1 1 0 100
Dinin temel gayesi 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 0 2 0

İngilizce 10 0 2 0

IN THE KITCHEN 2 0 1 0
FRIENDSHIP 2 0 0 0
THE INTERNET 2 0 0 0
ON THE PHONE 2 0 0 0
TEEN LIFE 2 0 1 0

Sayısal (MAT) 20 11 2 55

Matematik 20 11 2 55

veri analizi 3 2 0 67
çarpanlar ve katlar 2 1 0 50
karekökü sayilar 2 0 1 0
üslü sayılar 1 1 0 100
karekökü sayılar 3 1 1 33
olasilik 2 2 0 100
üslü sayilar 2 2 0 100
çarpanlarina ayirma 1 1 0 100
carpanlarina ayırma 1 0 0 0
carpanlar ve katlar 1 1 0 100
carpanlarina ayirma 2 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 12 4 60

Fen 20 12 4 60

F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu 2 2 0 100
F.8.3.1. Basınç 2 1 1 50
F.8.2.1. DNA ve Genetik Kod 3 3 0 100
F.8.4.4. Asitler ve Bazlar 3 2 0 67
F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri 1 0 1 0
F.8.2.2. Kalıtım 1 0 0 0
F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon 2 0 0 0
F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler 1 1 0 100
F.8.2.5. Biyoteknoloji 2 1 1 50
F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 0 1 0
F.8.4.1. Periyodik Sistem 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023 FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS SON TEKRAR-2

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
S EMRE KARAKOÇ 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
327,057 344,820 5 5 90 180 1724

Puanı Hesaplanan: 8 220 415 3066

Katılımlar: 8 8 224 419 3073

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 9,75 9,75 10,51

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,46 5,46 4,80

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,25 6,25 6,55

İngilizce 10 3 1 2,67 27 1,86 1,86 4,03

Matematik 20 10 3 9,00 45 9,21 9,21 9,30

Fen 20 8 8 5,33 27 7,75 7,75 9,79

Toplam: 90 48 23 40,33 45 40,04 40,04 43,86

Sözel (TÜR) DBcCACaBb cDCCD bcaD

Cevap Anh. A DBBCACDBDBADCCDAAABD

Sözel (TAR) cBABACACBA

Cevap Anh. A BBABACACBA

Sözel (DİN) aCBDCcCaDB

Cevap Anh. A CCBDCDCBDB

Sözel (İNG) BBb    B  

Cevap Anh. A BBDACBDBBC

Sayısal (MAT) b B B CDdCaCC A  A C

Cevap Anh. A ABBDBDCDCCCCCAADAACC

Sayısal (FEN) DB c ba bCAbCaDBA dd

Cevap Anh. A DBAABACACCADCDDBACAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 11 7 55

Türkçe 20 11 7 55

Tablo-Grafik Yorumlama 1 1 0 100
Söz Grubunun Parçaya Kattığı Anlam 2 2 0 100
Görsel Yorumlama 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100
Paragrafın Dil Ve Anlatım Yönü 2 0 2 0
Paragrafın Anlam Yönü 1 1 0 100
Fiilimsiler 1 0 0 0
Cümlede Anlam 2 2 0 100
Metin Türleri 1 0 0 0
Sözel Mantık 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0

Sözel (TAR) 10 9 1 90

Tarih 10 9 1 90

Bağımsızlık düşüncesi ve cemiyetler 1 0 1 0
Maarif Kongresi 1 1 0 100
Sevr Barış Antlaşması 1 1 0 100
Batı cephesi: Sakarya Meydan Savaşı 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı 1 1 0 100
Milli Mücadele'nin hazırlık dönemi 2 2 0 100
Doğu ve Güney Cephesi 1 1 0 100
Mudanya Ateşkes Antlaşması 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in çocukluğu ve öğrenim hayatı 1 1 0 100

Sözel (DİN) 10 7 3 70

Din K.ve A.B. 10 7 3 70

Zekat ve sadaka ibadeti 1 0 1 0
Kaderle ilgili kavramlar 2 2 0 100
Kader ve kaza inancı 1 1 0 100
İslam'ın yardımlaşma ve paylaşmaya verdiği önem 1 1 0 100
Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları 1 1 0 100
İnsan iradesi ve kader 1 0 1 0
Maun suresi ve anlamı 1 1 0 100
Dinin temel gayesi 2 1 1 50

Sözel (İNG) 10 3 1 30

İngilizce 10 3 1 30

IN THE KITCHEN 2 2 0 100
FRIENDSHIP 2 0 1 0
THE INTERNET 2 1 0 50
ON THE PHONE 2 0 0 0
TEEN LIFE 2 0 0 0

Sayısal (MAT) 20 10 3 50

Matematik 20 10 3 50

veri analizi 3 1 1 33
çarpanlar ve katlar 2 0 0 0
karekökü sayilar 2 2 0 100
üslü sayılar 1 1 0 100
karekökü sayılar 3 1 1 33
olasilik 2 2 0 100
üslü sayilar 2 2 0 100
çarpanlarina ayirma 1 0 1 0
carpanlarina ayırma 1 0 0 0
carpanlar ve katlar 1 1 0 100
carpanlarina ayirma 2 0 0 0

Sayısal (FEN) 20 8 8 40

Fen 20 8 8 40

F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu 2 1 0 50
F.8.3.1. Basınç 2 2 0 100
F.8.2.1. DNA ve Genetik Kod 3 0 3 0
F.8.4.4. Asitler ve Bazlar 3 1 1 33
F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri 1 0 1 0
F.8.2.2. Kalıtım 1 0 0 0
F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler 1 1 0 100
F.8.2.5. Biyoteknoloji 2 1 1 50
F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
F.8.4.1. Periyodik Sistem 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 2023 FİT YAYINLARI  8.SINIF LGS SON TEKRAR-2

KONYA / KADINHANI / Söğütözü Ortaokulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ NUR KOÇYİĞİT 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS
426,697 344,820 2 2 22 54 746

Puanı Hesaplanan: 8 220 415 3066

Katılımlar: 8 8 224 419 3073

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 9,75 9,75 10,51

Tarih 10 6 3 5,00 50 5,46 5,46 4,80

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,25 6,25 6,55

İngilizce 10 6 4 4,67 47 1,86 1,86 4,03

Matematik 20 18 2 17,33 87 9,21 9,21 9,30

Fen 20 18 2 17,33 87 7,75 7,75 9,79

Toplam: 90 71 18 65,00 72 40,04 40,04 43,86

Sözel (TÜR) dBcBcDCCbBDbABdDBDAC

Cevap Anh. B ABDBADCCDBDAABCDBDAC

Sözel (TAR) C bdBAcACA

Cevap Anh. B CBABBABACA

Sözel (DİN) BDBCCBDbDC

Cevap Anh. B BDBCCBDCDC

Sözel (İNG) ACBBDdaCac

Cevap Anh. B ACBBDBBCBD

Sayısal (MAT) dCCAdABBDAACDCDBDCCC

Cevap Anh. B CCCAAABBDAACDCDBDCCC

Sayısal (FEN) CAADDBABACACCAcCcADB

Cevap Anh. B CAADDBABACACCADCAADB

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sözel (TÜR) 20 14 6 70

Türkçe 20 14 6 70

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlede Anlam 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Görsel Yorumlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Söz Grubunun Parçaya Kattığı Anlam 2 2 0 100
Tablo-Grafik Yorumlama 1 0 1 0
Metin Türleri 1 0 1 0
Sözel Mantık 1 1 0 100
Paragrafın Dil Ve Anlatım Yönü 2 2 0 100
Paragrafın Anlam Yönü 1 1 0 100
Söz Sanatları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

Sözel (TAR) 10 6 3 60

Tarih 10 6 3 60

Doğu ve Güney Cephesi 1 1 0 100
Mudanya Ateşkes Antlaşması 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in çocukluğu ve öğrenim hayatı 1 0 1 0
Bağımsızlık düşüncesi ve cemiyetler 1 0 1 0
Maarif Kongresi 1 1 0 100
Sevr Barış Antlaşması 1 1 0 100
Batı cephesi: Sakarya Meydan Savaşı 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in askerlik hayatı 1 1 0 100
Milli Mücadele'nin hazırlık dönemi 2 2 0 100

Sözel (DİN) 10 9 1 90

Din K.ve A.B. 10 9 1 90

Dinin temel gayesi 2 2 0 100
Kaderle ilgili kavramlar 2 2 0 100
Zekat ve sadaka ibadeti 1 1 0 100
Kader ve kaza inancı 1 1 0 100
İslam'ın yardımlaşma ve paylaşmaya verdiği önem 1 1 0 100
Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları 1 0 1 0
İnsan iradesi ve kader 1 1 0 100
Maun suresi ve anlamı 1 1 0 100

Sözel (İNG) 10 6 4 60

İngilizce 10 6 4 60

FRIENDSHIP 2 2 0 100
THE INTERNET 2 1 1 50
IN THE KITCHEN 2 2 0 100
ON THE PHONE 2 0 2 0
TEEN LIFE 2 1 1 50

Sayısal (MAT) 20 18 2 90

Matematik 20 18 2 90

veri analizi 3 2 1 67
karekökü sayılar 3 3 0 100
üslü sayilar 2 2 0 100
carpanlarina ayırma 1 1 0 100
carpanlar ve katlar 1 0 1 0
çarpanlar ve katlar 2 2 0 100
karekökü sayilar 2 2 0 100
carpanlarina ayirma 2 2 0 100
olasilik 2 2 0 100
üslü sayılar 1 1 0 100
çarpanlarina ayirma 1 1 0 100

Sayısal (FEN) 20 18 2 90

Fen 20 18 2 90

F.8.4.1. Periyodik Sistem 2 2 0 100
F.8.4.4. Asitler ve Bazlar 3 3 0 100
F.8.2.5. Biyoteknoloji 2 2 0 100
F.8.3.1. Basınç 2 2 0 100
F.8.2.4. Adaptasyon (Çevreye Uyum) 1 1 0 100
F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri 1 1 0 100
F.8.2.1. DNA ve Genetik Kod 3 3 0 100
F.8.2.2. Kalıtım 1 1 0 100
F.8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon 2 1 1 50
F.8.4.3. Kimyasal Tepkimeler 1 1 0 100
F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu 2 1 1 50
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